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Desde Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>
Fecha Vie 25/10/2024 8:29

Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

ccC Informes GHA <informes@gha.com.co>

Estimados,

Cordial saludo,

Porfa me ayudan cargando el correo al CT No. 20700, porfa nombrar como AUTPROZACION PARA LA PROXIMA AUDIENCIA, muchas gracias.

Cordialmente,

JUAN PABLO MEDINA CAMPINO

ABOGADO JUNIOR

CENTRO DE ANALISIS DE INFORMACION Y

REPORTES

+57 310 8900998

medina@gha.com.co ABOGADOS & ASOCIADOS
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« Latin America &
-, 202 -

o 6 O e

GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>

Enviado: jueves, 24 de octubre de 2024 8:55 a. m.

Para: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Cc: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>

Asunto: SGC 9726 INDICACIONES AUD. OT //DTE.JOSE FERNANDO SANCHEZ CAMACHO Y OTROS//CLIENTE.EQUIDAD//RAD.15001333300820230004100//JUDICIAL-4972 //
20700

Cordial saludo doctores,

Me permito remitir informacién respecto autorizacion ofrecimiento para la audiencia por parte de reaseguros:

|RE: SGC 9726 URGENTE SOL. DE AUTORIZACION POR PARTE DEL REASEGURADO AUDIENCIA 24 OCTUBRE DE 2024 DELOT U

R d %G R d
Nelson Chaparro | @ ‘ € Responder | % Respond:
Para Claudia Lastra

CC Einer Davila; Patricia Tellez; Camilo Montano

Buenos dias

Claudia

Compartimos respuesta y comentarios del Reasegurador frente a aprobacion de cifras para buscar una conciliacion en la audiencia en hoy:
Quote

De otro ladg, en cuanto a la solicitud de autorizacicn, por lo pronto solo podemos aprobar la suma méxima de COP$200.000.000, en exceso del deducible, como cifra para
acuerdo conciliatorio en la audiencia que se llevard a cabo mafana, mientas continuaremos analizando los detalles de este caso.

Unquote

Cordialmente,

Nelson Rene Chaparre Galindo | Analisia de Reaseguros
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4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para
conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucién o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La comparia no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Enviado el: martes, 14 de mayo de 2024 10:13 a. m.

Para: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>

CC: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
Asunto: RE: SGC 9726 SOLICITUD PROPUESTA DE HONORARIOS //DTE.JOSE FERNANDO SANCHEZ CAMACHO Y
OTROS//CLIENTE.EQUIDAD//RAD.15001333300820230004100//JUDICIAL-4972 // 20700

Bogota D.C., 14 de mayo de 2024.
Sefiores.
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
Atn: Doctora Claudia Jimena Lastra Fernandez.
Abogada Direccién Legal Judicial Distrito VII.
REF: OFERTA DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Apreciada Doctora Claudia:

Para hacer el presupuesto que se requerira para el manejo de este caso, primero y de manera anticipada, se manifiesta que estamos prestos para atender
cualquier inquietud que pueda suscitar esta propuesta y por supuesto, acogeremos lo pertinente para hacer una concertaciéon que se adecue a sus intereses.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, comedidamente sometemos a su consideracion la propuesta de prestacion de servicios profesionales para
brindar asesoria juridica y adelantar todas las gestiones legales pertinentes, para representar judicialmente a la Compafia Aseguradora en el proceso que cursa
actualmente en el Juzgado Octavo (08) Administrativo de Tunja, bajo el radicado 2023-00041, y cuyos extremos procesales son Maria Fernanda Sanchez Avila y
otros, en calidad de demandantes y Compensar EPS y otros, quienes fungen como demandados.

Esta propuesta se remite como mensaje de datos en PDF anexo al correo electrénico.

Muchas gracias por su siempre amable atencion y cordial saludo.

Santiago Rojas
( I I Gerente General de Litigios
Email: srojas@gha.com.co | 311 282 5010
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
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Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>

Enviado: martes, 14 de mayo de 2024 9:11

Para: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: SGC 9726 SOLICITUD PROPUESTA DE HONORARIOS //DTE.JOSE FERNANDO SANCHEZ CAMACHO Y
OTROS//CLIENTE.EQUIDAD//RAD.15001333300820230004100//JUDICIAL-4972 // 20700

Cordial saludo doctores,

Agradecemos nos remitan propuesta de honorarios gracias

Claudia Jimena Lastra Ferndndez | Abogada Direcciéon Legal Judicial Distrito VI celular 3017152567. CELULAR 313 2971329 | , Calle 38 No. 4i— 32,
piso 5 Cooperamos | Horario de Atencion: Lunes a Jueves 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.*

claudia.lastra@laequidadseguros.coop + www.laequidadseguros.coop
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4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y fiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para
conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencidn, difusién, distribucién o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compafia no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Claudia Lastra

Enviado el: martes, 14 de mayo de 2024 9:09 a. m.

Para: JUAN PABLO MEDINA CAMPINO <jmedina@gha.com.co>; GHA Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; GHA Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: SGC 9726 SOLICITUD DOCUMENTOS EXTERNO POR PARTE DEL REASEGURADOR //DTE.JOSE FERNANDO SANCHEZ CAMACHO Y
OTROS//CLIENTE.EQUIDAD//RAD.15001333300820230004100//JUDICIAL-4972 // 20700

Cordial saludo doctores, estamos muy atentos a su respuesta. gracias

Claudia Jimena Lastra Ferndndez | Abogada Direccion Legal Judicial Distrito VIl celular 3017152567. CELULAR 313 2971329 | , Calle 38 No. 4i — 32,
piso 5 Cooperamos | Horario de Atencidon: Lunes a Jueves 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.*
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4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para
conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compafia no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Claudia Lastra

Enviado el: viernes, 26 de abril de 2024 11:36 a. m.

Para: JUAN PABLO MEDINA CAMPINO <jmedina@gha.com.co>; GHA Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Asunto: SGC 9726 SOLICITUD DOCUMENTOS EXTERNO POR PARTE DEL REASEGURADOR //DTE.JOSE FERNANDO SANCHEZ CAMACHO Y
OTROS//CLIENTE.EQUIDAD//RAD.15001333300820230004100//JUDICIAL-4972 // 20700

Cordial saludo doctores,

Por solicitud de reaseguros requerimos por favor nos envien:
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25/10/24, 13:30 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Te compartimos devolucion que nos hace el
Reasegurador y con la cual elevan peticion de
documentos para responder a nuestra solicitud de
aprobacién de ofrecimiento OT por COP
280.000.000:

“en cuanto a la solicitud de aprobacion de la
Cedente para buscar un acuerdo conciliatorio en
este proceso, les pedimos su colaboracidn
remitiéndonos por este medio las piezas procesales
que nos permitan analizarla, asi:

i) Antecedentes prejudiciales,

ii) Copia de la demanda,

iif) Copia de la contestacidn a la demanda
gue ofrecic COMPENSAR,

iv) Copia de la contestacion a la demanda y

al llamamiento en garantia formulado en
contra de la Cedente,

v) Posicion del asegurado sobre su
responsabilidad por los hechos que se
debaten en el proceso,

vi) Determinacicn de la suma que solicitala
Cedente sea aprobada para un eventual
acuerdo, sefialando la cuantia del
deducible que seria asumido por el
asegurado”.

Quedamos atentas al envié de los documentos solicitados y respuesta oportuna, gracias
Claudia Jimena Lastra Ferndndez | Abogada Direccion Legal Judicial Distrito VI celular 3017152567. CELULAR 313 2971329 | , Calle 38 No. 4i — 32,
piso 5 Cooperamos | Horario de Atencidn: Lunes a Jueves 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.*
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4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para
conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucién o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmisién de virus informdticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Claudia Lastra

Enviado el: viernes, 5 de abril de 2024 4:46 p. m.

Para: JUAN PABLO MEDINA CAMPINO <jmedina@gha.com.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Asunto: SGC 9726 SOLICITUD INFORME ASISTENCIA AUDIENCIA 1 ABRIL DE 2024- //DTE.JOSE FERNANDO SANCHEZ CAMACHO Y
OTROS//CLIENTE.EQUIDAD//RAD.15001333300820230004100//JUDICIAL-4972 // 20700

Cordial saludo doctores,

Agradezco nos envien informe de asistencia de la audiencia realizada el 1 abril de 2021, gracias
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4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y fiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para

conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacidn. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencidn, difusidn, distribucién o copia de este mensaje es
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Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: JUAN PABLO MEDINA CAMPINO <jmedina@gha.com.co>

Enviado el: viernes, 16 de febrero de 2024 8:13 a. m.

Para: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>

CC: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Luis Suarez <Luis.Suarez@laequidadseguros.coop>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth
Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Asunto: RV: SGC 9726 SOLICITUD INFORME QUE OCURRIO AUDIENCIA 29 enero 2024- INFORME PREVIO //DTE.JOSE FERNANDO SANCHEZ CAMACHO Y
OTROS//CLIENTE.EQUIDAD//RAD.15001333300820230004100//JUDICIAL-4972 // 20700

Estimada,

Dra. Claudia Lastra.

Cordial saludo,

En atencién al proceso de la referencia, nos permitimos informales sobre nuestra comparecencia dentro de la diligencia adelantada el dia 29 de
enero de 2024, misma en la que se adelantaron las siguientes etapas:

1.

3.

Se apertura la audiencia dando saneamiento del proceso, misma en la que el despacho manifestd que no se observaron
iregularidades dentro del mismo.

Acto seguido se dio paso para fijar el litigio, mismo que en el cual se debe determinar si debe declararse patrimonialmente
responsable a los demandados por los perjuicios patrimoniales y morales ocasionados a los demandantes como consecuencia de
las acciones y omisiones, antes, durante y luego del nacimiento de la menor Maria Fernanda Sénchez Avila y si procede el
reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de dano emergente futuro, lucro cesante futuro, para la sefora madre
de la menor como cuidadora permanente, y perjuicios inmateriales -danos a la salud-.

Se prosiguié con la apertura de conciliacién, misma que se decreté como fallida, toda vez que entre las partes no existié dnimo
conciliatorio.

4. Consecuencia a lo anterior el despacho inicio con el decreto de pruebas comenzando por la parte demandante.

Se tendrdn en cuenta los documentos aportados en la demanda. Téngase como prueba el dictamen pericial aportado por la parte
demandante y que obra en el indice 2 del ED. Se negé el testimonio técnico de la doctora que realizd el dictamen pericial. Pericial
solicitada: se negd un dictamen pericial porque con el que aporté es suficiente.

DECRETO DE PRUEBAS PARTE DEMANDADA MINISTERIO DE SALUD: se tendrdn en cuenta los documentos aportados en la contestacion
de la demanda. No se decretd ninguna prueba porgue no solicité.

DECRETO DE PRUEBAS PARTE DEMANDADA INVERSIONES MEDICAS DE LOS ANDES: se tendrdn en cuenta los documentos aportados en
la contestaciéon de la demanda. Testimonio de: Jose Fernando Sédnchez Camacho, Yarleidy Lisbeth Avila Medina, José Antonio
Sanchez Torres, Maria Gloria Camacho Sénchez, José Prescelio Avila, Maria Aura Medina Leguizamén. Se decreté la sustentacion del
dictamen pericial.

DECRETO DE PRUEBAS PARTE DEMANDADA DEPARTAMENTO DE BOYACA: se tendrdn en cuenta los documentos aportados en la
contestacion de la demanda. No se decretd ninguna prueba porque no solicité.

DECRETO DE PRUEBAS PARTE DEMANDADA HOSPITAL VALLE DE TENZA: se tendrdn en cuenta los documentos aportados en la
contestacion de la demanda.

e Testimonio: Claudia Lucia Barreto, Huber Julidn Quintero, Liliana Esperanza Herrera Tello, Silvia Alejandra Contreras Y Paola
Andrea Mendivelso Juya, por ser el personal de la salud que participd en la atencién de la sefora Yarleydi Lisbeth Avila
Medina.

DECRETO DE PRUEBAS PARTE DEMANDADA COMPENSAR: se tendrdn en cuenta los documentos aportados en la contestacion de la
demanda.

= Interrogatorio de parte: Jose Fernando Sc’:r]chez Camacho, Yarleidy Lisbeth Avila Medina, José Antonio S&nchez Torres, Maria
Gloria Camacho Sanchez, José Prescelio Avila Y Maria Aura Medina Leguizamon.

= Testimonial: Claudia Lucia Barreto, Huber Julidn Quintero, Liliana Esperanza Herrera Tello, Silvia Alejandra Contreras Y Paola
Andrea Mendivelso Juya, por ser el personal de la salud que participd en la atencién de la sefiora Yarleydi Lisbeth Avila Medina.

= Se negd la prueba pericial solicitada.

DECRETO DE PRUEBAS LLAMADA EN GARANTIA SEGUROS DEL ESTADO: Se tendrdn en cuenta los documentos aportados en la
contestaciéon de la demanda y el llamamiento. No se decretd ninguna prueba porque no solicitd.

DECRETO DE PRUEBAS LLAMADA EN GARANTIA LA EQUIDAD SEGUROS: Se tendrdn en cuenta los documentos aportados en la
contestacion de la demanda y el lamamiento.

= Se decreté la sustentacion del dictamen pericial.

= INTERROGATORIO DE PARTE: Jose Fernando Sdnchez Camacho, Yarleidy Lisbeth Avila Medina, José Antonio S&nchez Torres, Maria
Gloria Camacho Sdnchez, José Prescelio Avila Y Maria Aura Medina Leguizamén.
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= TESTIMONIALES: Miguel Mauricio Alba Jaramillo, Pedro Arturo Caicedo Gutierrez, Liliana Esperanza Herrera Tello, Diana Carolina
Macias Garcia, Paola Andrea Mendivelso Joya, Claudia Lucia Barreto Valero, Jorge Andres Barreto Ortiz, Sandra Yaneth Araque,
Edson Erwin Bernal, Yasmin Rocio Vargas Pulido, Lady Laura Castillo Garcia, Ciro Alfonso Lopez Diaz, Nerbbis Zulany Puentes
Garcia, por ser el personal de la salud que participd en la atencién de la sefora Yarleydi Lisbeth Avila Medina.

= Se negod el testimonio de Javier Andres Acosta.

DECRETO DE PRUEBAS LLAMADA EN GARANTIA LA PREVISORA COMPANIA DE SEGUROS: Se tendrdn en cuenta los documentos
aportados en la contestacion de la demanda y el llamamiento.

= INTERROGATORIO DE PARTE: José Fernando S&nchez Camacho, Yarleidy Lisbeth Avila Medina, José Antonio Sdnchez Torres, Maria
Gloria Camacho Sdnchez, José Prescelio Avila Y Maria Aura Medina Leguizamén. Testimoniales: Claudia Lucia Barreto Valero,
Huber Julian Quintero, Liliana Esperanza Herrera, Silvia Alejandra Contreras Y Paola Andrea Mendivelso Juya, por ser el personal
de la salud que participd en la atencidn de la sehora Yarleydi Lisbeth Avila Medina.

DECRETO DE PRUEBAS LLAMADA EN GARANTIA LIBERTY: No se decretaron pruebas porque no contesto la demanda.

COMPENSAR: presento recurso de apelacion por lo que se remitié al superior jerdrquico.

El despacho se sirvid a fijar nueva fecha para continuar con la audiencia de pruebas para el dia 01 de abril de 2024 a las 2:00 p.m.
Adjuntamos soporte documental, quedando atentos a sus solicitudes e inquietudes.
Atentamente,

JUAN PABLO MEDINA

CAMPINO
AUXLIAR JURIDICO
CENTRO DE ANALISIS DE
INFORMACION Y REPORTES

+57 310 8900998 ABOGADOS & ASOCIADOS

medina@gha.com.co
in J ©

GHA.COM.CO

' Gumber %
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its aftached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>

Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 8:05

Para: Leidy Viviana Santacruz Zamora <|santacruz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: SGC 9726 SOLICITUD INFORME QUE OCURRIO AUDIENCIA 29 enero 2024- INFORME PREVIO //DTE.JOSE FERNANDO SANCHEZ CAMACHO Y
OTROS//CLIENTE.EQUIDAD//RAD.15001333300820230004100//JUDICIAL-4972 // 20700

Cordial saludo doctora,

Por favor nos informa lo acontecido en la audiencia lo anterior a solicitud del reasegurador

Claudia

Recibimos devolucién del Corredor de Reaseguro; solicitando el informe y resultando de la audiencia, en caso de gue se haya realizado para la
fecha indicada del 29 de enero 2024.

De igual manerd informamos que la solicitud de aprobacién de OT ya fue remitida al Reasegurador.

Quedo atenta a sus comentarios gracias

Claudia Jimena Lastra Ferndndez | Abogada Direccién Legal Judicial Distrito VI celular 3017152567. CELULAR 313 2971329 | , Carrera 5 No. 38 —
29 | Horario de Atencidn: Lunes a Jueves 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.* claudia.lastra@laequidadseguros.coop +
www.laequidadseguros.coop

| lbagué - Colombia.

4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para

conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucién o copia de este mensaje es
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prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Claudia Lastra

Enviado el: martes, 13 de febrero de 2024 9:34 p. m.

Para: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>; informes@gha.com.co

Asunto: SGC 9726 SOLICITUD INFORME QUE OCURRIO AUDIENCIA 29 enero 2024- INFORME PREVIO //DTE.JOSE FERNANDO SANCHEZ CAMACHQO Y
OTROS//CLIENTE.EQUIDAD//RAD.15001333300820230004100//JUDICIAL-4972 // 20700

Cordial saludo doctora,

Por favor nos informa que ocurrié en la audiencia lo anterior a solicitud del reasegurador

Claudia

Recibimos devolucién del Corredor de Reaseguro; solicitando el informe y resultando de la audiencia, en caso de que se haya redlizado para la
fecha indicada del 29 de enero 2024.

De igual manerd informamos que la solicitud de aprobacién de OT ya fue remitida al Reasegurador.

Quedo atenta a sus comentarios gracias

Claudia Jimena Lastra Ferndndez | Abogada Direccién Legal Judicial Distrito VI celular 3017152567. CELULAR 313 2971329 | , Carrera 5 No. 38 -
29 | Horario de Atencidn: Lunes a Jueves 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.* claudia.lastra@laequidadseguros.coop +
www.laeguidadseguros.coop

| lbagué - Colombia.

4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para
conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusion, distribucién o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Luis Suarez <Luis.Suarez@laequidadseguros.coop>

Enviado el: lunes, 29 de enero de 2024 8:08 a. m.

Para: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: INFORME PREVIO //DTE.JOSE FERNANDO SANCHEZ CAMACHO Y OTROS//CLIENTE.EQUIDAD//RAD.15001333300820230004100//JUDICIAL-
4972 // 20700

PTC

De: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 24 de enero de 2024 10:47 a. m.

Para: Luis Suarez <Luis.Suarez@I|aequidadseguros.coop>; Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Maria Saldana
<Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RV: INFORME PREVIO //DTE.JOSE FERNANDO SANCHEZ CAMACHO Y OTROS//CLIENTE.EQUIDAD//RAD.15001333300820230004100//JUDICIAL-
4972 // 20700

Buenas tardes, reciban un cordial saludo.

Apreciados doctores,

Comedidamente remitimos el informe previo del proceso de la referencia, del cual se celebrara audiencia el 29 de enero de 2024.
Atendiendo a la calificacion PROBABLE del proceso, se sugiere una suma para conciliar de $568.400.000.

Quedamos atentos a las instrucciones.

Cordialmente,
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