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RE: SINIESTRO 9210000444420

Salvamentos Empresariales <salvamentosemp@suramericana.com.co>
Mié 22/02/2023 9:05
Para:​Carlos Mario Montoya <c.mariomontoya@gmail.com>​
CC:​Gloria Teresa Moreno Correa <gtmoreno@sura.com.co>;​Oscar Ocampo Pelaez <oocampo@sura.com.co>​

Buenos días Sr. Carlos Mario,

Le informamos que el Comité de Salvamentos de la Compañía acepta la oferta realizada por el salvamento
correspondiente al siniestro en asunto, agradecemos el pago a través de pago exprés ingresando al siguiente link:

https://www.segurossura.com.co/paginas/pago-express.aspx#/Pagos  

Pasos:
1. ingrese su número de identificación y de click al botón ingresar
2. Ubíquese en la pestaña Seguros Generales
3. Seleccione el pago que va a realizar y dar click al botón pagar
4. Elija el medio de pago y dar click en el botón continuar
De acuerdo al medio de pago seleccionado la aplicación ya le indica los pasos a seguir.

Oferta                               Más IVA

        12,100,000                  14,399,000

 

Por favor enviarnos el comprobante de pago por este mismo medio, antes de 24 horas de recibido este correo. No
olvide una vez recibida la carta de autorización, el compromiso de retirar la totalidad del salvamento en el menor
tiempo posible, el cual debe ser inferior a dos días hábiles.

Cordial saludo,

Comité de Salvamentos
SEGUROS SURA COLOMBIA
Carrera 64B # 49A - 30 Piso 2 Of, Central – (Medellín)
 
 
De: Carlos Mario Montoya <c.mariomontoya@gmail.com>
Enviado el: martes, 21 de febrero de 2023 8:35 p. m.
Para: Salvamentos Empresariales <salvamentosemp@suramericana.com.co>
Asunto: Fwd: SINIESTRO 9210000444420
 

ADVERTENCIA: Has recibido un correo externo. Verifica el remitente, no descargues archivos adjuntos desde remitentes
desconocidos, no hagas clic en enlaces sospechosos y no entregues tus usuarios ni contraseñas. Si tienes dudas o sospechas
del correo recibido adjunta el correo original y envíalo a correond@suramericana.com.co

Mi propuesta es de $ 12.100.000 Doce  millones cien mil pesos 
 
Att carlos mario montoya 
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---------- Forwarded message ---------
De: Salvamentos Empresariales <salvamentosemp@suramericana.com.co>
Date: lun, 20 feb 2023, 4:33 p. m.
Subject: SINIESTRO 9210000444420
To:
Cc: Gloria Teresa Moreno Correa <gtmoreno@sura.com.co>, Oscar Ocampo Pelaez
<oocampo@sura.com.co>
 

Buenos días,
 
Nos permitimos informarles que tenemos lo siguiente disponible para comercialización:  Ver datos
adjuntos
 
 
 
Ubicación: Municipio de Guacarí, vía Palmira – Buga / Valle del Cauca
Causa: daño interno
                          
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MAIL DEBE SER TRATADA DE MANERA
CONFIDENCIAL Su acceso y suministro a terceros debe ser autorizado por Seguros Generales
Suramericana S.A.
Por favor no imprimir las fotos ni imágenes. Recuerden que no están autorizados a realizar ningún
tipo de inspección.
 
Notas:
1. El salvamento no podrá ser inspeccionado en sitio ni el presente correo corresponde a autorización
alguna, de estar interesados favor formalizar su respectiva oferta por este mismo medio, el plazo máximo
en que se recibirán es el día 21 de febrero de 2023.
2. La persona que quede adjudicada deberá realizar el pago y el retiro del salvamento en su
totalidad.                                                         
3. Disponibilidad: Inmediata.
4. La persona adjudicada solo tendrá plazo de pago de 24 horas, después de recibida la confirmación de
ganador.
5. Igualmente, cumplido el punto anterior, el plazo máximo de retiro son 24 horas después de recibir la
carta de autorización de retiro; El incumplimiento en las normas establecidas le puede acarrear sanciones,
ya que esto trae inconvenientes con nuestro servicio al cliente.
6. El comprador es responsable de todos los impuestos, derechos, carga y transporte de mercancías.
 
Cordial saludo,
 
Comité de Salvamentos
Carrera 64B # 49A - 30 Piso 2 Of, Central – (Medellín-Colombia)
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