
RV: INFORMA CONCILIACIÓN GLORIA ANDREA PORTILLA TUPAZ -MUNDIAL-ALLIANZ

Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>
Jue 27/06/2024 16:42
Para:​Informes GHA <informes@gha.com.co>;​Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>;​Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>;​Aura Maria Coral Guerra
<acoral@gha.com.co>;CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;​Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>​

DEMANDANTE: GLORIA ANDREA PORTILLA TUPAZ
DEMANDADO: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
RAD: 2022-00025
COMPAÑIA: MUNDIAL - ALLIANZ
CODIGO: Nº 20929 - Nº 15735

Estimados buen día:

Comedidamente informo que el día de hoy 27 de junio 2024 se llevó a cabo la audiencia dentro del proceso de la referencia. Después de varias propuestas
se llegó al siguiente acuerdo:

Allianz pagará 25 millones en un término de 15 días hábiles siguientes a la recepción de los documentos.

Compañía Mundial pagará 55 millones en un término de 20 días hábiles siguientes a la recepción de los documentos. 

Transipiales pagará 15 millones.

Liz Amanda Albarracin (propieatria) pagará 15 millones

Los pagos que realicen las aseguradoras se hará a la cuenta de la señora Gloria Andrea y los demás demandantes autorizan expresamente. 

Por favor tener en cuenta que de este accidente de transipiales existen otros procesos como el de Iván Felipe Benavides en el juzgado 3 civil del circuito de
Pasto, además el abogado de transpiales indicó que conocen de otro proceso en el mismo juzgado 1 civil del circuito de Pasto, por ende, especialmente
para Allianz aunque el valor asegurado es alto, tener en cuenta para próximas diligencias la disminución en virtud de este pago. 

Además, la juez es demasiado insistente con que Allianz aporte suma para cubrir los perjuicios de las víctimas indirectas, por lo que para futuros procesos
con ella sobre este mismo accidente seguramente pedirá suma. Es una persona con un carácter muy fuerte y como recomendación siempre pedir
autorización para comparecer virtualmente porque al inicio de la diligencia indicó que quien no esté autorizado será sancionado. 

Aura porfa me ayudas a conseguir el acta de audiencia. 

Cordialmente, 

Daisy Carolina López Romero
Abogada Senior

Email: dclopez@gha.com.co |  301 228 8043
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 26 de junio de 2024 18:11
Para: Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>
Asunto: RV: Instrucciones 27/06/2024
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Lorena Jurado Chaves
Gerente Centro de Análisis de Información y Reportes
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De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 26 de junio de 2024 17:00
Para: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: RV: Instrucciones 27/06/2024
 
MUNDIAL

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Enviado: miércoles, 26 de junio de 2024 15:35
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: Instrucciones 27/06/2024
 
Buen día apreciado Dr. Gustavo,

Me permito remitir instrucciones relacionadas con la siguiente audiencia.

PLACA: WFU208
DEMANDANTE: GLORIA ANDREA PORTILLA TUPAZ
SE AUTORIZA OFRECIMIENTO DE $ 40.000.000 – 50.000.000

Quedo atenta al desenlace de la diligencia.

Muchas gracias.

Cordialmente,
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De: Jennifer Deluquez <soportevicepresidencia@holdingvml.net>
Enviado: miércoles, 26 de junio de 2024 15:31
Para: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: Cindy Paola Rojas Cardenas <cirojas@segurosmundial.com.co>; Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>; JUAN CARLOS ROJAS
<juancarlos.rojas@holdingvml.net>; Coordinador Penal Nacional <coordinador.penal@holdingvml.net>; David Andres Tibaduiza Villamarin
<dtibaduiza@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Asunto: Instrucciones 27/06/2024
 
Buenas tardes, envío instrucciones 

FECHA DE AUDIENCIA: 27/06/2024
PLACA: WFU208
DEMANDANTE: GLORIA ANDREA PORTILLA TUPAZ
SE AUTORIZA OFRECIMIENTO DE $ 40.000.000 – 50.000.000
 
FECHA DE AUDIENCIA: 27/06/2024
PLACA: WPN465
DEMANDANTE: YENNY MARCELA CHALARCA BOJACA
SE AUTORIZA TOPE DE LA POLIZA BASICA DE $ $49.686.960

 

Jennifer Deluquez
Abogada De Soporte Vicepresidencia

soportevicepresidencia@holdingvml.net

/grupoempresarialvml

@HoldingVML

www.holdingvml.com

 


  e Privacidad 

 Aviso de privacidad

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional.
No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de SOCIEDAD ASESORES Y AJUSTADORES JURIDICOS Y CIA SA-EN sigla AJUSTA Y CIA
SA miembro de HOLDING VML S.AS. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por este mismo medio. De acuerdo con la Ley Estatutaria
1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, le informamos que AJUSTA Y CIA S.A cuenta con política para el tratamiento de los datos
personales almacenados en sus bases de datos, la cual puede ser consultada en el siguiente link: http://www.ajusta.co/terminos.pdf 
 
Puede usted ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a AJUSTA Y
CIA S.A a la dirección de correo electrónico contacto.ajusta@holdingvml.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer, o mediante correo
ordinario remitido a la Av Calle 19 # 36-28, BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ. 

 Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El planeta te lo agradecerá!
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