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RV: AUDIENCIA DE CONCILIACION NUNC 680776000227202100003

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Mar 21/11/2023 10:35
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

[ﬂJ 2 archivos adjuntos (1 MB)

informe accidente de transito nunc 68077600022720210003.pdf; ACTA DE NO ACUERDO CONCILIATORIO 680776000227202100003
LESIONES CULPOSAS.pdf;

CARGAR CORREO Y ACTA 20930

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado: martes, 21 de noviembre de 2023 10:32

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>

Asunto: RE: AUDIENCIA DE CONCILIACION NUNC 680776000227202100003

Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.

Comedidamente informo el desarrollo de la audiencia de conciliacidn, llevada a cabo el dia 15 de noviembre de
2023, ante la Fiscalia Local 03 de Barbosa, dentro de la cual se realizaron las siguientes diligencias:

1. Se verificd la comparecencia de las partes, se nos reconocié personeria para representar a la aseguradora.

2. La fiscalia hizo un recuento de los hechos, indicando que los mismos se dieron el dia 31 de diciembre de
2020, en el cual se vio involucrado un vehiculo de servicio publico tipo taxi, de placas XXB554, el caul iba
siendo conducido por el sefior Efren Herrefio Florez, y en el que resultd lesionado el sefior Jeffry
Alejandro Garcia Mosquera, quien se movilizaba en una motocicleta.

3. Se le preguntd a la victima, si habia presentando reclamacién a la aseguradora, indicando que no lo habia
hecho, toda vez que pensaba que el vehiculo tipo taxi tenia pdliza con Allianz, y hasta hace poco se habia
dado cuento que la pdliza era con la Equidad.

4. Se me concedid el uso de la palabra, en donde indiqué sobre la importancia de hacer la correspondiente
reclamacién, aportando la documentacidn pertinente, con el fin de analizar el caso y estudiar la viabilidad
de un ofrecimiento.

5. La fiscal decidié elevar acta de no acuerdo y finalizar la audiencia, fijando fecha para el dia 28 de febrero
de 2024 a partir de las 3:30 pm.

Anexo acta de la audiencia e informe de accidente de transito.

Cordialmente
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a Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacién y/o distribucién, asi como
cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: martes, 14 de noviembre de 2023 15:03

Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Asunto: RV: AUDIENCIA DE CONCILIACION NUNC 680776000227202100003

Cordial saludo

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 15
de noviembre de 2023, alas 10:30 am

NO PUEDIERON AVERIGUAR NADA?, NO CONOCEMOS EL MOTIVO DE LA CONVOCATORIA?
Indicaciones:

Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
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Indicar que no tfenemos claros los hechos por los cuales nos convocan. Por favor, indagar si corresponde a una
pdliza de RCC o RCE, para la creacion del siniestro, y si logramos obtener el informe de trdnsito lo agradeceria.
Si es necesario invitar al tercero a reclamar formalmente.

Asi mismo, instar e invitar a la empresa trasportadora, conductor o asegurado, si corresponde a que realice la
radicacion del aviso ante la compania aseguradora, donde se narre los hechos materia de reclamo.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor tomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el fin de revisar el caso.

Cordialmente

Audiencias- Angela Caicedo

Gerencia Nacional de Indemnizaciones

@ Celular 3103109023
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2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacién. Si no es el receptor
autorizado, cualquier retencién, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el
mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la fransmision de virus informdaticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor.

De: audiencias

Enviado el: martes, 10 de octubre de 2023 3:36 p. m.

Para: GHA NESTOR RICARDO GIL RAMOS <ngil@gha.com.co>

Asunto: AUDIENCIA DE CONCILIACION NUNC 680776000227202100003

Cordial saludo
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliacion prejudicial citada
para el 15 de noviembre de 2023, alas 11:00 hras, (segun el documento adjunto), agradezco me pueda

confirmar su disponibilidad para la atencidn de la misma.

Por fa averigua antes de la audiencia, motivo de la convocatoria, placa, fecha de ocurrencia y lo que
consideres pertinente.

Cordialmente

Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones

® Celular 3103109023

0< audiencias@laequidadseguros.coop | = www.laequidadseguros.coop
Bogotd D.C.— Colombia
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NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacién. Si no es el receptor
autorizado, cualquier retencién, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el

mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmisién de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor.
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