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From: Centro de produccion empresarial Cali 
Sent: jueves, 12 de agosto de 2021 3:16 p. m.
To: John Jairo Prieto Carmona
Subject: RV: RAD 122552986 MANEJO - 011000031536 - PRORROGA - METROCALI

De: Vanessa Bedoya Toapanta <Vbedoyat@sura.com.co>
Enviado el: miercoles, 11 de agosto de 2021 04:04 p. m.
Para: Centro de produccion empresarial Cali <OperCali@suramericana.com.co> 
Asimto: RAD 122552986 MANEJO - 011000031536 - PRORROGA - METROCALI

Buenas tardes,

Agradezco su colaboracion con la modificacion relacionada a continuacion:

Fecha del movimiento: 25 de agosto del 2021- 24 de octubre 2021
Nit del Tomador: 8050131718
Codigo del Intermediario: 10037-5125
Nombre del
Intermediario: AON RISK SERVICES COLOMBIA SA - DELIMA MARSH SA

Codigo de la Oficina; 2820
Nombre de la Oficina: CORPORATIVO OCCIDENTE
Fecha cierre contable del
Cliente: N/A

Reaseguro Facultativo: NO
Correo del intermediario 
para enviar documentos: <Paula.Vasauez(3)marsh.com>

Condicion particular:
(debe estar en el slip) NO

Coaseguro: (informacion 
completa en el SLIP) NO

Detalledel movimiento:

Por favor realizar prorroga hasta el 24 de octubre, dejar relacionado en textos 
“mediante el presente anexo se efectua prorroga desde el 25 de Agosto de 2021 a las 
24:00 boras hasta el 24 de Octubre de 2021 a las 24:00 horas.”

POLIZA

Ramo
Valor

Asegurado
Indice

Variable

PRIMA SIN 
IVA

PRORRATA IVA

11000031536
Manejo $

700,000,000 $ 4,052,055
$

769,890
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Gracias,

Vanessa Bedoya Toapanta
AUXILIAR DE NEGOCIOS
SUCURSAL CORPORATIVO OCCIDENTE 
SEGUROS SURA COLOMBIA

Direccion: Calle 64 Norte N. 5 BN 146 Local 50 Centroempresa (Cali - Colombia) 
Tel: (57) (2) 651 84 14 - (57) (2) 651 83 00 Extension 28414 
vbedovat@sura.com.co
www.sura.com.co
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http://www.sura.com.co


From: Luz Myriam Sanchez Molina
Sent: miercoles, 11 de agosto de 2021 8:40 a. m.
To: Vasquez, Paula Andrea
Subject: RE: COTIZACION PRORROGA POLIZAS

CAUTION: This email originated outside the company. Do not click links or open attachments unless you are expecting them 
from the sender.

Buenos dias Paula, por favor procede con la Prorroga de las polizas ofrecidas en esta cotizacion.

Automoviles ONK463 Y ONL027 
RCE
MANEJO
DANOS

Quedo atenta a tus comentarios.

Myriam Sanchez Molina
Contratista Direccion Financiera y Administrativa 
Avenida Vasquez Cobo # 23N-59 
Santiago de Cali - Colombia 
Tel.: (2) 660 00 01 ext. 113
Imprime este e-mail solo cuando sea necesario. Cuida al planeta.

De: Vasquez, Paula Andrea <Paula.Vasquez(S)marsh.com>
Enviado: viernes, 30 de julio de 202116:04
Para: Luz Myriam Sanchez Molina <lmsanchez(®metrocali.gov.co>
Cc: Marin, Maria D <Maria.D.Marin(S)marsh.com>
Asunto: RE: COTIZACION PRORROGA POLIZAS

Cordial saludo.

Remito la cotizacion de suramericana de la prorroga, Chubb informo que para la proxima semana,

Queda pendiente enviar la siniestralidad de los ultimos 5 ahos.

saludos

saludos

Paula Andrea Vasquez Roman
Subgerente Corporate 
(-r57) 312 4005640 
paula.vasquez@marsh.com 
www.marsh.com/co

A business of Marsh McLennan

Siguenos en www.linkedin.com/companv/marsh-latinoamerica
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De: Luz Myriam Sanchez Molina <lmsanchez@metrocali.gov.co> 
Enviado el: viernes, 30 de julio de 2021 3:09 p. m.
Para: Vasquez, Paula Andrea <Paula.Vasquez@marsh.com> 
Asunto: COTIZACION PRORROGA POLIZAS

CAUTION: This email originated outside the company. Do not click links or open attachments unless you are expecting them 
from the sender.

Buenas tardes Paula, me podrias enviar la cotizacion de Prorroga de las Polizas solicitadas en correo de la 
semana pasada, al igual que la Siniestrabilidad de los ultimos 5 ahos de las diversas polizas de la Entidad.

Myriam Sanchez Molina
Contratista Direccion Financiera y Administrativa 
Avenida Vasquez Cobo # 23N-59 
Santiago de Cali - Colombia 
Tel.: (2) 660 00 01 ext. 113
Imprime este e-mail solo cuando sea necesario. Cuida al planeta.

Este mensaje de correo electronico y cualquier archivo adjunto contiene 
informacion confidencial amparada por el secreto profesional, por lo 
tanto esta exento de la obllgaclon de divulgaclon de Informacion bajo 
las leyes apllcables y esta dirigido exclusivamente al destinatarlo 
original. SI recibe este mensaje por equivocaclon o si no es el 
destinatarlo original, cualquier divulgaclon, distrlbuclon, copla u 
otro uso 0 retenclon de esta comunicaclon o su contenido esta prohibldo.
SI recibe este mensaje por error, le agradeceremos responda Inmedlatamente 
al autor por correo electronico para avisarle y borre el original y todas 
las coplas de este correo y sus archivos adjuntos de su ordenador de 
manera permanente. Gracias.
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This e-mall transmission and any attachments that accompany It may 
contain Information that Is privileged, confidential or otherwise 
exempt from disclosure under applicable law and Is Intended solely for 
the use of the Indlvldualfs) to whom It was Intended to be addressed.
If you have recelvedthls e-mall by mistake, or you are not the 
Intended recipient, any disclosure, dissemination, distribution, 
copying or other use or retention of this communication or its 
substance is prohibited. If you have received this communication in 
error, please immediately reply to the author via e-mail that you 
received this message by mistake and also permanently delete the 
original and all copies of this e-mail and any attachments from your 
computer. Thank you.
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