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RV: Conciliación fracasa - CTE VICTOR MARIN CANDELA // CITACIÓN AUDIENCIA DE
CONCILIACIÓN SOLICITUD 6226 // SINIESTRO: 10285870

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Mié 25/10/2023 11:58
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

CARGAR ESTE CORREO 21185

De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 25 de octubre de 2023 11:50
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Juan David
Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Asunto: Conciliación fracasa - CTE VICTOR MARIN CANDELA // CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN SOLICITUD
6226 // SINIESTRO: 10285870
 
Estimada doctora,
 
Comedidamente informamos que, en el proceso de referencia, se realizó audiencia de conciliación la cual se declaro
fracasada por falta de ánimo conciliatorio. Una vez se remita el acta será enviada en esta cadena de correos.
 
Cordialmente,
 
 

LORENA JURADO CHAVES

 

 
GERENTE 

             CENTRO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y REPORTES

  +57 315 577 6200

  ljurado@gha.com.co 

 

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in
both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a
copy of the mail as well as its attachments.
 

https://gha.com.co/
https://gha.com.co/
mailto:ljurado@gha.com.co
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://gha.com.co/


2/11/23, 11:34 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFlYmM1ZgAQAHyq5Lt4AndIuE3%2FcPfWO%2… 2/7

 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 24 de octubre de 2023 14:42
Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD INSTRUCCIONES. CTE CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN SOLICITUD 6226 SINIESTRO:
10285870
 
Cordial saludo
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para
el 25 de octubre de 2023, a las 11:30 hrs.
 
Siniestro: 10285870
Caso Onbase: 181385
Fecha del siniestro: 22 de diciembre de 2018
Fecha de aviso: 11 de octubre de 2023
Póliza: AA057583
Producto: R.C. CONTRACTUAL-1006
Tomador: TRANSPORTES COLOMBIA S.A.
Asegurado: ORTIZ COGOLLO LUIS ARTURO
Prima: Ok
Placa: XMC694
Amparos afectados: INCAPACIDAD TEMPORAL
Valores asegurados: 2000 SMMLV ($156.248.400)
 
Convocante: VICTOR MARÍN CANDELA RAMIREZ Y OTROS
 
Antecedente:
 
Sin aviso. Sin reclamación. Con la convocatoria, se conoció:
 
 
Reclamante Victima Directa:
MARIA GERTRUDIS CACUA PORTILLA
Responsabilidad: Sin aviso de siniestro. Sin IPAT. Refiere que se desplazaba en bus de servicio público, en
calidad de pasajera, mencionan que se puso de pie, para timbrar y en ese momento la señora se cae,
causando lesiones.
Pretensiones: $240.000.000
 
Lesionada:
MARIA GERTRUDIS CACUA PORTILLA
Edad: 64 años
HC: Ruptura completa de los tendones supraespinoso, infraespinoso y subescapular en la inserción con
retracción de las fibras; atrofia leve-moderada de los músculos. Ascenso de la cabeza humeral y
disminución en amplitud del espacio subacromial. Hidrartrosis glenohumeral y paso de líquido a las bursas.
Tendinopatía y subluxación medial de la porción larga de bíceps de tenosinovitis.
DML: incapacidad médico legal definitiva de 60 días. Secuelas: Deformidad física que afecte al cuerpo.
Perturbación funcional del miembro superior derecho de carácter por definir al momento de ortopedia y
rehabilitación
 
Indicaciones
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
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Indicar que a la fecha no se acreditado la ocurrencia y responsabilidad del conductor del vehículo
asegurado. Así como tampoco, está acreditada su calidad de pasajera. NO contamos con aviso que nos
permita tener claridad de los hechos. Es importante que el tomador, conductor y/o asegurado, presenten
aviso de siniestro.
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor tomar
fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el fin de
revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Angela Caicedo
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La

Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el

receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o   copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error   recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje,

ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
De: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Enviado el: martes, 24 de octubre de 2023 11:34 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera
Obando <jbanguera@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD INSTRUCCIONES. CTE CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN SOLICITUD 6226 SINIESTRO:
10285870
 
Apreciada Dra. Ángela: 
  
Cordial saludo, 
  
Agradezco el favor nos confirmen las instrucciones que debemos seguir en
la audiencia programada para el día de mañana 25 de octubre del 2023, a las 11:30 a.m.  en la
Procuraduría General de la Nación.  
  
Quedo atento a sus comentarios. 
 

Muchas gracias. 
  
Cordialmente, 
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  JUAN DAVID VERGARA

MELO 
 

ABOGADO JR.

           

 
DERECHO PRIVADO

  +57 3057496064

  jvergara@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
 

 
 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no
comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario
del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera
confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
 
Confidentiality Notice:  The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If
you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 
 
 

De: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Enviado: jueves, 12 de octubre de 2023 10:31
Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;
Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: CONFIRMACIÓN DE DISPONIBILIDAD CTE CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN SOLICITUD 6226
SINIESTRO: 10285870
 
Apreciada Dra. Angela.
 
Cordial saludo,
 
Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra  disponibilidad  para
asistir a la audiencia de conciliación del asunto de la referencia, la cual se llevará a cabo de
manera virtual, el día 25 de octubre del 2023, a las 11:30 a.m.  en la Procuraduría General de la
Nación 
 
Los hechos de la solicitud de conciliación refieren a un accidente de tránsito ocurrido el pasado
22 de diciembre del 2018 en la ciudad de Bucaramanga, en el que estuvo involucrado el vehículo
de placas  XMC 694, de propiedad del señor Luis Arturo Ortiz Cogollo, afiliado a la empresa
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Transcolombia S.A., y en el que se desplazaba la señora María Gertudris Cacua Portilla como
pasajera.  
 
A raíz del accidente se causaron las siguientes lesiones a la señora  María Gertudris Cacua
Portilla: 

- Ruptura completa de los tendones supraespinoso, infraespinoso y subescapular en la
inserción con retracción de las fibras; atrofia leve-moderada de los músculos. 

- Ascenso de la cabeza humeral y disminución en amplitud del espacio subcromial. 
- Hidratosis glenohumeral y paso de líquido a las bursas. 
- Tendinopatia y subluxación medial de la porción larga de bíceps de tenosinovitis. 

 
Se aporta dictamen médico legal en el cual se concluye una incapacidad médico legal definitiva
de 60 días, con secuelas médico legales de incapacidad medicolegal definitiva que afecta el
cuerpo y perturbación funcional del miembro superior derecho de carácter por definir. 
 
La parte convocante pretende el reconocimiento de $240'000.000 de pesos, por concepto de
perjuicios inmateriales, discriminados de la siguiente manera:
 
Daños morales.

- $60'000.000 pesos para Victor Marín Candela Ramírez (compañero permanente)
- $60'000.000 pesos para Hernan Rodríguez Cocua (hijo)
- $60'000.000 pesos para Yakeline Rodríguez Cacua (hija)

Daños a la vida en relación
- $60'000.000 pesos para Victor Marín Candela Rodríguez

 
Frente al particular es preciso señalar que la solicitud de conciliación es presentada por Victor
Marín Candela Ramírez (compañero permanente),  Hernan Rodríguez Cocua (hijo) y  Yakeline
Rodríguez Cacua (hija).
 
Finalmente, solicitamos el favor nos envíen  la póliza y su condicionado, la reclamación
presentada ante la compañía y su correspondiente respuesta, y  los  demás  antecedentes  que
tenga la Compañía del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso.

Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.
 

Cordialmente,
 
 

 
  JUAN DAVID VERGARA

MELO 
 

ABOGADO JR.

           

 
DERECHO PRIVADO

  +57 3057496064

  jvergara@gha.com.co

 GHA.COM.CO
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no
comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario
del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera
confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
 

Confidentiality Notice:  The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If
you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 
 
 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 11 de octubre de 2023 20:18
Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN SOLICITUD 6226 SINIESTRO: 10285870
 
Cordial saludo
 
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial
citada para el 25 de octubre de 2023, a las 11:30 hras, (según el documento adjunto), agradezco me
pueda confirmar su disponibilidad para la atención de la misma
 
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La

Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el

receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o   copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error   recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje,

ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: martes, 10 de octubre de 2023 4:16 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN SOLICITUD 6226
 

mailto:audiencias@laequidadseguros.coop
mailto:jvergara@gha.com.co
mailto:audiencias@laequidadseguros.coop
mailto:Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop
mailto:audiencias@laequidadseguros.coop


2/11/23, 11:34 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFlYmM1ZgAQAHyq5Lt4AndIuE3%2FcPfWO%2… 7/7

 
PSC

De: Maria Carolina Granados Saen <mgranados@procuraduria.gov.co>
Enviado: martes, 10 de octubre de 2023 4:13 p. m.
Para: velosaderecho1992@hotmail.com <velosaderecho1992@hotmail.com>; gerencia.general@tcolombiasa.com
<gerencia.general@tcolombiasa.com>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>;
Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>;
Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN SOLICITUD 6226
 
Cordial saludo:
 
Me permito enviar la citación a la Audiencia de Conciliación para que junto con la solicitud y sus
anexos sean enviados a la dirección física de los convocados PEDRO JESUS GUEVARA
MARTINEZ Y LUIS ARTURO ORTIZ COGOLLO, teniendo en cuenta que no fue suministrada su
dirección electrónica.
 
Le agradezco allegar de manera oportuna a mi correo electrónico, la constancia de envío y
recibo de lo indicado. 
 
El link de ingreso a la audiencia será enviado igualmente a su correo electrónico.
 
Atentamente,
 
 
 

Maria Carolina Granados Saen
Profesional Universitario Gr17
Centro De Conciliacion En Materia Civil Y Comercial - Bucaramanga
mgranados@procuraduria.gov.co
PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 71129
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 940 808
Calle 37 # 12-08, Bucaramanga, Cód. postal 680006
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