1/3/24, 16:14 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RV: REPROGRAMACION || AUDIENCIA DE CONCILIACION FISCALIA LOCAL 14 || SANDRA
PIEDAD PAME Y PATRICIA SOTELO RUIZ || FECHA: 10-NOV-23 10AM ||SAP548 || SINIESTRO:
10227464

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Vie 01/03/2024 16:09
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

N° 21219

De: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>

Enviado: viernes, 23 de febrero de 2024 10:30

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana Maria Barén
Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Juan David Vergara Melo
<jvergara@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Maria Fernanda Lépez Donoso
<mflopez@gha.com.co>; Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>

Asunto: RE: REPROGRAMACION | | AUDIENCIA DE CONCILIACION FISCALIA LOCAL 14 | | SANDRA PIEDAD PAME Y PATRICIA
SOTELO RUIZ | | FECHA: 10-NOV-23 10AM | |SAP548 || SINIESTRO: 10227464

Apreciada Dra. Angela, buenos dias,

Comedidamente informamos que la audiencia fue reprogramada para el préximo 01 de marzo de 2023 a las
3pm.

Cordialmente,

KENNIE LORENA GARCIA MADRID
ABOGADA SENIOR
AREA DE DERECHO PUBLICO
+57 322 514 4706 G H
kgarcia@gha.com.co ABOGADOS & ASOCIADOS
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments
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1/3/24, 16:14 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: jueves, 22 de febrero de 2024 14:36

Para: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Asunto: RE: REPROGRAMACION | | AUDIENCIA DE CONCILIACION FISCALIA LOCAL 14 | | SANDRA PIEDAD PAME Y PATRICIA
SOTELO RUIZ | | FECHA: 10-NOV-23 10AM | |SAP548 || SINIESTRO: 10227464

Cordial saludo,

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 23
de febrero de 2024, a las 3:00 pm

Siniestro 10227464

Caso OnBase: 190880/ 190886

Fecha del siniestro: 20 de noviembre de 2019
Fecha de aviso: 01 de junio de 2021

Pdliza: AAOD8116

Producto: R.C. CONTRACTUAL-1006

Tomador: COOP.INTEG.TRANSPORTES RAPIDO TAMBO LTD
Asegurado: ARGENIS MUNOZ LUZ MUNOZ
Prima: Ok

Placa: SAP548

Amparos afectados: INCAPACIDAD TEMPORAL
Valores asegurados: 60 SMMLV ($49.686.960)

Convocante: 190016000601201909364
Antecedente:

Responsabilidad: asegurado responsable, causal 157 no saber maniobrar ante una situacion de peligro. Resultan
7 pasajeros lesionados. Versidn conductor asegurado: "Venia por la carrera 9 norte frente al colegio INEM, una
moto me cierra el paso y pierdo el control del vehiculo, me alcanzo a subir al separador e impacte un arbol”.

A la fecha de los 7 pasajeros lesionados, entre ellos las siguientes reclamantes

Caso 190880

Reclamante:

PATRICIA SOTELO CRUZ

Pretensiones: LC $ 65.564.957 + Dano moral 20 SMMLV + Dano a la vida en relacién / Salud 20 SMMLYV + Dano al
proyecto de vida 20 SMMLV. En total suma: $143.564.957

Victima:

PATRICIA SOTELO CRUZ

Edad: 38 anos a la fecha del accidente.

Actividad: docente de secundaria - ingresos: aporta desprendible de némina secretaria de educacion de
Popaydn salario para nov 2019 $2.040.828.

HC: Sufrié politraumas, herida compleja en mentdn (4 cm didmetro 5 cm profundidad - manejo quirdrgico
cirugia pldstica con desbridamiento y colgajo), quemaduras por friccién.

Dictamen de medicina legal: Segunda valoracién realizada el 12 de febrero de 2020, en la que determinan 15
dias de incapacidad definitivos, sin secuelas. Indican una cicatriz ostensible rosada de 4 cm *0.1 cm "con buena
evolucién estética" ademds de macula hipopigmentada en region facial NO RELACIONADA CON LOS HECHOS

Ultimo ofrecimiento: $2.800.000
Caso 190886

Reclamante:
SANDRA PIEDAD PAME NORIEGA
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Pretensiones: LC $ 64.755.108 + Dano moral 20 SMMLV + Dano a la vida en relacién / Salud 20 SMMLYV + Dafo al
proyecto de vida 20 SMMLV. En total suma: $142.755.108

Victima:

SANDRA PIEDAD PAME NORIEGA

Edad: 41 anos a la fecha del accidente.

Actividad: docente de secundaria - ingresos: aporta desprendible de ndmina secretaria de educacion de
Popaydn salario para nov 2019 $2.040.828.

HC: Sufrié politraumas, frauma facial con edema nasal, fractura nasal (manejo desconocido, al parecer
conservado)

Dictamen de medicina legal: Segunda valoracién realizada el 6 de mayo de 2023, en la que determinan 25 dias
de incapacidad definitivos, sin secuelas. Indican que tuvo control con otorrinolaringdlogo en 2020 y este dio alta
medica descartando fracturas

No aportan calificaciéon de invalidez o fotografias de evolucién de lesiones.

Ultimo ofrecimiento: $1.500,000

Indicaciones:

Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.

Indicar que nos asiste dnimo conciliatorio, iniciar ofrecimiento, mdximo a ofrecer, de la siguiente manera,
tratemos de conciliar, si es el caso, se comunican conmigo:

PATRICIA SOTELO CRUZ: $5.000.000
SANDRA PIEDAD PAME NORIEGA: $3.000.000

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor tomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el fin de revisar el caso.

Cordialmente

Audiencias- Angela Caicedo

Gerencia Nacional de Indemnizaciones

@ Celular 3103109023

< audiencias@laequidadseguros.coop | =] www.laequidadseguros.coop
Bogotd D.C.— Colombia

& Antfes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservaciéon. Si no es el receptor
autorizado, cualquier retencién, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el
mensaje recibido inmediatamente. La compafia no es responsable por la transmisién de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor.

De: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2024 10:09 a. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

CC: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana Maria Barén
Mendoza <abaron@gha.com.co>; Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua
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1/3/24, 16:14 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook
<korozco@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kelly Alejandra Paz Chamorro
<kpaz@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>; Maria Fernanda Lépez Donoso <mflopez@gha.com.co>
Asunto: RE: REPROGRAMACION | | AUDIENCIA DE CONCILIACION FISCALIA LOCAL 14 | | SANDRA PIEDAD PAME Y PATRICIA
SOTELO RUIZ | | FECHA: 10-NOV-23 10AM | |SAP548 | | SINIESTRO: 10227464

Apreciada Dra. Angela, buenos dias,

Comedidamente adjunto las constancias de las reclamaciones presentadas por la plataforma de la compainiia
enviadas por el apoderado de las victimas para su respectiva verificacion.

Asi mismo, quedamos atentos a las instrucciones para la diligencia programada para el proximo_23 de febrero
de 2023 a las 3pm.

Cordialmente,

KENNIE LORENA GARCIA
MADRID

ABOGADA SENIOR
AREA DE DERECHO PUBLICO

+57 322 514 4706

kgarcia@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacidn contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intfended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
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De: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>

Enviado: viernes, 26 de enero de 2024 16:27

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana Maria Barén
Mendoza <abaron@gha.com.co>; Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kelly Alejandra Paz Chamorro
<kpaz@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>; Maria Fernanda Lépez Donoso <mflopez@gha.com.co>

Asunto: REPROGRAMACION | | AUDIENCIA DE CONCILIACION FISCALIA LOCAL 14 | | SANDRA PIEDAD PAME Y PATRICIA
SOTELO RUIZ | | FECHA: 10-NOV-23 10AM | |SAP548 | | SINIESTRO: 10227464
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1/3/24, 16:14 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook
Apreciada Dra. Angela, buenas tardes,

Comedidamente informo nuestra comparecencia de la audiencia extrajudicial celebrada de forma presencial
el dia de hoy, 26 de enero de 2024, en la Fiscalia 14 Local de Popayan dentro del tramite de la referencia.

A la diligencia comparecieron las victimas Patricia Sotelo Cruz y Sandra Piedad Pame Noruega y su apoderado
el Dr. Fabian Andrés Martinez. por otro lado, la sefiora Argenis Mufioz Manrique como propietaria del Vh
asegurado y la suscrita.

No asistio el apoderado y/o representante legal de la empresa Rapido Tambo.

La audiencia se reprogramo toda vez que el apoderado aparentemente presentd las reclamaciones por correo
electronico sin embargo se le indicé que las mismas deben radicarse Unicamente por la plataforma a través del
banner de reclamaciones, en ese sentido el despacho fij6 como nueva fecha el 23 de febrero de 2024 a las
3pm, con el fin de que el apoderado presente las reclamaciones por la pagina.

Quedamos muy atentos a las instrucciones para la nueva diligencia.

Cordialmente,

KENNIE LORENA GARCIA
MADRID

ABOGADA SENIOR
AREA DE DERECHO PUBLICO

+57 322 514 4706

kgm@.ghq.com.co ABDGA DOE & ASDC' ﬁIDDS
Pin ©
GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacidn contenida en este Correo Electréonico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intfended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments

De: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>

Enviado: sabado, 11 de noviembre de 2023 7:23

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana Maria Barén
Mendoza <abaron@gha.com.co>; Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kelly Alejandra Paz Chamorro
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1/3/24, 16:14 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

<kpaz@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Asunto: REPROGRAMACION | | AUDIENCIA DE CONCILIACION FISCALIA LOCAL 14 | | SANDRA PIEDAD PAME Y PATRICIA
SOTELO RUIZ | | FECHA: 10-NOV-23 10AM | |SAP548 || SINIESTRO: 10227464

Apreciada Dra. Angela, buenos dias,

Comedidamente informo nuestra comparecencia de la audiencia extrajudicial celebrada de forma presencial el
dia de hoy, 10 de noviembre de 2023, en la Fiscalia 14 Local de Popayan dentro del tramite de la referencia.

A la diligencia compareci6 la sefiora Sandra Piedad Pame Noruega y Patricia Sotelo Ruiz como querellantes;
por otro lado, el Dr. Jesus Herney Quiceno Rios como apoderado de la empresa de transporte Rapido Tambo, el
conductor el sefior Edwin Hernan Mambuscay Mufioz y del propietario del vehiculo.

Los hechos objeto de la conciliacion versan sobre el accidente ocurrido el 20 de noviembre de 2019 aprox. a
las 8pm, cuando el vehiculo de placas SAP-548 conducido por el sefior Edwin Hernan Mambuscay al realizar
una maniobra se sale del carril y se choque con un arbol.

Hasta la fecha se desconoce qué tipo de lesiones sufrieron las sefioras Sandra Piedad Pame Noruega y Patricia
Sotelo Ruiz.

No se han tasado las pretensiones por las convocantes.
Desarrollo de la audiencia: La Fiscal reitero a las querellantes la necesidad de presentar la reclamacion formal

a la compania con el fin de que esta la estudie y pueda manifestar si le asiste 0 no animo conciliatorio, por lo
que se decide reprogramar la diligencia para el 26 de enero de 2024 a las 10am.

Se adjunta constancia de comparecencia.

Cordialmente,

KENNIE LORENA GARCIA

““ MADRID
ABOGADA SENIOR
AREA DE DERECHO PUBLICO

+57 322 514 4706

kgarcia@gha.com.co ABOGADQOS & ASOCIADOS
T 5
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Aviso de Confidencialidad: La reproducciéon, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electréonico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.
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Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as ifs
attachments

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: jueves, 9 de noviembre de 2023 12:24

Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACION A CONCILIACION VEHICULO DE PLACA SAP548 SINIESTRO: 10227464

Cordial saludo,

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 10
de noviembre de 2023, a las 10:00 hrs.

Adjunto correo, donde se autorizo a ofrecer por las lesiones de $10.000.000, por las lesiones de la senora RUTH
BERMEO DE VEGA, quien hasta la fecha es la Unica reclamante.

Siniestro 10227464

Caso OnBase: 98398

Fecha del siniestro: 20 de noviembre de 2019
Fecha de aviso: 01 de junio de 2021

Pdliza: AAO08116

Producto: R.C. CONTRACTUAL-1006

Tomador: COOP.INTEG.TRANSPORTES RAPIDO TAMBO LTD
Asegurado: ARGENIS MUNOZ LUZ MUNOZ
Prima: Ok

Placa: SAP548

Amparos afectados: INCAPACIDAD TEMPORAL
Valores asegurados: 60 SMMLV ($49.686.960)

Convocante: 190016000601201209364
Antecedente:

Responsabilidad: asegurado responsable, causal 157 no saber maniobrar ante una situacién de peligro. Resultan
7 pasajeros lesionados.

Versidbn conductor asegurado: "Venia por la carrera 9 norte frente al colegio INEM, una moto me cierra el paso y
pierdo el control del vehiculo, me alcanzo a subir al separador e impacte un drbol”.

A la fecha de los 7 pasajeros lesionados, solo ha reclamado:

Reclamante:

RUTH BERMEO DE VEGA
Edad: 58 anos
Pretensiones: $226.325.229

DML: Incapacidad definitiva 20 dias. Sin secuelas medico legales.

DIAGNQOSTICO: HC Trauma en térax, contusion maxilar inferior, contusién regiéon anterior de la tibia, contusién a
nivel de cuello, sin fracturas, solo afectacién tejidos blandos.

PCL: 5%

Indicaciones:
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Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.

Indicar que nos asiste dnimo conciliatorio, iniciar ofrecimiento, mdximo a ofrecer $10.000.000, respecto a los
demds pasajeros lesionados, solicitar presente reclamacion por la pdgina de la compania.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor tomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el fin de revisar el caso.

Cordialmente

Audiencias- Angela Caicedo

Gerencia Nacional de Indemnizaciones

® Celular 3103109023

< audiencias@laequidadseguros.coop | =] www.laequidadseguros.coop
Bogo‘ré D.C.— Colombia
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& Antfes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor
autorizado, cualquier retencién, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el
mensaje recibido inmediatamente. La compafia no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor.

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado el: martes, 24 de octubre de 2023 8:55 a. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

CC: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Mayerly
Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Notificaciones GHA
<notificaciones@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Valentina Tamayo Ortega
<facturacion@gha.com.co>

Asunto: RE: CITACION A CONCILIACION VEHICULO DE PLACA SAP548 SINIESTRO: 10227464

Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.

Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo juridico, y manifestamos que aceptamos la
asignacion de representar a la compafiia en la audiencia de conciliacion programada por la Fiscalia
14 Local de Popayan, el 10 de noviembre de 2023, a las 10 de la maihana.

Con el fin de cumplir a cabalidad con nuestra asignacién, rogamos nos compartan los antecedentes
del caso y las indicaciones para la audiencia.

Estaremos atentos a suministrar cualquier informacién adicional sobre el particular.

Cordialmente
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NESTOR RICARDO GIL RAMOS
Abogado Senior

AREA PENAL

+57 3183247269
(+57) (2) 669 4075 -
(+57) (1) 743 6592

ngil@gha.com.co

\ -

3 s N L in J o O
Latis Amarics

23 - ‘_ﬁ f

GHA.COM.CO

E\; Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como
cualguier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electréonico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la informacién aqui contenida delbbe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: lunes, 23 de octubre de 2023 11:20

Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Asunto: RV: CITACION A CONCILIACION VEHICULO DE PLACA SAP548 SINIESTRO: 10227464

Cordial saludo

Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliacion prejudicial citada para
el 10 de noviembre de 2023, a las 10:00 hras, (segun el documento adjunto), agradezco me pueda confirmar su
disponibilidad para la atencién de la misma.

Cordialmente
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones

® Celular 31031092023
< audiencias@laequidadseguros.coop | [ www.laequidadseguros.coop
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NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor
autorizado, cualquier retencién, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el
mensaje recibido inmediatamente. La compaiia no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor.

De: Noelia Arroyave <Noelia.Arroyave@laequidadseguros.coop>

Enviado el: viernes, 20 de octubre de 2023 10:59 a. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

CC: Daniela Cardona <Daniela.Cardona@laequidadseguros.coop>

Asunto: CITACION A CONCILIACION VEHICULO DE PLACA SAP548 PERTENECIENTE A LA EMPRESA RAPIDO
TAMBO FECHA 10-11-23 HORA 10:00 AM

Buen Dia,
Respetados Compafieros adjunto enviamos citacion audiencia de conciliacion.

Fecha: Viernes 10-11-2023

Hora: 10:00 AM

Lugar: FISCALIA 14 UNIDAD DE CONCILIACION PRE PROCESAL — CARRERA 6 N°: 70BN-00
BARRIO LA PAZ — CASA DE JUSTICIA.

La Fiscalia General de la Nacidon consecuente con el propdsito de buscar una
solucion pacifica a los conflictos y de manera muy especial a aquellas conductas
que siendo penales, como en el presente caso por el delito de LESIONES
CULPOSAS. ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EL DiA 20 NOVIEMBRE
DE 2019, EN DONDE SE VIO INVOLUCRADO EL VEHICULO DE PLACA
SAP548 PERTENECIENTE A LA EMPRESA RAPIDO TAMBO. Pueden ser
conciliadas, se le requiere para que comparezca con el fin de llevar a cabo
audiencia de conciliacion:

Lugar: FISCALIA 14 UNIDAD ~DE CONCILIACION PRE PROCESAL -
CARRERA 6 N°: 7T0BN-00 BARRIO LAPAZ — CASA DE JUSTICIA.

Fecha: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

Hora: 10:00 A.M.
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Con gusto
Muchas Gracias.

Atentamente,
NOELIA LUCIA ARROYAVE - GESTORA DE SERVICIOS
Teléfono (602) 8274390 Ext 5107 | Cel y Whatsapp 3132971258 | Direccidén CARRERA 9 ESQUINA #
17AN-28 LOCAL 4 EDIFICIO CHAYANI- BARRIO EL RECUERDO
Horario de Atencion Lunes a Jueves 7:30 a.m. 12:30 pmy 2:00 a 5:00 p.m

Viernes 8:00 a.m. 12:30 pmy 1:30 a 4 :00 p.m
Noelia.Arroyave@laequidadseguros.coop - www.laequidadseguros.coop Popayan — Colombia
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De: Giovanna Helena Velasco Mosquera <giovanna.velasco@fiscalia.gov.co>
Enviado el: viernes, 20 de octubre de 2023 9:54 a. m.

Para: Noelia Arroyave <Noelia.Arroyave@laequidadseguros.coop>

CC: rapidotambol1@gmail.com

Asunto: CITACION A CONCILIACION

Cordial saludo,

Me permito enviar adjunto boleta de citacién N°: 1031 para diligencia de conciliacion el dia 10
noviembre de 2023 a las 10:00am

Cordialmente;

GIOVANNA HELENA VELASCO MOSQUERA.

Fiscal 14 Unidad de Conciliacion Pre Procesal.
Celular: 3011803733

Carrera 6 # 70BN-00 Barrio La Paz - Casa de Justicia.
Popayan - Cauca.

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene informacion confidencial y se encuentra protegido por la Ley. S6lo puede ser utilizada por la persona
o compafia a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor
borrarlo inmediatamente. Cualquier retencién difusion, distribucién, copia o toma cualquier accion basado en
ella, se encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION:
Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene informacién confidencial y se encuentra protegido por la
Ley. Solo puede ser utilizada por la persona o compafiia a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor
autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retencién difusién,
distribucion, copia o toma cualquier accidn basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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