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Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Outlook

RV: PAGO A CHUBB

Desde Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>
Fecha Jue 06/02/2025 12:06

Para
CcC

Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

Buenos dias estimada Dar.

Informo que la Dra. Adriana me remitié en horas de la mafiana el comprobante del pago efectuado por
clinica palmira por lo cual procederé a remitirlo al apoderado de Chubb.

CAD amablemente solicito su colaboracidn cargando el correo con el comprobante al case 21257.

Atentamente,

Daniel Lozano Villota

Abogado Senior |

Email: dlozano@gha.com.co | 300 4437717
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Carrera 11A # 94A-23 Of 201 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
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Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Adriana Tobar <adrianatobar@clinicapalmira.com>
Enviado: jueves, 6 de febrero de 2025 11:12

Para: Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>
Asunto: Fwd: PAGO A CHUBB

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Adriana Tobar <adrianatobar@clinicapalmira.com>
Fecha: 6 de febrero de 2025, 11:08:06 a.m. COT

Para: Daniel Castillo Balcazar <dcastillo@gha.com.co>
Asunto: RV: PAGO A CHUBB

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: MARLIN VILLOTA <auxcontable2@clinicapalmira.com>

Fecha: 5 de febrero de 2025, 4:18:10 p.m. COT

Para: Adriana Tobar <adrianatobar@clinicapalmira.com>, Adriana Tobar
<subgerencia@clinicapalmira.com>

Asunto: PAGO A CHUBB

Buen dia
Cordial saludo.

Por medio de la presente realizo envio del soporte de pago realizado el dia de
hoy 5 de enero 2025.
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CTE6526 2025/02/05 $4,000,000.00

CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA 04802651807 En Proceso &

N/A Valor a Pagar $4,000,000.00

N/A Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Corriente Tipo Producto Destino Cuenta Corriente

Nombre Producto CTE6526 Nro. Producto Destino 04802651807

Tipo Ider NIT Persona Juridica

Nro. Producto Informacién Adicional

Fecha de Pago 2
Nro. Identificacién 8600265186 Usuario Crea
Beneficiario CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA

Estado

ADRIANA TOBAR CALDERON

Forma Pago Abono a cuenta entidad ACH Codigo de Error N/A

Usuario Aprueba/Rechaza
Nro. Comprobante 2 Descripcién de Codigo de Error N/A

Usuario Aprucba/Rechaza

Nombres y Apellicios Fecha Autorizacion

ADRIANA TOBAR CALDERON 2025/02/05 15:10:07
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Agradezco la atencidn prestada, quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente,

Marlin Yuliana Villota
Auxiliar Contable
CLINICA PALMIRA S.A.
Tel (2) 285 60 70, Ext 520

Clinica Palmira S A.

il i 3
drotejamos el Medio Ambiente.
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AVISO LEGAL: Este correo, sus documentos adjuntos, y en general todo su
contenido puede incluir informacidn privilegiada y confidencial de propiedad de
CLINICA PALMIRA S.A. y/o datos personales de sus clientes, proveedores,
empleados, usuarios y en general cualquier titular cuyo tratamiento estd bajo
su administracion, los cuales se comparten, transmiten y/o transfiere para el
uso exclusivo de su destinatario y para las finalidades expresamente autorizadas
por su titular de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012, en el
Capitulo 25 del Decreto 1074 de 2015, el Decreto 1377 del 2013 y demds
normativa aplicable a la materia de tratamiento de datos personales, y a la
Politica de Tratamiento de Datos Personales de CLINICA PALMIRA S.A. disponible
en www.clinicapalmira.com por lo que se solicita guardar la debida estricta
reserva y confidencialidad de su contenido, mediante la implementacion de los
mds altos estdndares de seguridad de la informacion y gestion de riesgos
exigidos por la Ley 1581 de 2012. Cualquier uso, modificacion, distribucion o
divulgacion a terceros estd expresamente prohibida y se limita para los fines
mismos por los cuales es compartida con su destinatario, sin que ello implique
transferencia de titularidad alguna o concesion de derechos a favor del
destinatario. En caso de que Ud. no sea el destinatario o no esté autorizado a
recibir esta informacion, por favor contacte al remitente de este correo por este
mismo medio, y elimine de manera definitiva todas las copias de este mensaje.
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CLINICA PALMIRA S.A. no se hace responsable por las alteraciones y/o usos no
autorizados que pueda sufrir la informacidon contenida en este mensaje de datos
una vez ha sido remitida al destinatario, de manera que este ultimo serd el
unico responsable de las consecuencias fdcticas, juridicas y normativas del uso
no autorizado de la informacion y del material aqui contenido, asi como del
deber de reconocer a CLINICA PALMIRA S.A. y/o terceros, aquellos perjuicios que
se deriven de su uso indebido de la informacion o datos personales.
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