
RV: INFORME PREVIO AUDIENCIA INICIAL - SGC 9728 - RAD. 2023-00337, SECRETARIA
DISTRITAL DE MOVILIDAD vs LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O. C.

Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Mar 06/08/2024 9:25
Para:​Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>;​María Teresa Moriones Robayo <mmoriones@gha.com.co>;​CAD GHA
<cad@gha.com.co>​
CC:​Informes GHA <informes@gha.com.co>​

Estimadas, 
Doctoras. 

Cordial saludo, 

Comparto postura de la CÍA, para su conocimiento. 

@CAD GHA porfa me ayuda cargando el correo al CT No. 21284, muchas gracias. 

Cordialmente, 

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 ABOGADO JUNIOR

            
CENTRO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y

REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida
debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine
copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachments.

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 6 de agosto de 2024 9:07 a. m.
Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Asunto: RE: INFORME PREVIO AUDIENCIA INICIAL - SGC 9728 - RAD. 2023-00337, SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
vs LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O. C.
 
 
Respetado doctor Juan Pablo,
 

6/8/24, 10:48 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQADOmr5XV3%2BJHrF6ALHTXHp… 1/12
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En atención a la audiencia correspondiente al SGC 9728, me permito informar que analizado el
acervo probatorio y su concepto jurídico, se ha concluido no tener animo conciliatorio.
 
Por lo anterior agradezco su asistencia a la diligencia y fijar nuestra posición como compañía,
agradeciendo ahondar esfuerzos en pro de la defensa y acreditación de las excepciones enmarcadas.
 
 
Cordialmente,
 
Ivan Camilo Montaño Bustos | Coordinador Judicial
((601) 5922929  |Cel 313-333-0839 I , Cra. 9A # 99 – 07 Piso 14| Horario de Atención: 7:30 a.m. – 4:30 p.m.
* ivan.montano@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop | Bogotá – Colombia
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es

propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su

custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada

por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de

virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra página web www.laequidadseguros.coop   ingresando al banner ¿Qué hacer en caso de siniestro?

 
 
 
 
De: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 5 de agosto de 2024 2:42 p. m.
Para: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
CC: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Diego Arango
<Diego.Arango@laequidadseguros.coop>; Nubia Verdugo <Nubia.Verdugo@laequidadseguros.coop>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>
Asunto: RV: INFORME PREVIO AUDIENCIA INICIAL - SGC 9728 - RAD. 2023-00337, SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
vs LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O. C.
 
Estimados, 
Doctores. 
 
Cordial saludo, 
 
En atención a la solicitud elevada, me permito compartibles el link de la reunión la cual se encuentra
calendada para el día de hoy 05 de agosto de 2024 a las 3:00 p.m. 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZjVkNTY2YTctNmZlNC00MzgzLWEwMzYtN2Y3MTA4ODMwMzk5%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%220fccc26c-cc35-457b-bf7c-
ae08a681d08c%22%2c%22Oid%22%3a%221a1fa975-25af-4a68-aa52-8bfc2665a13f%22%7d
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Join conversation
teams.microsoft.com

 
 
 
Cordialmente, 

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO
 ABOGADO JUNIOR

          

  

CENTRO DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN Y REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida
debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine
copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachments.
 

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 5 de agosto de 2024 12:07 p. m.
Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Asunto: RV: INFORME PREVIO AUDIENCIA INICIAL - SGC 9728 - RAD. 2023-00337, SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
vs LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O. C.
 
Buen día Juan Pablo,
 
De acuerdo con nuestra conversación, remito correos de las personas que van a participar por parte de la
compañía a la reunión del  SGC 9728 - RAD. 2023-00337, SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.
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Nubia.Verdugo@laequidadseguros.coop
Maria.Borda@laequidadseguros.coop
Camilo.Montano@laequidadseguros.coop
Diego.Lopez@laequidadseguros.coop
 
Muchas gracias.
 
 
Cordialmente,
 
Ivan Camilo Montaño Bustos | Coordinador Judicial
((601) 5922929  | , Cra. 9A # 99 – 07 Piso 14| Horario de Atención: 7:30 a.m. – 4:30 p.m.
* ivan.montano@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop | Bogotá – Colombia
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 

NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es

propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su

custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada

por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de

virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra página web www.laequidadseguros.coop   ingresando al banner ¿Qué hacer en caso de siniestro?

 
 
 
 
De: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 31 de julio de 2024 10:36 a. m.
Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Diego Lopez
<Diego.Lopez@laequidadseguros.coop>; Nubia Verdugo <Nubia.Verdugo@laequidadseguros.coop>
CC: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>; Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: INFORME PREVIO AUDIENCIA INICIAL - SGC 9728 - RAD. 2023-00337, SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
vs LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O. C.
Importancia: Alta
 
Estimados,
Doctores.
 
Cordial saludo,

6/8/24, 10:48 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook
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En atención al correo que antecede, amablemente nos permitimos recordarles que nos
encontramos atentos a sus valiosos comentarios frente a la autorización de suma para conciliar.
 
Dado el caso no se llegase a conciliar el proceso de la referencia, amablemente solicitamos el
testimonio de los Doctores. Diego Alberto López Ramos y Nubia Patricia Verdugo Martin, en aras de
que rindan su testimonio en la audiencia calendada para el 27 de agosto de 2024 a las 9:00 a.m.
 
Quedamos muy atentos a sus valiosos comentarios.
 
Comentarios.

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 ABOGADO JUNIOR

          

  

CENTRO DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN Y REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida
debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine
copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachments.
 

De: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Enviado: lunes, 24 de junio de 2024 6:34 a. m.
Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Cc: Maria Fernanda Gomez <Fernanda.Gomez@laequidadseguros.coop>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: INFORME PREVIO AUDIENCIA INICIAL - SGC 9728 - RAD. 2023-00337, SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD vs LA
EQUIDAD SEGUROS GENERALES O. C.
 
Estimada,
Dra. María Borda.
 
Cordial saludo,
 

6/8/24, 10:48 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook
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En atención al proceso de la referencia, nos permitimos informales auto que fija fecha
de audiencia inicial preceptuada en el art. 372 del C.G.P.., para el 06 de agosto de 2024 a las 9:30
a.m., y audiencia de pruebas para los días 26 y 27 de agosto de 2024 a las 9:00 a.m.
 
En esta etapa procesal sugerimos a la compañía asistir con ánimo conciliatorio toda vez que, la
contingencia se encuentra calificada como  PROBABLE, solicitamos amablemente se autorice la
suma de $622.638.374, equivalente al 80% de la liquidación objetivada.
 
Adjuntamos soporte documental, quedando atentos a sus solicitudes e inquietudes.
 
Cordialmente,

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 ABOGADO JUNIOR

          

  

CENTRO DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN Y REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida
debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine
copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachments.
 
 

De: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Enviado: jueves, 14 de diciembre de 2023 15:52
Para: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Fabiana Rodríguez Salas
<frodriguez@gha.com.co>
Cc: Maria Saldana <Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>; Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>
Asunto: RE: REASIGNACION SGC 9728 SECRETARIA DE MOVILIDAD
 
Buen día estimada Leidy,
 
Mil gracias por tu respuesta.
 
Cordialmente,

6/8/24, 10:48 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook
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Maria Alejandra Borda Suarez | Coordinadora Judicial – Dirección Legal Judicial.
 ((57-1) 5922929 Ext. 1101|,Dirección: Carrera 9 A #99 - 07
* maria.borda@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop |Bogotá – Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

 NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad

Sguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor

autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el

mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor.

 

De: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 14 de diciembre de 2023 3:49 p. m.
Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Fabiana Rodríguez Salas
<frodriguez@gha.com.co>
CC: Maria Saldana <Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>; Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>
Asunto: RE: REASIGNACION SGC 9728 SECRETARIA DE MOVILIDAD
 
Buenas tardes, recibe un cordial saludo.  
 
Apreciada Dra. Borda,  
 
Comedidamente informo que la solicitud del presente correo fue contestada el día de ayer. No obstante, remitimos
nuevamente los documentos requeridos. 
 
 
Cordialmente,
 

De: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>
Enviado: jueves, 14 de diciembre de 2023 15:43
Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>;
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Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Fabiana Rodríguez Salas
<frodriguez@gha.com.co>
Cc: Maria Saldana <maria.saldana@laequidadseguros.coop>; Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>
Asunto: RE: REASIGNACION SGC 9728 SECRETARIA DE MOVILIDAD
 
Buenas tardes, recibe un cordial saludo.  
 
Apreciada Dra. Borda,  
 
Comedidamente informo que la solicitud del presente correo fue contestada el día de ayer. No obstante, remitimos
nuevamente los documentos requeridos. 
 
 
Cordialmente,
 

De: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Enviado: jueves, 14 de diciembre de 2023 15:38
Para: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza
<abaron@gha.com.co>; Fabiana Rodríguez Salas <frodriguez@gha.com.co>; Leidy Viviana Santacruz Zamora
<lsantacruz@gha.com.co>
Cc: Maria Saldana <Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: REASIGNACION SGC 9728 SECRETARIA DE MOVILIDAD
 
Buen día estimados,
 
Agradezco por favor su colaboración con el escrito de contestación e informe inicial del proceso.
 
Cordialmente,
 
Maria Alejandra Borda Suarez | Coordinadora Judicial – Dirección Legal Judicial.
 ((57-1) 5922929 Ext. 1101|,Dirección: Carrera 9 A #99 - 07
* maria.borda@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop |Bogotá – Colombia
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

 NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad

Sguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor

autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el

mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor.

 

De: Maria Alejandra Borda
Enviado el: miércoles, 13 de diciembre de 2023 2:40 p. m.
Para: srojas@gha.com.co; H & A Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza
<abaron@gha.com.co>; Fabiana Rodríguez Salas <frodriguez@gha.com.co>
CC: Maria Saldana <Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: REASIGNACION SGC 9728 SECRETARIA DE MOVILIDAD
 
Buen día DR. Santiago,
 
Para el pago de la factura no. 15097 es necesario por favor remitan el escrito de contestación e informe
inicial del proceso.
 
Mil gracias.
 
Cordialmente,
 
Maria Alejandra Borda Suarez | Coordinadora Judicial – Dirección Legal Judicial.
 ((57-1) 5922929 Ext. 1101|,Dirección: Carrera 9 A #99 - 07
* maria.borda@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop |Bogotá – Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

 NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad

Sguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor

autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el

mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor.

 

De: Diana Pedrozo <Diana.Pedrozo@laequidadseguros.coop>
Enviado el: martes, 14 de noviembre de 2023 3:46 p. m.
Para: srojas@gha.com.co; H & A Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza
<abaron@gha.com.co>; Fabiana Rodríguez Salas <frodriguez@gha.com.co>; Nubia Verdugo
<Nubia.Verdugo@laequidadseguros.coop>; Carolina Serrano <Leidy.Serrano@laequidadseguros.coop>
CC: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Maria Saldana
<Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: REASIGNACION SGC 9728 SECRETARIA DE MOVILIDAD
 
Buenas tardes DRES. GHA
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Cordialmente me permito indicar que, el auto admisorio fue notificado por estado el 27 de octubre
de 2023. 
 
Agradezco su gentileza.
 
 
Cordialmente,
 
 
Diana Pedrozo Mantilla | Abogada Dirección Legal Judicial Distrito V  
Teléfono: 607-6852916 | Cra. 27 # 36-14 Oficina 11-01 | Horario de atención: Lunes a Jueves 8:00 a.m. –
12:00 p.m y de 1:00pm  - 5:00pm / Viernes de 8:00 am – 12m y de 1:00 – 4:00 pm 
diana.pedrozo@laequidadseguros.coop|  www.laequidadseguros.coop  |  Bucaramanga –
Colombia 
 

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos
adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s),
quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado,
cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada
por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido
inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las
opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
 

De: Diana Pedrozo <Diana.Pedrozo@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 14 de noviembre de 2023 15:04
Para: srojas@gha.com.co <srojas@gha.com.co>; H & A Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón
Mendoza <abaron@gha.com.co>; Fabiana Rodríguez Salas <frodriguez@gha.com.co>; Nubia Verdugo
<Nubia.Verdugo@laequidadseguros.coop>; Carolina Serrano <Leidy.Serrano@laequidadseguros.coop>
Cc: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Maria Saldana
<Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: REASIGNACION SGC 9728 SECRETARIA DE MOVILIDAD
 
Buenas tarde DRES. GHA.
 
Cordialmente remito lo que poseo del caso, en uno de los adjuntos encontrara el link que a
continuación copio el cual encontraran los soportes probatorios de la demanda. 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1YngFHXooP0Y7ti5E_FkBnFUA-w9NbvdL
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En el siguiente enlace comparto los clausulados que poseo:
 

RV_ CLAUSULADO SECRETARIA DE MOVILIDAD 080719 final.zip
 
 
Nos encontramos buscando el correo de notificación del auto admisorio, sin embargo, mediante
vigilancia de estados del 30 de octubre se me informa:
 
DESPACHO CONOCIMIENTO: Juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá
RADICADO: 11001310303720230033700
SGC: 9728 - DIANA PEDROZO
DEMANDANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DEMANDADO: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. Y LA LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.
ACTUACIÓN Y/O NOVEDAD:

-          26/10/2023: FIJACIÓN ESTADO - AUTO – ADMITE DEMANDA (ESTADO 27/10/2023)
 
 
 
 
Cordialmente,
 
 
Diana Pedrozo Mantilla | Abogada Dirección Legal Judicial Distrito V  
Teléfono: 607-6852916 | Cra. 27 # 36-14 Oficina 11-01 | Horario de atención: Lunes a Jueves 8:00 a.m. –
12:00 p.m y de 1:00pm  - 5:00pm / Viernes de 8:00 am – 12m y de 1:00 – 4:00 pm 
diana.pedrozo@laequidadseguros.coop|  www.laequidadseguros.coop  |  Bucaramanga –
Colombia 
 

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos
adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s),
quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado,
cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada
por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido
inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las
opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
 

De: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 14 de noviembre de 2023 14:04
Para: Diana Pedrozo <Diana.Pedrozo@laequidadseguros.coop>
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Cc: srojas@gha.com.co <srojas@gha.com.co>; H & A Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza
<abaron@gha.com.co>; Fabiana Rodríguez Salas <frodriguez@gha.com.co>
Asunto: REASIGNACION SGC 9728 SECRETARIA DE MOVILIDAD
 
Buen día @Diana Pedrozo,
 
Atendiendo la reasignación del SGC 9728 de la Secretaria de Movilidad, agradezco por favor remitir al
equipo de GHA toda la documentación que tengamos del caso y confirmar fecha de notificación y
vencimiento.
 
Cordialmente,
 
Maria Alejandra Borda Suarez | Coordinadora Judicial – Dirección Legal Judicial.
 ((57-1) 5922929 Ext. 1101|,Dirección: Carrera 9 A #99 - 07
* maria.borda@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop |Bogotá – Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

 NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad

Sguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor

autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el

mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor.
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