26/8/24, 9:28 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RV: OFICIO SECRETARIA DE MOVILIDAD.

Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>
Vie 23/08/2024 16:29

Para:Daisy Carolina Lépez Romero <dclopez@gha.com.co>;Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>;CAD GHA
<cad@gha.com.co>

CC:Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>;Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>;Informes GHA
<informes@gha.com.co>

Estimados,
Doctores.

Cordial saludo,

Les comparto este documento que me envid el Dr. Camilo, para que porfa lo revisemos creo que
puede ser de importancia para la audiencia del lunes.

@CAD GHA porfa me ayudan cargando estas imdgenes al CT No. 21284, muchas gracias.

Les estaré compartiendo todo lo que me envien. Cordialmente,
JUAN PABLO MEDINA CAMPINO

ABOGADO JUNIOR
CENTRO DE ANALISIS DE INFORMACION Y
REPORTES

+57 310 8900998

medina@gha.com.co ABOGADOS & ASOCIADOS
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 4:21 p. m.

Para: Juan Pablo Medina Campiiio <jmedina@gha.com.co>
Asunto: RV: OFICIO SECRETARIA DE MOVILIDAD.
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Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

AP A A T L

SDM-SJC -24075 -2019

Bogota D.C, 05 de febrero de 2019

@eﬁums
AREA DE INDEMNIZACIONES
LA EQUIDAD SEGUROS
Calle 89 No. 9 A - 54 LOCAL 8
Bogota D.C.
Asunto: Rad. SDM 21733 de 2019
Cordial saludo,

Conforme a lo informado en el oficio de la referencia, donde se indica que. una vez
revisada por parte de la aseguradora la informacién enviada mediante oficio SDM-
SJC 6002-2019, no es viable tramitar la solicitud de validacion de la
documentacion para determinar si los 1.128 casos enviados son sujetos de pago
de siniestro. de acuerdo a las condiciones de asegurabilidad y requisitos para el
pago de indemnizaciones, me permito informar que, los casos en donde se solicita
la expedicion de certificacion en donde se registre el reporte generado a las
centrales de riesgos, esta subdireccion procedio a solicitar a través de radicado

NN e FIANAS 0 b -

I Asunto: Rad. SDM 21733 de 2019

Corchal saludo,

Conforme a lo informado en el oficio de la referencia, donde se indica que. una vez

. revisada por parte de la aseguradora la informacion enviada mediante oficio SOM-
" SJC 6002-2019. no es wviable tramitar la solictud de wvalidacion de |a
' documentacion para determinar si los 1,128 casos enviados son sujelos de pago

de siniestro, de acuerdo a las condiciones de asegurabilidad y requisitos para el
: pago de indemnizaciones. me permito informar que, los casos en donde se solicita

la expedicion de cerlificacion en donde se registre el reporte generado a las
centrales de nesgos, esla subdireccidon procedid a solicilar a traves de radicado
22699 de 2019 la certificacidn de los reportes generados. Igualmente es preciso
indicar que la enlidad se encuentra en tramile para el inicio del proceso contractual
para reporte en centrales de nesgos, por o que una vez nos alleguen las
respectivas cerificaciones, 5& anexard para corfinuar con el proceso de solicitud
de pago de siniestros de facilidades de pago garantizados con pdliza de seguro

‘Bogota mejor para fodos

Alentamente,

JANA SEPULVEDA AGUIRRE
Subdirectora de Jurisdiccion Coactiva
Saecretaria Destrital de Movilidad

Proyeci: Mana Carning Caslilo P Abodady - 20l -

De: Camilo Montano
Enviado el: viernes, 23 de agosto de 2024 4:18 p. m.
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26/8/24, 9:28 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Para: JUAN PABLO MEDINA CAMPINO <jmedina@gha.com.co>
Asunto: OFICIO SECRETARIA DE MOVILIDAD.

Hola Juan pablo,
Pude obtener esta carta.

Cordialmente,

Ivan Camilo Montano Bustos | Coordinador Judicial
& (601) 5922929 | = Cra.9A # 99 — 07 Piso 14| Horario de Atencién: 7:30 a.m. - 4:30 p.m.
P4 ivan.montano@laequidadseguros.coop | [=1  www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia

"\ equidad

sggums

Siquenes en:

noeo fUna asepuradora cooperativa con sentido soci

& Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribuciéon o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de

virus informaticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra pdgina web www.laequidadseguros.coop ingresando al banner ;Qué hacer en caso de siniestro?
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