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RV: INSTRUCCIONES. CTE Julian Esteban Sampedro AUDIENCIA DE CONCILIACION MD-008074 SINIESTRO:
10282814

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Mar 14/11/2023 16:34
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

CARGAR CORREO 21293

De: Juana Carolina Pernía Osorio <jpernia@gha.com.co>
Enviado: martes, 14 de noviembre de 2023 16:06
Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>; Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>;
Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RE: INSTRUCCIONES. CTE Julian Esteban Sampedro AUDIENCIA DE CONCILIACION MD-008074 SINIESTRO: 10282814
 
Buenas tardes apreciados doctores, 

REPORTE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN VIRTUAL. 

 

1.    Datos del caso. 

Despacho:   Centro de Conciliación Nacional

Naturaleza:  Conciliación 

Cuantía:   $33.350.000

Convocantes:  1.JULIAN ESTEBAN SAMPEDRO

Apoderado:   Dra. Claudia Pérez Velázquez. 

Convocados:   1. JUAN DAVID CARDONA

2. EQUIDAD SEGUROS GENERALES 

Radicado:  N/A

Apoderado designado:   Juana Carolina Pernía

 

 

2.    Inicio de la audiencia:  

Inicia la diligencia a las 10:10 am del 14 de noviembre de 2023. 

 

3.    Conciliación.  

- Se realiza un ofrecimiento inicial de $13.000.000 el cual fue rechazado de plano por la parte convocante. 
- Se solicita que se aterricen un poco más las pretensiones, tomando en cuenta los daños que fueron meramente esteticos del vehículo. 
- El convocante realiza una contraoferta de $26.000.000
- Se realiza un ofrecimiento de $16.000.000, el cual también fue rechazado, aludiendo que los repuestos originales de su vehículo son muy

costosos. 
- El convocante estableció que mínimo conciliaba en $23.000.000
- Debido a la cercanía del ofrecimiento, con el valor liquidado objetivamente, se solicito mediante llamada telefonica a la doctora Angela la

posibilidad de aumentar el monto de la conciliación, autorizando una cifra máxima de $18.299.000
- El tomador ofreció el valor de $1.800.000
- Después de desarrollado el acápite de negociación, el convocante acepta la oferta de $18.000.000 por parte de Equidad y $1.800.000 por

parte del tomador, para un total de $19.800.000



22/11/23, 16:42 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFlYmM1ZgAQAFOw4rqf0lZBislh9LXC4ys%3D 2/7

Debe aclarase que, debido a que en la presente diligencia no se convocó a RAPIDO TRANSPORTES LA VALERIA Y CIA S.C.A, el pago por parte de la
empresa tomadora del seguro quedó a cargo del conductor del vehículo el señor Juan David Cardona. 

Así las cosas, estaré pendiente a la remisión del acta y demás documentos necesarios para realizar el pago y se remitirán por este medio. 
 

Quedo atenta a cualquier requerimiento adicional. 

Saludos, 

 

 

JUANA CAROLINA PERNÍA OSORIO

 

 
ABOGADA  

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO  
  +57 322 6008434  
  jpernia@gha.com.com  

 

 GHA.COM.CO  
 

 
 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de
la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no
devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es
destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Enviado: sábado, 11 de noviembre de 2023 12:45
Para: Juana Carolina Pernía Osorio <jpernia@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>
Asunto: INSTRUCCIONES. CTE Julian Esteban Sampedro AUDIENCIA DE CONCILIACION MD-008074 SINIESTRO: 10282814
 
Buenas tardes Juana.

Cordial saludo, 

Comedidamente te remito las instrucciones para la audiencia del día 14 de noviembre de 2023 a las 10:00 a.m. En este caso la
compañía manifiesta que  debemos indicar que nos asiste ánimo conciliatorio. Iniciar ofrecimiento en $13.000.000, máximo a
ofrecer $16.530.006, se ajusta la cotización de acuerdo con las operaciones realizadas, cambio de piezas y mano de obra, se
descuenta el deducible el cual se encuentra a cargo del asegurado.

Para tu conocimiento en el correo que antecede encuentras la liquidación que realizó la compañia, adicionalmente,  es claro que la
mano de obra y los repuestos se encuentran inflados. Se realiza el ofrecimiento con ánimo conciliatorio, y para evitar un proceso
judicial, tratemos de conciliar en esta audiencia, cualquier cosa te comunicas con la Dra. Ángela (3103109023). 

Recuerda que los documentos en caso de conciliación (Equidad) son los siguientes: 

Formato de conocimiento del cliente. 

Formato de autorización pago indemnización. 

Certificación bancaria de la cuenta bancaria del convocante y/o apoderado con facultad de recibir. 

Cedula ampliada al 150% del convocante. 

Desistimiento de la acción penal autenticado y radicado ante la Fiscalia General de la Nación, si es el caso. 

Acta del acuerdo conciliatorio.

Plazo de pago: 20 días, contados a partir de la recepción física y electrónica de los documentos.   
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Dirección Cali:  Av 6 a Bis # 35n-100 ofc 212, Centro empresarial Chipichape en la ciudad de Cali. 

Dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co y tu correo corporativo.  

De igual forma puedes acceder a esta carpeta donde encontraras los formularios y documento en word con las cláusulas del
acuerdo.  

*** LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C***

Si es el caso agradezco se comuniquen, al celular 3103109023 con el fin de revisar el asunto. 

En la diligencia, recuerda seguir cada una de las recomendaciones contenidas en el manual de  audiencias extrajudiciales y la
instrucción exacta de la compañía. Ten en cuenta que no se hacen acuerdos parciales. Por último, recuerda que si el abogado es
quien va a recibir el pago verificar dentro del poder facultad de recibir.              

Una vez surtida la audiencia, recuerda notificar a la Compañía al correo audiencias@laequidadseguros.coop con copia a Ana Maria
Baron <abaron@gha.com.co>;  Gustavo Alberto Herrera Ávila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>;
John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Jeymar  Orozco  Rua <korozco@gha.com.co>;  y a mí. Por favor
remitir el informe en esta misma cadena de correos para guardar la trazabilidad del trámite, máximo al día siguiente de su
realización, si no tienes el acta o constancia, das alcance al correo cuando la tengas.  

Quedo atento si tienes alguna duda.

Cordialmente, 

 

 

JUAN DAVID VERGARA MELO 

 

ABOGADO JR.

             DERECHO PRIVADO

  +57 3057496064

  jvergara@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información

contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de

la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del

correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments. 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: jueves, 9 de noviembre de 2023 22:02
Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Asunto: RV: CONFIRMACIÓN DE DISPONIBILIDAD. CTE Julian Esteban Sampedro AUDIENCIA DE CONCILIACION MD-008074 SINIESTRO: 10282814
 
Cordial salido
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 14 de noviembre de
2023, a las 10:00 hrs.
 
Siniestro: 1 10282814
Caso OnBase: 176229
Fecha del siniestro: 05 de agosto de 2023
Fecha de aviso: 23 de agosto de 2023
Póliza: AA067971
Producto: RCE SERVICIO PUBL-116
Tomador: RAPIDO TRANSPORTES LA VALERIA Y CIA S.C.A
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Asegurado: AICARDO HERRERA MUÑOZ
Prima: Ok
Placa: SWX595
Amparos afectados: DAÑOS BIENES DE TERC
Valores asegurados: 160 SMMLV $185.600.000
Deducible DBT: 20%- $3.480.000
 
Convocante:  JULIAN ESTEBAN SAMPEDRO, en calidad de conductor del vehículo de placa IUB516
 
Antecedente:
 
Reclamante
JULIAN ESTEBAN SAMPEDRO MEJIA
Propietario vehículo de placa: IUB516
Tercero sin póliza vigente.
Responsabilidad: En fotos vehículo de placas SWX595 se incorpora en contravía al carril del tercero quien transita con la prelación
golpeándolo en la parte delantera vehículo de placas IBU516
Pretensiones: $33.350.010
           

LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN OBSERVACIONES

MANO DE OBRA (AJUSTADA) $ 2.975.000 AUTOLAB donde se ajusta la mano de obra de acuerdo con las operaciones
realizadas, cambio de piezas. 

REPUESTOS $ 20.932.550 AUTOLAB
 TOTAL $ 23.907.550  
ELEMENTOS ELIMINADOS $ 7.774.950 RADIADOR, BRAZO COMPENSADOR, ARREGLO PUERTA, PERSIANA
 TOTAL $ 16.132.599  
DEDUCIBLE $ 3.480.000 20% MINIMO 3 SMMLV

 OFRECIMIENTO $ 12.652.599  
 
Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las pretensiones del afectado y los
documentos con los
que las soporta.
 
Indicar que nos asiste ánimo conciliatorio iniciar ofrecimiento en $13.000.000, máximo a ofrecer $16.530.006, se ajusta la cotización de
acuerdo con las operaciones realizadas, cambio de piezas y mano de obra, se descuenta el deducible el cual se encuentra a cargo
del asegurado.
 
(Para su conocimiento, es claro que la mano de obra y los repuestos se encuentran inflados.)Se realiza el ofrecimiento con ánimo
conciliatorio, y evitar un proceso judicial, tratemos de conciliar en esta audiencia, cualquier cosa me llaman
 
Cotización $33.350.010
Cotización Ajustada al
50% $20.010.006
Deducible $3.480.000
Ofrecimiento $16.530.006

 
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor tomar fotos enviarlas adjuntas al
presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el fin de revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Angela Caicedo
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

mailto:audiencias@laequidadseguros.coop
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NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene
carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o
entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si   no es el receptor autorizado, cualquier
retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje,
favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido   inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus
informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
 
 
 

De: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 1 de noviembre de 2023 7:30 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;
Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: CONFIRMACIÓN DE DISPONIBILIDAD. CTE Julian Esteban Sampedro AUDIENCIA DE CONCILIACION MD-008074 SINIESTRO: 10282814
 
Apreciada Dra. Ángela. 
Cordial saludo, 
 
Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para asistir a la audiencia de conciliación del asunto de la
referencia, la cual se llevará a cabo de manera virtual, el día 14 de noviembre de 2023, a las 10:00 a.m.  en el Centro Nacional de Conciliación.  
 
Los hechos de la solicitud de conciliación refieren a un accidente de tránsito, ocurrido el pasado 05 de agosto de 2023, en el que estuvieron
involucrados los vehículos de placas IUB 516, conducido y de propiedad del señor Julián Esteban Sampedro; y SWX 595. 
 
Frente al particular es preciso señalar que la solicitud de conciliación es presentada por Julián Esteban Sampedro (Víctima directa).
 
Nos pondremos en contacto con el Centro de Conciliación con el fin de acceder a la solicitud y anexos. 
 
Finalmente, solicitamos el favor nos envíen  la póliza y su condicionado, la reclamación presentada ante la compañía y su correspondiente
respuesta, y los demás antecedentes que tenga la Compañía del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso.
 
Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
  JUAN DAVID VERGARA

MELO 
 

ABOGADO JR.

         
   

DERECHO PRIVADO

  +57 3057496064

  jvergara@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
 

 
 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no
comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario
del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera
confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient
you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are
not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 
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De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 30 de octubre de 2023 10:04
Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION MD-008074 SINIESTRO: 10282814
 
Cordial saludo
 
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial citada para el 14 de noviembre
de 2023, a las 10:00 hras, (según el documento adjunto), agradezco me pueda confirmar su disponibilidad para la atención de la
misma.
 
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene
carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o
entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si   no es el receptor autorizado, cualquier
retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje,
favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido   inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus
informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: viernes, 27 de octubre de 2023 9:10 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION
 
PSC
 

De: Correspondencia <correspondencia@laequidadseguros.coop>
Enviado el: jueves, 26 de octubre de 2023 4:53 p. m.
Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
CC: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION
 
                Buenas tardes
 
Remito scanner del documentos radicado por CENTRO NACIONAL DE CONCILAICION con numero interno 202310260000007
Para su respectiva gestión
               
 
 
Ten presente que ahora todas tus solicitudes las atendemos por la plataforma SGT Lever-it: Service Desk (laequidadseguros.coop)
 
Cordialmente:
Elkin Raul Romero Auxiliar de Correspondencia
(601) 5922929 Ext. 1063  Calle 100 # 9 A -45 Torre 3 Piso 14 | Horario de Atención: 7:00 a.m. – 4:00 p.m.
* correspondencia@laequidadseguros.coop | www.laequidadseguros.coop | Bogotá – Colombia

 
 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene
carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o
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entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier
retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje,
favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos,
ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
 
 


