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RV: VICTIMA. HENRY ALBERTO NIETO RUSSI. CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION
FISCALIA 43 LOCAL DE CALI radicado 760016099165202101416 14 de noviembre de 2023 a las
9:00 am placa TZN469

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Mar 21/11/2023 9:43
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

1 archivos adjuntos (610 KB)
AUDIENCIA FISCALIA 43 RAD. 202101416.pdf;

CARGAR CORREO Y ACTA 21307

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado: martes, 21 de noviembre de 2023 9:21
Para: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera
<mayala@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>
Asunto: RE: VICTIMA. HENRY ALBERTO NIETO RUSSI. CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION FISCALIA 43 LOCAL DE CALI
radicado 760016099165202101416 14 de noviembre de 2023 a las 9:00 am placa TZN469
 
Estimado Doctor Camilo, reciba un cordial saludo.

Comedidamente informo el desarrollo de la audiencia de conciliación de conciliación llevada a cabo el día 14 de
noviembre de 2023, ante la Fiscalía Local 43 de Cali, dentro de la cual se realizaron las siguientes diligencias:

1. Se verificó la comparecencia de las partes, dejando constancia que por parte de la aseguradora se hacía
presente el abogado Javier Salazar Paz, por lo que se me permitió estar en la audiencia, pero no figurar en
el acta.

2. Respecto al desarrollo de la diligencia, se le concedió el uso de la palabra a la apoderada de la víctima,
quien manifestó que sus pretensiones ascendían a la suma de 160 millones de pesos, y que ya habían
hecho reclamación ante la aseguradora.

3. Por parte de la aseguradora, se ratificó el ofrecimiento de 6 millones hecho a la víctima en otra
oportunidad, los cuales no fueron aceptados, pero se indicó que se estaba a la espera de la respuesta a la
reconsideración radicada a la compañía.

4. Teniendo en cuenta que no se logró llegar a un acuerdo, la fiscal declaró fracasada la etapa conciliatoria y
ordenó seguir con las investigaciones.

5. En conversaciones posteriores con la apoderada de víctima, se me informó que ellos estarían dispuestos a
conciliar por la suma de 90 millones de pesos, ofrecimiento que se dista bastante de las pretensiones
iniciales de 160 millones de pesos, por lo que me solicitó poner de presente dicha información a la
aseguradora.

Anexo la constancia de la audiencia.

Cordialmente
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NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

Abogado Senior

             ÁREA PENAL

 
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592

  ngil@gha.com.co 

   GHA.COM.CO

 
 

 

Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 1 de noviembre de 2023 15:47
Para: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera
<mayala@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>
Asunto: RE: VICTIMA. HENRY ALBERTO NIETO RUSSI. CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION FISCALIA 43 LOCAL DE CALI
radicado 760016099165202101416 14 de noviembre de 2023 a las 9:00 am placa TZN469
 
Estimado Doctor Camilo, reciba un cordial saludo.

Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo jurídico, y manifestamos que aceptamos gustosos la
asignación de atender la audiencia de conciliación, que se llevará a cabo el 14 de noviembre de 2023 a partir de
las 9 de la mañana, ante la Fiscalía 43 Local de Cali.
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Con el fin de cumplir a cabalidad con nuestra asignación, rogamos nos puedan indicar si para esta audiencia
existe ánimo conciliatorio y una suma autorizada para realizar un ofrecimiento, y si vamos en representación de
la aseguradora, o si nuestra defensa será para el indiciado.

Estaremos atentos a suministrar cualquier información adicional sobre el particular, y en espera de lo solicitado.

Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

Abogado Senior

             ÁREA PENAL

 
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592

  ngil@gha.com.co 

   GHA.COM.CO

 
 

 

Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 1 de noviembre de 2023 8:01
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: VICTIMA. HENRY ALBERTO NIETO RUSSI. CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION FISCALIA 43 LOCAL DE CALI
radicado 760016099165202101416 14 de noviembre de 2023 a las 9:00 am placa TZN469
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GUSTAVO ALBERTO HERRERA
ÁVILA

 

DIRECTOR GENERAL

             ÁREA DIRECCIÓN GENERAL

  +57 3155776200 - 602 6594075

  gherrera@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments

De: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Enviado: martes, 31 de octubre de 2023 18:13
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Cc: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
Asunto: RV: VICTIMA. HENRY ALBERTO NIETO RUSSI. CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION FISCALIA 43 LOCAL DE CALI
radicado 760016099165202101416 14 de noviembre de 2023 a las 9:00 am placa TZN469
 
Dr Herrera buenas tardes, agradezco asistir a esta diligencia, ya le remito el PREJU-
 
Cordialmente
 
 
CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL
PROFESIONAL ABOGADO
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. 6464330 
Calle 100 No. 9 A 45 Bogotá – CO
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No suele recibir correos electrónicos de juridicosdelahozortizsas@gmail.com. Por qué esto es importante

 
De: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL
Enviado el: martes, 31 de octubre de 2023 6:12
Para: DEISY PAOLA CHAVES GARCIA <pchaves@solidaria.com.co>
CC: ANA MILEIDY DIAZ HORTUA <anmdiaz@solidaria.com.co>; YENY MAGALY FORERO RENGIFO
<YMFORERO@solidaria.com.co>; SANDY JOHANA SALCEDO BARRERA <SASALCEDO@solidaria.com.co>
Asunto: RV: VICTIMA. HENRY ALBERTO NIETO RUSSI. CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION FISCALIA 43 LOCAL DE CALI
radicado 760016099165202101416 14 de noviembre de 2023 a las 9:00 am placa TZN469
 
Respetadas Doctoras buenas tardes, agradezco validación de antecedentes para diligencia del 14 de noviembre de 2023 a
las 9:00 am  placa TZN469 
 
Cordialmente
 
 
CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL
PROFESIONAL ABOGADO
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. 6464330 
Calle 100 No. 9 A 45 Bogotá – CO

 
 
 
 
 
 
De: Sandra Yamely Ortiz Pulido <juridicosdelahozortizsas@gmail.com>
Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2023 12:20
Para: Notificaciones <notificaciones@solidaria.com.co>
CC: henry.nieto7434@correo.policia.gov.co
Asunto: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION FISCALIA 43 LOCAL DE CALI radicado 760016099165202101416
 

Buenos dias Estimados señores,
 
Envió el oficio de la Fiscal 43 de Cali, para llevar a cabo 
audiencia de conciliación,  para el dia 14 de noviembre de
2023 a las 9:00 am en  la dirección:  la Avda Roosvelt 38-
31 piso 1, en el despacho de la fiscal,  a la Compañía
Solidaria   como aseguradora del vehículo de placa
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TZN469 y al señor HECTOR FABIO SALAZAR
CALDERON como conductor del vehículo de placa TZN469.
 
 
Agradeciendo su atención.
 
 
Atentamente,
 
--

*******************************************************************
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por
personas distintas de su(s) destinatario(s). Si recibió esta transmisión por error, por favor avise al remitente.

Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas antivirus y entendemos que no contienen virus ni
otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no esta afectado por virus y por

tanto Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es responsable por daños derivados del uso
de este mensaje.

This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person
other than its addressee(s). If received in error, please contact the sender. This message and any attachments
have been scanned and are believed to be free of any virus or other defect. However, recipient should ensure

that the message is virus free. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa is not liable for any
loss or damage arising from use of this message.

Ya visitó https://www.solidaria.com.co ?
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