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RV: RESULTADO: ACUERDO CONCILIATORIO II AUD. CONCILIACIÓN EXTRA JUDICIAL II
CONVOCANTE II SINIESTRO: 10270143

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Mié 06/12/2023 16:56
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

4 archivos adjuntos (9 MB)
CERTIFICADO BANCARIO y otros 2 documentos.pdf.eml; CamScanner 05-12-2023 16.37.pdf; CERTIFICADO BANCARIO.pdf; Acta
conciliación siniestro 10270143.pdf;

CARGAR 21320 

De: Catherine Andrea Pineda Molina <cpineda@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 6 de diciembre de 2023 15:55
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juan David Vergara
Melo <jvergara@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Ana María Barón
Mendoza <abaron@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>
Asunto: RV: RESULTADO: ACUERDO CONCILIATORIO II AUD. CONCILIACIÓN EXTRA JUDICIAL II CONVOCANTE II
SINIESTRO: 10270143
 
Cordial saludo.
 
Amablemente informamos nuestra comparecencia a la audiencia de conciliación extrajudicial
celebrada de forma presencial el día 05 de diciembre del 2023 en el Centro de Conciliación
De La Policía Nacional, dentro del trámite en referencia. 
 
A la diligencia comparecieron el convocante en compañía de su apoderado, la suscrita en
representación de Equidad Seguros. Los hechos objeto de conciliación se refieren al accidente
de tránsito en el que el vehículo del convocante sufrió daños materiales, razón por la cual sus
pretensiones ascienden a la suma de $11.430.372
  
Desarrollo de la audiencia: Inicialmente el convocante ratificó sus pretensiones en la suma
antes señalada, no obstante, luego de indicarle las razones de nuestro ofrecimiento, además
de exponer las ventajas de poder conciliar en esta instancia, el señor Cesar Augusto fue
realizando una reducción paulatina de sus pretensiones hasta llegar a la suma de $5.000.000.
Por lo anterior y pese a mi insistencia para aceptar la suma ofrecida, en aras de poder agotar
esta instancia de manera satisfactoria, me comuniqué a través de llamada telefónica con la
Dra. Angela, quien me autorizo de forma verbal la suma de $4.000.000 y concluir así la
audiencia.

Así las cosas, fue posible conciliar el presente asunto en la suma autorizada por la compañía;
las condiciones y forma de pago se describen en el Acta. Adjunto acta y documentos allegados
por el convocante el día de ayer a través de correo electrónico.
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Fecha tentativa de pago: viernes 5 de enero de 2024.

Cordialmente,

 

 

CATHERINE PINEDA MOLINA

 

ABOGADA JUNIOR

             ÁREA DE DERECHO PÚBLICO

  +57 3015252636

  cpineda@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o

no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser

destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de

manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como

de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 4 de diciembre de 2023 12:36
Para: Catherine Andrea Pineda Molina <cpineda@gha.com.co>; Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Asunto: RE: RESULTADO: SUSPENDE Y REPROGRAMA II AUD. CONCILIACIÓN EXTRA JUDICIAL II CONVOCANTE II
SINIESTRO: 10270143
 
Cordial saludo,
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 05 de diciembre de 2023, a las 10:00 hrs.
 
Siniestro 10270143
Caso OnBase: 158781
Fecha del siniestro: 09 de febrero de 2023
Fecha de aviso: 27 de febrero de 2023
Póliza: AA074944
Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 0116
Tomador: AUTOBUSES POBLADO LAURELES S.A
Asegurado: FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ URIB

https://gha.com.co/
https://gha.com.co/
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://gha.com.co/
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Prima: Ok
Placa: TTM336
Amparos afectados: Daños a bienes de terceros
Valores asegurados: 100 SMMLV ($116.000.000)
Deducible DBT: 10% min $2.320.000
 
Convocante: CESAR AUGUSTO GONZALEZ
 
 
Antecedente:
 
Reclamante: CESAR AUGUSTO GONZALEZ
Propietario Vehículo: RIF931
Pretensiones: $11.430.732
Responsabilidad: Tomando como base las fotos aportadas se evidencia que el vehículo asegurado no
mantuvo la distancia de seguridad ocasionando los daños en bien ajeno.
 
LIQUIDACIÓN    

MANO DE OBRA (AJUSTADA) $ 737.800 AUTOLARTE

REPUESTOS $ 6.094.110 AUTOLARTE

TOTAL $ 6.831.910  

ELEMENTOS ELIMINADOS $3.510.411

FAROL TRASERO IZQUIERDO,
LAMPARA COMBI TRASERA RH,
FASCIA, PANEL-RESPALDO
BAJO

TOTAL $ 3.321.498  

DEDUCIBLE $ 2.320.000 10% MINIMO 2 SMMLV

OFRECIMIENTO $ 1.001.498  

 
 
Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar que nos asiste ánimo conciliatorio máximo a ofrecer $3.417.582, (se ajusto mano de obra y se
reconoció IVA), las piezas eliminadas de acuerdo al daño presentado, no se reconocen, toda vez que
no son susceptibles de cambio o arreglos, no se evidencia detrimento alguno.  Tratemos de conciliar en
esta audiencia y manejar el ofrecimiento.
 

LIQUIDACIÓN
 Valores Valores Observaciones

Mano de obra (Ajustada) $ 1.500.000 Cotización AUTOLARTE

Repuestos $ 6.094.110 Cotización AUTOLARTE

Elementos eliminados repuestos $ 3.510.411
Farol trasero izquierdo. Lampara Combo
trasera RH. Fascia. Panel- Respaldo Bajo

Repuestos a reconocer $ 3.321.498  

Total, mano de obra y Repuestos $ 4.821.498  
Total, con IVA $ 5.737.582  

Deducible $ 2.320.000  
Total, a indemnizar $ 3.417.582  
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En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el
fin de revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Angela Caicedo
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido   inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor

 
De: Catherine Andrea Pineda Molina <cpineda@gha.com.co>
Enviado el: viernes, 24 de noviembre de 2023 4:05 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>; Gustavo
Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; John Edwar Banguera
Obando <jbanguera@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RV: RESULTADO: SUSPENDE Y REPROGRAMA II AUD. CONCILIACIÓN EXTRA JUDICIAL II CONVOCANTE II
SEGUNDA CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
 
Cordial saludo,
 
En alcance al correo anterior me permito aportar los documentos enviados por el apoderado
del convocante, en el que se observa la primera respuesta dada al señor Cesar Augusto por
parte de la compañía, los documentos con los que soportó su reclamación, entre otros.
 
Cordialmente,
 

 
  CATHERINE PINEDA

MOLINA
 

ABOGADA JUNIOR

          

  
ÁREA DE DERECHO PÚBLICO

  +57 3015252636

  cpineda@gha.com.co

mailto:audiencias@laequidadseguros.coop
https://gha.com.co/
https://gha.com.co/
mailto:cpineda@gha.com.co
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 GHA.COM.CO

 
 

 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o
no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como
de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-

commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended

recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 
 
 

De: Catherine Andrea Pineda Molina <cpineda@gha.com.co>
Enviado: viernes, 10 de noviembre de 2023 11:19
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>; Gustavo Alberto
Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; John Edwar Banguera
Obando <jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: RESULTADO: SUSPENDE Y REPROGRAMA II AUD. CONCILIACIÓN EXTRA JUDICIAL II CONVOCANTE II
SEGUNDA CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
 
Cordial saludo.
 
Amablemente informamos nuestra comparecencia a la audiencia de conciliación extrajudicial
celebrada de forma presencial el día 07 de noviembre del 2023 en el Centro de Conciliación
De La Policía Nacional, dentro del trámite en referencia. 
 
A la diligencia comparecieron el convocante en compañía de su apoderado, la suscrita en
representación de Equidad Seguros. Los hechos objeto de conciliación se refieren al accidente
de tránsito en el que el vehículo del convocante sufrió daños materiales, razón por la cual sus
pretensiones ascienden a la suma de $12.000.000
  
Desarrollo de la audiencia: Manifesté a la parte convocante la necesidad de realizar su
reclamación de manera directa en la página de la compañía, quienes indicaron que la misma
ya fue realizada y quedó radicada bajo el caso Nro. 158781 y reclamación Nro. 10270143.
Mencionaron, que conforme a la solicitud de la aseguradora fue aportado a dicha reclamación
dos cotizaciones la más económica por valor de $12.000.000, sin embargo, la compañía hizo
un ofrecimiento inicial por $1.000.000, suma de dinero con la que no se encuentran de
acuerdo.
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No suele recibir correos electrónicos de meval.cecop-not@policia.gov.co. Por qué esto es importante

Por lo anterior, la audiencia se reprogramó y se fijó nueva fecha para el próximo 05 de
diciembre de 2023 a las 10:00 a.m. en aras de que la Compañía pueda fijar una postura
frente a la anterior solicitud.
 
Adjunto notificación que reprograma.
 
Cordialmente,
 
 

 

 

CATHERINE PINEDA
MOLINA  

ABOGADA JUNIOR

          

  
ÁREA DE DERECHO PÚBLICO

  +57 3015252636

  cpineda@gha.com.co

 GHA.COM.CO
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De: MEVAL CECOP-NOT <meval.cecop-not@policia.gov.co>
Enviado: martes, 7 de noviembre de 2023 14:25
Para: notificacionesjudiciales@laequidadseguros.coop <notificacionesjudiciales@laequidadseguros.coop>;
cesargonza1312@gmail.com <cesargonza1312@gmail.com>;
juan.guarinjuridico@gmail.com <juan.guarinjuridico@gmail.com>; Catherine Andrea Pineda Molina
<cpineda@gha.com.co>
Asunto: SEGUNDA CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

INSPECCIÓN GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
CENTRO DE CONCILIACIÓN SEDE MEDELLÍN
 
Medellín, 07 de  noviembre de 2023
 
Señor/a 
LA EQUIDAD SEGUROS            
notificacionesjudiciales@laequidadseguros.coop                                                       
Celular: 3132971250 
Calle 3 Sur 42-65, Ed. Banco de Occidente 
Medellín - Antioquia 
 
Asunto:    SEGUNDA CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
                                                        
En atención a la solicitud realizada por el (la) señor(a) CESAR AUGUSTO GONZALEZ, para citar a audiencia de
conciliación extrajudicial en derecho al(a la) señor(a) LA EQUIDAD SEGUROS, por el asunto de RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL, de manera atenta y respetuosa se le notifica de la audiencia que tendrá lugar en el Centro
de Conciliación de la Policía Nacional Sede Medellín, ubicado en la Calle 48 No. 45-58, Comando de Policía Metropolitana del
Valle de Aburrá, teléfono fijo 5905900, extensión 31319, 31313, el día 05 DE DICIEMBRE DE 2023 a las 10:00 HORAS, a fin
de buscar las vías que lleven a la solución del conflicto por medio del mecanismo de la conciliación.
 

NOTA:           LA PARTE CONVOCANTE DEBERÁ  NOTIFICAR DEBIDAMENTE A LA PARTE CONVOCADA, MEDIANTE
CORREO CERTIFICADO, CORREO ELECTRÓNICO O DE FORMA PERSONAL CON FIRMA DE RECIBIDO, PARA LO
CUAL, SE ADJUNTA NOTIFICACIÓN EN FORMATO PDF
 

 
 

---Para evitar que su cuenta de correo personal institucional, sea víctima de suplantación, atacada por malware o phishing tenga presente no hacer click

en links desconocidos, ya que a traves de estos se solicita datos personales como contraseña, número de cédula y correo electrónico entre otros. Por tal

motivo deben abstenerse de suministrar información personal, institucional y bancaria.

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entendera como aceptado y se recepcionara como documento

prueba de la entrega del usurario (Ley 527 del 18-08-1999).

Mensaje Importante

mailto:notificacionesjudiciales@laequidadseguros.coop
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La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener información que

no es de carácter público, en caso de haber recibido este mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda a su eliminación; recuerde

que cualquier uso, difusión, distribución, copiado o divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.

 


