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RV: Solicitud Colaboración Saldos PROCESO CAMILO ALEJANDRO LUNA

Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Jue 22/02/2024 9:25
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Informes GHA <informes@gha.com.co>​
Equipo CAD, por favor guardar estos correos. 

Equipo informes, autorización conciliatoria para conocimiento. 

Santiago Rojas
Gerente General de Litigios

 

     
 
      www.gha.com.co

                       

 311 2825010

 (6) (2) 669 4075 - (6) (1) 743 6592

 srojas@gha.com.co

 

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>
Enviado: lunes, 19 de febrero de 2024 20:14
Para: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: Fwd: Solicitud Colaboración Saldos PROCESO CAMILO ALEJANDRO LUNA
 
Dr. Rojas,

Por favor proceder a conciliar pago directamente y únicamente a banco, el término máximo de pago
son 15 días hábiles. Precisar en el acta de conciliación el valor exacto a pagar por cada obligación, o en
caso tal, contemplar el pago que genere extinción total de los créditos.

Cordialmente,

---------- Forwarded message ---------
De: HENRY ALONSO DAZA MELGAREJO <henryalonso.daza@bbva.com>
Date: lun, 19 feb 2024 a las 11:38
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Subject: Re: Solicitud Colaboración Saldos PROCESO CAMILO ALEJANDRO LUNA
To: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>
Cc: H & A Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Alexandra;

00130158009607400195_$4.789.000,oo Mora
00130158009612478501_$3.786.000,oo Mora

Cordial saludo,

image.png
Henry Alonso Daza Melgarejo
Procesos Judiciales - Abogado
Tel. (057) + (91) + (3471600) Ext. 11176  
henryalonso.daza@bbva.com

 Carrera 9 No. 72-21 Piso 10, Bogotá - Colombia 
Esta comunicación es emitida por un abogado en ejercicio y por tanto está sujeta a secreto profesional, es confidencial y para su uso 

exclusivo por parte de su destinatario/a.  Si ha recibido esta comunicación por error, su lectura, copia y uso están prohibidos, en cuyo caso le 

rogamos que la borre y nos lo comunique inmediatamente.

This communication is issued by a practising lawyer and is therefore subject to professional secrecy, it is confidential and for the exclusive 

use of the addressee.  If you have received this communication in error, its reading, copying and use are prohibited, in which case please delete it and 

inform us immediately.

El lun, 19 feb 2024 a la(s) 10:48 a.m., ALEXANDRA ELIAS SALAZAR (alexandra.elias@bbva.com) escribió:
Buenos Días Estimado Dr. Henry,

Por medio del presente acudo a tu valiosa colaboración a fin de que por favor me colabores con el
saldo del crédito a hoy y a fecha de siniestro del presente caso:

Asegurado: CECILIA INES MONTOYA DE LUNA
 CC: 32514992
Obligación: 9607400195 y 9612478501
Siniestro: 11-01-2023

Cordialmente,

  BBVA Seguros 
Alexandra Elías Salazar
SEGUROS COL - LEGAL DISCIPLINE ASSOCIATE I 
alexandra.elias@bbva.com

  Carrera 9 N° 72-21, Piso 8, Bogotá D.C. 
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--
  BBVA Seguros 
Alexandra Elías Salazar
SEGUROS COL - LEGAL DISCIPLINE ASSOCIATE I 
alexandra.elias@bbva.com

  Carrera 9 N° 72-21, Piso 8, Bogotá D.C. 
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