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RV: RESULTADO: NO ACUERDO || AUDIENCIA DE CONCILIACION || VICTIMA: RUTH
ESPERANZA REYES || FECHA: 18-ENE-24 H:2PM || RAD.196226008771202000132 || SINIESTRO:
10215111

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Vie 19/01/2024 17:01
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

1 archivos adjuntos (2 MB)
NO ACUERDO - RUTH REYES.pdf;

Nº 21445

De: Kennie Lorena García Madrid <kgarcia@gha.com.co>
Enviado: jueves, 18 de enero de 2024 20:53
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil
Ramos <ngil@gha.com.co>; Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>;
John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>; Kelly
Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>
Asunto: RESULTADO: NO ACUERDO || AUDIENCIA DE CONCILIACION || VICTIMA: RUTH ESPERANZA REYES || FECHA: 18-
ENE-24 H:2PM || RAD.196226008771202000132 || SINIESTRO: 10215111
 
Apreciados Dres. buenas tardes,

Comedidamente informo nuestra comparecencia a la audiencia de conciliación extrajudicial celebrada el día de
hoy, 18 de enero de 2024, en la Fiscalía Local 02 de Popayán.  

A la diligencia compareció la señora Ruth Esperanza Reyes Caicedo y su apoderada la Dra. María José Aza
como parte querellante; el señor Cristian Enrique Mellizo Pérez y el señor Jesús Antonio Muñoz Lebaza como
representante legal de la empresa Transtimbio.

Los hechos de la solicitud de conciliación refieren a un accidente de tránsito, ocurrido el pasado 12 de
diciembre de 2020 aproximadamente a las 9am cuando el vehículo de placas TKK-735 se salió de la vía
cayendo por un abismo. En el hecho la señora Ruth Esperanza Reyes viajaba como pasajera y resultó con
lesiones. 

Pretensiones: Ascienden a la suma de $35.000.000 por conceptos de perjuicios materiales e inmateriales. 

Desarrollo de la audiencia: La apoderada de la parte querellante realizó un breve relato sobre los hechos, las
lesiones y solicitó como pretensiones la suma de $35.000.000. Acto seguido se manifestó en representación de
la compañía que es indispensable que presenten la reclamación formal con los documentos que soporten la
cuantía de lo pretendido, la ocurrencia del hecho y la acreditación de las lesiones, si hay lugar. En ese sentido,
la Fiscal levantó constancia de no acuerdo e indicó a la querellante que presente la reclamación a la compañía.

Una vez la querellante presente la reclamación formal se convocará nuevamente a audiencia si existe ánimo
conciliatorio por parte de la compañía aseguradora.  
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Se adjuntan constancias de no acuerdo.

Cordialmente,

KENNIE LORENA GARCIA MADRID

 

ABOGADA SENIOR

             ÁREA DE DERECHO PÚBLICO

  +57 322 514 4706 

  kgarcia@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 15:57
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera
<mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: RE: ENVIO CITACION CONCILIACION 202000132 Radicado: 196226008771202000132
 
Buen día Nestor
 
Remito indicaciones para audiencia reprogramada para el 18 de enero de 2024, en fiscalía
 
Siniestro 10215111
Caso OnBase: sin
Fecha del siniestro: 12 de diciembre de 2020
Póliza: AA003688
Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 1006
Tomador: COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE TIMBIO COOTRANSTIMBIO
Asegurado: MIRYAM CECILIA SOLARTE G
Prima: Ok
Placa: TKK735
Amparos afectados: incapacidad
Valores asegurados: (100 SMMLV - $87.780.300)
 
Convocante: Fiscalia CUI 196226008771202000132 por lesiones de RUTH ESPERANZA REYES CAICEDO
 

https://gha.com.co/
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Antecedente: Registro de aviso de siniestro, reporte “el conductor pierde el control del vehículo choca con una
barrera de seguridad y cae a un abismo de 60 mts resultando 9 pasajeros lesionados entre ellos RUTH ESPERANZA
REYES CAICEDO de 58 años.
- Accidente de tránsito se presenta en tramo de vía nacional que conduce de Mojarras (Cauca) - Popayán en
el km 68 +300 mts, en el cual se vio implicado el vh de placa TKK735 conducido por CHIRISTIAN ENRIQUE MELLIZO
PEREZ.
IPAT codifica 116 al asegurado por exceso de velocidad, el vehículo asegurado se vuelta y se sale de la vía,
dejando como resultado 5 pasajeros muertos y 8 lesionados.
Sobrecupo: NO.
 
Análisis: A la fecha sin reclamo de victima RUTH ESPERANZA REYES CAICEDO. Sin información de lesiones, daños
o pretensiones.
 
Indicaciones: agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las pretensiones del
afectado y los documentos con los que las soporta. Indicar que es preciso que presente la reclamación a través
de la página web www.laequidadseguros.coop en la sección Siniestros –  ¿Qué hacer en caso de siniestro?
botón Radicación, con el fin de que podamos analizar su solicitud y emitir una respuesta de fondo y definitiva.
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor enviarlos al
correo audiencias@laequidadseguros.coop con el fin de revisar el caso.
 
 
Cordialmente,
 
Lorena Cortés Bonilla | Analista de indemnizaciones
( (1) 592 29 29 Ext. 1079| Horario de atención: 7:00 a.m. – 4:00 p.m.
* lorena.cortes@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es

propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su

custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por

la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus

informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 

De: audiencias
Enviado el: miércoles, 29 de noviembre de 2023 4:12 p. m.
Para: GHA NÉSTOR RICARDO GIL RAMOS <ngil@gha.com.co>
Asunto: RV: ENVIO CITACION CONCILIACION 202000132 Radicado: 196226008771202000132
 
Gracias por la información. Te confirmo número de siniestro: 10215111, y por fa se agendan para el 18 de enero. Gracias
 
De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 29 de noviembre de 2023 11:54 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón
Mendoza <abaron@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
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<jbanguera@gha.com.co>; Natalia Gómez Córdoba <secretaria@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>
Asunto: RE: ENVIO CITACION CONCILIACION 202000132 Radicado: 196226008771202000132
 
Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.
 
Comedidamente informo que la audiencia de mañana no se llevará a cabo, por cuanto la fiscalía se encontrará en
jornada de paro.
 
El despacho, dando respuesta a nuestro requerimiento, nos informó que la audiencia se realizará el 18 de enero de
2024, y nos compartió los siguientes datos:
 
Datos:
En el presente evento resultaron fallecidos las siguientes personas
MOSQUERA DOMITILA Cedula 25634764
JIMENES HOYOS YOLANDA Cedula 25487162
RENGIFO MARIA LEONOR Cedula 34675199
SILVA LOZANO DAVID ALEJANDRO TI 1058963070
RUANO IJAJI CARLOS OLIVEN TI 1123329735
VICTIMA LESIONADA QUIEN SOLICITA CONCILIACION: RUTH ESPERANZA REYES CAICEDO:
Cedula: 25.636.039
VEHICULO: clase Buseta placas TKK 735
CONDUCTOR: CRISTIAN ENRIQUE MELLIZO PEREZ
 
Quedamos atentos a sus comentarios y valiosas observaciones.
 
Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

 
Abogado Senior  

             ÁREA PENAL  

 
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592

 

  ngil@gha.com.co   

 

 

 

 GHA.COM.CO  
 

 
 

Reservar un momento para reunirse conmigo
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
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De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado: viernes, 24 de noviembre de 2023 8:28
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón
Mendoza <abaron@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Natalia Gómez Córdoba <secretaria@gha.com.co>
Asunto: RE: ENVIO CITACION CONCILIACION 202000132 Radicado: 196226008771202000132
 
Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.
 
Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo jurídico, y manifestamos que aceptamos gustosos la
asignación de representar a la compañía, en audiencia de conciliación que se llevará a cabo el día 30 de
noviembre de 2023, a partir de las 9:30 de la mañana, en la Fiscalía 02 de vida de Popayán - Cauca.
 
Comedidamente informamos que nos encontramos realizando las averiguaciones correspondientes sobre los datos
del siniestro que dio origen al proceso penal, los cuales serán compartidos, una vez recibamos respuesta de la
fiscalía.
 
Estaremos atentos a suministrar cualquier información adicional.
Cordialmente
 

NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

 
Abogado Senior  

             ÁREA PENAL  

 
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592

 

  ngil@gha.com.co   

 

 

 

 GHA.COM.CO  
 

 
 

Reservar un momento para reunirse conmigo
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
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must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

 
 
 
 
 

 

 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 22 de noviembre de 2023 21:24
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Asunto: RV: ENVIO CITACION CONCILIACION 202000132 Radicado: 196226008771202000132
 
Cordial saludo
 
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial citada para
el 30 de noviembre de 2023, a las 9:30 hras, (según el documento adjunto), agradezco me pueda confirmar su
disponibilidad para la atención de la misma.
 
POR FAVOR INDAGAR ANTES DE AUDIENCIA EL MOTIVO DE LA CONVOCATORIA
 
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad

Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si   no es el receptor

autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o   copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error   recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el

mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor.

 
 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: martes, 21 de noviembre de 2023 8:14 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: ENVIO CITACION CONCILIACION 202000132
 
PSC

De: Ruby Millerlandy Muñoz Delgado <ruby.munoz@fiscalia.gov.co>
Enviado: lunes, 20 de noviembre de 2023 4:15 p. m.
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Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: ENVIO CITACION CONCILIACION 202000132
 
 
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene
información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual
está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente
prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía
a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra
estrictamente prohibido.
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