
RV: AUTORIZACION DE NEGOCIACION SINIESTRO 107365007

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Mié 2024-08-14 14:11
Para:​Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>​

ALLIANZ

De: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 14 de agosto de 2024 12:07
Para: Carlos Esteban Franco Zuluaga <cfranco@gha.com.co>
Cc: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: AUTORIZACION DE NEGOCIACION SINIESTRO 107365007
 

Esteban:
Por favor procedamos con la negociación final y confirmemos con el demandante las condiciones para empezar a elaborar el contrato.

Mil gracias.
Cordialmente, 

Maria Camila Agudelo
Coordinadora Derecho Privado Bogotá y Centro

Email: mcagudelo@gha.com.co |  318 380 0187

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Cupasachoa Herrera, Yuli Natalia (ALLIANZ COLOMBIA) <yuli.cupasachoa@allianz.co>
Enviado: martes, 13 de agosto de 2024 14:26
Para: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Brayan Alexander Gil Pardo <bgil.settbrokers@gmail.com>; Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA)
<gina.garcia@allianz.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: RE: AUTORIZACION DE NEGOCIACION SINIESTRO 107365007
 

Internal

Buen día doctores,
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Siniestro 107365007
GARANTIA: PTH
APL  173918
 
ANALISIS: Se debe tener en cuenta que con anterioridad se tramitó la cancelación de matricula y por lo tanto, a la fecha no se adeuda impuestos, ya que previo al
proceso judicial se había iniciado el proceso de conciliación pero este se detuvo, por lo tanto, se puede concluir que el proceso de pago, cancelación de matricula y
demás se encuentran ok y se puede proceder al pago.
 
INSTRUCCIONES: Se autoriza $150.000.000 pago a 5 días hábiles.
 
 
 
Natalia Cupasachoa Herrera
Abogada Profesional Procesos Judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims y Transformación.
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13ª Nro. 29 -24                                                       
📞 (+57)3160246268           
yuli.cupasachoa@allianz.co   

 
De: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Enviado el: martes, 30 de julio de 2024 4:17 p. m.
Para: Brayan Alexander Gil Pardo <bgil.settbrokers@gmail.com>; Garcia Quintero, Gina (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
CC: Cupasachoa Herrera, Yuli (ALLIANZ COLOMBIA) <yuli.cupasachoa@allianz.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago
Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: RE: AUTORIZACION DE NEGOCIACION SINIESTRO 107365007
 
Estimados:
 
Comedidamente confirmamos que el señor Alex Cardozo ya realizó la cancelación de la matricula y el traspaso a Allianz Seguros S.A. desde mayo de
2022 como se registra en la información de RUNT:
 

 
Así mismo, confirmamos que el vehículo se encuentra en estado INACTIVO en el portal de pagos de la Gobernación del Atlántico:
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Quedamos atentos a cualquier inquietud.
Cordialmente, 
 

Maria Camila Agudelo
Coordinadora Derecho Privado Bogotá y Centro

Email: mcagudelo@gha.com.co |  318 380 0187

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended

14/8/24, 3:37 p.m. Correo: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADU0YmRmNjk3LTQ2Y2ItNDU2ZS1iMjI0LWE3NGNjZjdmM2IzMgAQAGTTPiYD0kcCgzMpifN4Tu8%3D 3/5

mailto:mcagudelo@gha.com.co
http://gha.com.co/
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA


recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

 
 
 
 

De: Brayan Alexander Gil Pardo <bgil.settbrokers@gmail.com>
Enviado: martes, 30 de julio de 2024 15:00
Para: Garcia Quintero, Gina (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Cc: Cupasachoa Herrera, Yuli (ALLIANZ COLOMBIA) <yuli.cupasachoa@allianz.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>;
Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Asunto: Re: AUTORIZACION DE NEGOCIACION SINIESTRO 107365007
 

Some people who received this message don't often get email from bgil.settbrokers@gmail.com. Learn why this is important

Buen dia Gina,
 
Te agradezco me confirmes el No de identificación del propietario ya que validando en el RUNT con el aportado en la imagen de la póliza indica que no es
el No del propietario actual del vehículo (Adjunto Comprobante).
 
Saludos 
 

 
El mar, 30 jul 2024 a las 14:13, Garcia Quintero, Gina (ALLIANZ COLOMBIA) (<gina.garcia@allianz.co>) escribió:

Internal

 
 
 
Estimada Maria Camila,
 
Se autoriza la suma de $140.000.000. importante:
 

1. Debe garantizar pago de impuestos y multas hasta el 28/10/2021, fecha en la cual ocurrió el siniestro.
2. @Cupasachoa Herrera, Yuli (ALLIANZ COLOMBIA) nata se ajusta la reserva en las garantías 3525- 47.
3. El pago de impuestos y costo de cancelación y traspaso lo debe cubrir la compañía.
4. Días para gestionar el pago 20 días hábiles.
5. Se escala el caso a sett para que una vez se concilie el caso se pongan en contacto con el asegurado.
6. bgil.settbrokers@gmail.com, para agilizar un poco, nos puedes confirmar  si esta placa debe impuestos, multas etc y el costo de cancelación y

traspaso del vehículo.
 

14/8/24, 3:37 p.m. Correo: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADU0YmRmNjk3LTQ2Y2ItNDU2ZS1iMjI0LWE3NGNjZjdmM2IzMgAQAGTTPiYD0kcCgzMpifN4Tu8%3D 4/5

mailto:bgil.settbrokers@gmail.com
mailto:gina.garcia@allianz.co
mailto:yuli.cupasachoa@allianz.co
mailto:gherrera@gha.com.co
mailto:informes@gha.com.co
mailto:mkrodriguez@gha.com.co
mailto:mcagudelo@gha.com.co
mailto:bgil.settbrokers@gmail.com
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
mailto:gina.garcia@allianz.co
mailto:yuli.cupasachoa@allianz.co
mailto:bgil.settbrokers@gmail.com


 
 
Muchas gracias.
 
Gina Paola Garcia Quintero
Coordinadora de Procesos judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0246295
✉ Gina.Garcia@allianz.co
 

 

 
--
Lo invitamos a consultar el estado de su trámite en nuestra plataforma virtual www.settbrokers.com
 
BRAYAN GIL 
Coordinador De Operaciones | SETT BROKERS S.A.S
Av Calle 28 # 19-73, Teusaquillo, Bogotá (Colombia)
(+571) 7811846 – (+57) (314) 6635791
bgil.settbrokers@gmail.com 
www.settbrokers.com
 
Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los
destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

P Cuida el medio ambiente, no imprimas este email
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