23/12/24, 10:27 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

E Outlook

RE: TRANSACCION - DOCS PARA PAGO || DTE: DIANA ALEJANDRA ARRIGUI ORTEGON || DDO: LUIS HUMBERTO LARGO, JOSE
ANTONIO CELY, DORA MARIA BUITRAGO, NELSON ESCOBAR, HDI SEGUROS S.A || REDELEX 586414

Desde Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Fecha Lun 23/12/2024 9:51
Para Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

cc Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>;
Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

Estimada Mafe, muy buenos dias,
Amablemente solicito tu valiosa ayuda informando al apoderado de los demandantes que ya les ingresé el pago.
CAD: porfa cargar la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Mufioz Nievez

Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucidn, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la
informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la informaciéon aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments.

De: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>

Enviado: lunes, 23 de diciembre de 2024 09:44

Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Asunto: RE: TRANSACCION - DOCS PARA PAGO | | DTE: DIANA ALEJANDRA ARRIGUI ORTEGON | | DDO: LUIS HUMBERTO LARGO, JOSE ANTONIO CELY,
DORA MARIA BUITRAGO, NELSON ESCOBAR, HDI SEGUROS S.A | | REDELEX 586414
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23/12/24, 10:27 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook
Hola Mayerly.

Te confirmo que le pago fue hecho el pasado 18 de diciembre.
Cordialmente,

Andrea Sierra Amado

l'thl seguros_colombia_logo_r

ledes Abogada Especialista de Procesos Judiciales

Oficina Principal | Calle 72 No. 10 — 07 | Bogota,Colombia
l'HreIoj Horario de atencién: L/J 7:30 a.m. - 5:00 p.m. y V 8:00 a.m. - 2:00 p.m.
"

andrea.sierra@hdi.com.co
l'Lusitio-web (1) www.hdi.com.co
]

De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Enviado el: lunes, 23 de diciembre de 2024 9:30 a. m.

Para: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Asunto: RV: TRANSACCION - DOCS PARA PAGO | | DTE: DIANA ALEJANDRA ARRIGUI ORTEGON || DDO: LUIS HUMBERTO LARGO, JOSE ANTONIO CELY,
DORA MARIA BUITRAGO, NELSON ESCOBAR, HDI SEGUROS S.A | | REDELEX 586414

Estimada Andrea, recibe un cordial saludo,

Amablemente nos permitimos remitir un gentil recordatorio del correo que antecede, con el fin de confirmar si la compafiia ya cuenta con el
respectivo soporte de pago, toda vez que el término para el mismo fenece el dia de hoy, 23 de diciembre del 2024.

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.

Cordialmente,

Mayerly Ayala Rivera

Abogada Junior
Email: mayala@gha.com.co | 301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicaciéon, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la
informacion contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments.

De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 11 de diciembre de 2024 16:50
Para: Sierra Amado,Andrea <andrea.sierra@hdi.com.co>
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23/12/24, 10:27 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: TRANSACCION - DOCS PARA PAGO | | DTE: DIANA ALEJANDRA ARRIGUI ORTEGON || DDO: LUIS HUMBERTO LARGO, JOSE ANTONIO CELY,
DORA MARIA BUITRAGO, NELSON ESCOBAR, HDI SEGUROS S.A | | REDELEX 586414

Estimada Andrea, recibe un cordial saludo,

Amablemente nos permitimos informar que, el dia de hoy recibimos los documentos respectivos para el pago del acuerdo de transaccién
celebrado con la parte actora, los cuales se encuentran cargados en Redelex. Asi pues, el término para el pago fenece el dia 23 de diciembre del
2024.

Agradecemos nos puedas compartir el respectivo comprobante de pago.
Quedamos atentos a tus valiosos comentarios.

Cordialmente,

Mayerly Ayala Rivera

Abogada Junior
Email: mayala@gha.com.co | 301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucidn, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la
informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments.

De: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>

Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 11:09

Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Cc: Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Asunto: (actualizacion CJ 586414) | | DTE: DIANA ALEJANDRA ARRIGUI ORTEGON || DDO: LUIS HUMBERTO LARGO, JOSE ANTONIO CELY, DORA MARIA
BUITRAGO, NELSON ESCOBAR, HDI SEGUROS S.A | | REDELEX 586414

Estimada Dra. Mayerly,

Agradezco actualizar el CJ: 586414:
Siniestro No.53811

Subsiniestro: 2

Ramo AUTOS

Sucursal BOGOTA

Saludos
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23/12/24, 10:27 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Lina Lopez Ortega
l#.hdi_seguros_colombia_logo_re Subdirectora Legal de Siniestros
des
L’;pin-de-mapa Oficina Principal | Cra. 7 No. 72 - 13 |
Bogota,Colombia
L':jllamar PBX: +(57) 601 604 5050
tireloj Horario de atencién: L/J 7:00 a.m. - 4:30 p.m.y V

L
8:00 a.m. - 2:00 p.m.

| correo lina.lopez@hdi.com.co

www.hdi.com.co

De: Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Enviado el: jueves, 8 de febrero de 2024 12:08 p. m.

Para: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>

Asunto: RE: PROYECTO CONTESTACION | | DTE: DIANA ALEJANDRA ARRIGUI ORTEGON || DDO: LUIS HUMBERTO LARGO, JOSE ANTONIO CELY, DORA
MARIA BUITRAGO, NELSON ESCOBAR, HDI SEGUROS S.A | | REDELEX 586414

Buena tarde,

Sefores;
HDI Seguros

Comedidamente solicito los siguientes datos de este proceso:
Radicado, sucursal, siniestro, poliza, y ramo

De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Enviado: viernes, 26 de enero de 2024 12:01

Para: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Rubiano Jimenez, Paola Alejandra <paola.rubiano@hdi.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>;
Juana Carolina Pernia Osorio <jpernia@gha.com.co>

Asunto: RV: PROYECTO CONTESTACION | | DTE: DIANA ALEJANDRA ARRIGUI ORTEGON || DDO: LUIS HUMBERTO LARGO, JOSE ANTONIO CELY, DORA
MARIA BUITRAGO, NELSON ESCOBAR, HDI SEGUROS S.A | | REDELEX 586414

Apreciada doctora Lina, reciba un cordial saludo
Amablemente nos permitimos remitir proyecto de contestaciéon a la demanda y al llamamiento en garantia para su respectiva aprobacion. Asi

mismo, informamos que los honorarios propuestos para el mismo son de 16 SMMLYV, los cuales se causan con la contestacién y terminacion del
proceso.

El proceso quedo registrado en la plataforma REDELEX con el ID 586414. Amablemente solicitamos nos suministre el nimero del siniestro para

diligenciar completamente la plataforma.

Nota: Adicionalmente, solicitamos amablemente la confirmacién del condicionado aplicable a la péliza dado que, en bisqueda de internet
obtuvimos estos dos que son del mismo nimero, pero sustancialmente distintos.

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.
Cordialmente,
MAYERLY AYALA RIVERA

ABOGADA JUNIOR =
AREA INFORMES G H A ul

+57 301 394 2039
ABOGADOS & ASOCIADOS

mayala@gha.com.co

— o

GHA.COM.CO
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23/12/24, 10:27 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la
informaciéon contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments.

De: Rubiano Jimenez, Paola Alejandra <Paola.Rubiano@Hdi.com.co>

Enviado: miércoles, 10 de enero de 2024 23:36

Para: Juana Carolina Pernia Osorio <jpernia@gha.com.co>; Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>

Cc: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Ana
Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>

Asunto: RE: ACEPTACION ASIGNACION | | RV: (designacién / vigilancia) SXL489 DEMANDANTE: DIANA ALEJANDRA ARRIGUI ORTEGONDEMANDADO: LUIS
HUMBERTO LARGO, JOSE ANTONIO CELY, DORA MARIA BUITRAGO, NELSON ESCOBAR, HDI SEGUROS S.A

Estimada Dra. Juana, buenas noches.
Esperamos que se encuentre muy bien, en atencién a su amable solicitud nos permitimos adjuntar lo requerido.
Agradecemos la amable atencion, cualquier inquietud con gusto sera atendida.

Cordialmente,

Alejandra Rubiano Jiménez | Analista Legal de Siniestros | HDI Seguros S.A.
Oficina Principal | Carrera 7 No. 72 — 13 Piso 7 | Bogota, Colombia

PBX: (601) 4045050 Ext. 56403 | paola.rubiano@hdi.com.co | Celular: 3224198173
www.hdi.com.co | Facebook HDI | Linkedin HDI | Youtube HDI

De: Juana Carolina Pernia Osorio <jpernia@gha.com.co>

Enviado: viernes, 5 de enero de 2024 9:14

Para: Rubiano Jimenez, Paola Alejandra <Paola.Rubiano@Hdi.com.co>; Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>

Cc: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Ana
Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>

Asunto: RE: ACEPTACION ASIGNACION || RV: (designacion / vigilancia) SXL489 DEMANDANTE: DIANA ALEJANDRA ARRIGUI ORTEGONDEMANDADO: LUIS
HUMBERTO LARGO, JOSE ANTONIO CELY, DORA MARIA BUITRAGO, NELSON ESCOBAR, HDI SEGUROS S.A

Cordial saludo apreciados doctores,
Estimadas doctoras @Paola.Rubiano@Hdi.com.co y @Lina.Lopez@hdi.com.co

Me permito reiterar amablemente la solicitud de antecedentes del caso en asunto:

POLIZA:
Producto Tomador Asegurado Numero Vigencia
poliza
Pdliza de Seguro de JOSE ANTONIO JOSE No. 25/08/2021 al
Automoviles CELY GIL ANTONIO 4284219 23/01/2022
CELY GIL

SOLICITUD DE ANTECEDENTES:

Afin de llevar a cabo la defensa de la entidad solicitamos la remision de los siguientes:

o Poliza No. 4284219 y su clausulado.
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23/12/24, 10:27 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Reclamacion previa del pasado 14 de enero de 2022

Objecion

En caso de existir, reconsideracion.

Informacion de ofrecimientos realizados por la compafiia y de ser el caso contrato de transaccion.

O o o o

Adicionalmente, les agradecemos la remision de todos los documentos, comunicaciones y demas que tengan como antecedentes del
asunto, con el fin de sustentar la contestacion de la demanda.

Muchas gracias de antemano,

Atento saludo,

JUANA CAROLINA PERNIiA OSORIO
ABOGADA
AREA DE DERECHO PRIVADO
+57 322 6008434

jpernia@gha.com.com

ABOGADOS & ASOCIADOS
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la
informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la informaciéon aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments

De: Juana Carolina Pernia Osorio <jpernia@gha.com.co>

Enviado: jueves, 14 de diciembre de 2023 8:41

Para: Paola.Rubiano@Hdi.com.co <Paola.Rubiano@Hdi.com.co>; Lina.Lopez@hdi.com.co <Lina.Lopez@hdi.com.co>

Cc: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Ana
Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Asunto: ACEPTACION ASIGNACION | | RV: (designacion / vigilancia) SXL489 DEMANDANTE: DIANA ALEJANDRA ARRIGUI ORTEGONDEMANDADO: LUIS
HUMBERTO LARGO, JOSE ANTONIO CELY, DORA MARIA BUITRAGO, NELSON ESCOBAR, HDI SEGUROS S.A

Cordial saludo apreciados doctores,

Estimadas doctoras @Paola.Rubiano@Hdi.com.co y @Lina.Lopez@hdi.com.co

Me permito remitir la solicitud de antecedentes del caso en asunto:

1. DATOS GENERALES:

Juzgado: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO VALLE
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23/12/24, 10:27 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Radicado: 768924003002- 2022-00545-00
Proceso: VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Demandante: DIANA ARRIGUI ORTEGON
Demandados: JOSE ANTONIO CELY GIL

Fecha de notificacién: la admision del llamamiento en garantia fue notificado personalmente el 12 de diciembre de 2023.
Fecha limite para contestar: 30 de enero de 2024

4. HECHOS:

De acuerdo con los hechos narrados con el libelo introductorio a la demanda, el dia 22 de octubre de 2021, se presentd un
accidente de transito en el kildbmetro 16 via Yumbo — Mulalo del departamento de Valle del Cauca.

El accidente de transito relacionado, fue un muiltichoque que se produjo cuando el vehiculo tipo camién asegurado de placas SXL-489
de propiedad Jose Antonio Cely y conducido por el sefior Luis Humberto Largo Gil no guarda la distancia de seguridad y colisiona con el
vehiculo de placas KHJ-869 que era conducido por el sefor Nelson Escobar Ramirez el cual, posteriormente colisiono con el vehiculo
tipo microbus de placas SSK-860 de propiedad de la sefiora Diana Alejandra Arrigui (demandante).

Se alude en la demanda que, a raiz del accidente de transito el vehiculo tipo microbus de placas SSK-860 de propiedad de la sefiora
Diana Alejandra Arrigui estuvo 43 dias retenido en los patios, mientras se realizaba la entrega provisional del vehiculo generando
perjuicios de indole material.

Referente a la responsabilidad del accidente, la parte activa sefiala que el sefior Luis Humberto Largo Gil conductor del vehiculo
asegurado es el causante del evento dafoso, toda vez que, no guardo la distancia de seguridad.

5. PRETENSIONES:

Las pretensiones de la demanda se encaminan al reconocimiento y pagos de las siguientes sumas:
- Perjuicios materiales:

7. El pago del arreglo del micro bus de placas SSK-860 por el valor de $4.058.000
8. Cancelacion de servicio de patios de parqueadero por 42 dias que empezaron a correr desde el 22 de octubre de 2021 por el valor
de $2.287.299
9. Reembolso del dinero que se dejo de percibir por la inactividad del vehiculo de placas SSK-860 por el valor de $10.200.000
10. Reembolso de la cantidad de dinero que se le adeuda a la cooperativa como obligacion de cancelar mensual del microbus por el
valor de $1.266.705
11. Salario que se le tuvo que cancelar la sefiora Diana al conductor mientras el micro bus estuvo en los patios y su posterior lapso de
reparacion $1.014.980

Total, de los perjuicios patrimoniales reclamados por la parte demandante: $ 18.826.984

4. POLIZA:
Producto Tomador Asegurado Numero Vigencia
poliza
Pdliza de Seguro de |JOSE ANTONIO | JOSE No. 25/08/2021 al
Automoviles CELY GIL ANTONIO 4284219 23/01/2022
CELY GIL

5. SOLICITUD DE ANTECEDENTES:

Afin de llevar a cabo la defensa de la entidad solicitamos la remisién de los siguientes:

o Pdliza No. 4284219 y su clausulado.
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23/12/24, 10:27 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Reclamacion previa del pasado 14 de enero de 2022

Objecion

En caso de existir, reconsideracion.

Informacion de ofrecimientos realizados por la compafiia y de ser el caso contrato de transaccion.

O o o o

Adicionalmente, les agradecemos la remision de todos los documentos, comunicaciones y demas que tengan como antecedentes del
asunto, con el fin de sustentar la contestacion de la demanda.

Muchas gracias de antemano,

Atento saludo,

JUANA CAROLINA PERNIA OSORIO
ABOGADA
AREA DE DERECHO PRIVADO
+57 322 6008434

jpernia@gha.com.com
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la
informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the infended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments

De: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Enviado: martes, 12 de diciembre de 2023 11:53

Para: Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>; Paola Alejandra <>

Cc: Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly
Avyala Rivera <mayala@gha.com.co>; Natalia Gdmez Cérdoba <secretaria@gha.com.co>; Maria Fernanda Lopez Donoso <mflopez@gha.com.co>; Andres
Felipe Aguilar Duran <aaguilar@gha.com.co>; Juana Carolina Pernia Osorio <jpernia@gha.com.co>

Asunto: ACEPTACION ASIGNACION | | RV: (designacion / vigilancia) SXL489 DEMANDANTE: DIANA ALEJANDRA ARRIGUI ORTEGONDEMANDADO: LUIS
HUMBERTO LARGO, JOSE ANTONIO CELY, DORA MARIA BUITRAGO, NELSON ESCOBAR, HDI SEGUROS S.A

Estimadas Doctoras, muy buenos dias,

Amablemente acusamos recibido. Agradecemos la confianza depositada y confirmamos disponibilidad para atender el presente litigio en
representacion de los intereses de la compaiiia.

Precisamos que, de acuerdo con la trazabilidad adjunta, el llamamiento en garantia por medio del cual se vincula a HDI ya fue admitido fue
admitido y notificado de forma personal el 12 de diciembre del 2023, por lo que ingresamos en nuestros registros y estaremos remitiendo en

los proximos dias la solicitud de antecedentes.

Muchas gracias, siempre cordial,
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23/12/24, 10:27 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

DARLYN MARCELA MUNOZ NIEVEZ
COORDINADORA REGIONAL
SUR OCCIDENTE
AREA DE DERECHO PRIVADO
+57 311 388 8049
dmunoz@gha.com.co

@ & O G

GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la
informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the infended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Enviado: martes, 12 de diciembre de 2023 10:03

Para: Andres Felipe Aguilar Duran <aaguilar@gha.com.co>; Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>; Maria Fernanda Lépez Donoso <mflopez@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA
<cad@gha.com.co>; Natalia Gomez Cérdoba <secretaria@gha.com.co>

Cc: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Asunto: RV: (designacion / vigilancia) SXL489 DEMANDANTE: DIANA ALEJANDRA ARRIGUI ORTEGONDEMANDADO: LUIS HUMBERTO LARGO, JOSE
ANTONIO CELY, DORA MARIA BUITRAGO, NELSON ESCOBAR, HDI SEGUROS S.A

Buenos dias Estimados,

<p class=

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje incluyendo sus anexos, tiene caracter
estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no
es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusion, distribucién o copiado de esta comunicacion esta
terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicacién por error, por favor borre el correo de su computador e informe al
remitente sobre el error en el envio y la destruccién del correo. El receptor debera verificar posibles virus u otros defectos informaticos
que pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por dafios derivados del uso
de este mensaje.
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