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RE: ELABORACION PRUEBA PERICIAL || CLINICA NUETRAS SENORA DE LOS REMEDIOS || PACIENTE:
RAMON ARCILA

Desde Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Fecha Lun 17/03/2025 19:14

Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

cc Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

Estimados compafieros, muy buenas noches,
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo. CASE No. 21557.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muioz Nievez

Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049
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Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Enviado: lunes, 17 de marzo de 2025 19:12

Para: Leon Mario Toro Cortes <ltoro@CES.EDU.CO>

Cc: Santiago Marin Yepes <smarin@ces.edu.co>; Carolina Giraldo Ramirez <cgiraldor@ces.edu.co>

Asunto: RE: ELABORACION PRUEBA PERICIAL | | CLINICA NUETRAS SENORA DE LOS REMEDIOS | | PACIENTE:
RAMON ARCILA

Sefor:

Leon Toro
Coordinador CEDES
Universidad CES

Cordial saludo

Por medio del presente, me permito informarle y precisarle que el Juzgado al cual se debe aportar la
presente prueba pericial, nos otorgd un término adicional de 20 dias para aportar la pericia. En ese
orden de ideas, la fecha limite y maxima para aportar la prueba pericial vence el 09 de abril de 2025. Por
lo que amablemente le solicitamos tener presente dicha fecha, para la remisiéon de la pericial
encomendada.

Agradecemos su atencion.

Cordialmente,

Maria Fernanda Jiménez
( I I Abogada
Email: mjimenez@gha.com.co | 318 687 4310
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacion contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribufion, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Carolina Giraldo Ramirez <cgiraldor@ces.edu.co>

Enviado: jueves, 13 de marzo de 2025 13:17

Para: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>; Leon Mario Toro Cortes <ltoro@CES.EDU.CO>
Cc: Santiago Marin Yepes <smarin@ces.edu.co>

Asunto: RE: ELABORACION PRUEBA PERICIAL | | CLINICA NUETRAS SENORA DE LOS REMEDIOS || PACIENTE:
RAMON ARCILA

Cordial saludo, Doctora.

De manera atenta, le remito la factura solicitada, la cual ya ha sido enviada a las direcciones
electronicas indicadas. Le solicitamos amablemente realizar la gestidon correspondiente para el pago de
la factura y enviarnos el soporte de pago una vez realizado.

Mil gracias

Desde el Centro de Estudios en Derecho y Salud -CENDES- dependencia adscrita a la Facultad de
Derecho, de la Universidad CES, le deseamos un buen dia.

Cordialmente,

CAROLINA GIRALDO RAMIREZ| Asistente Administrativo Facultad de Derecho — CENDES
Universidad CES | Calle 10A # 22-04, Bloque B- Edificio de Bienestar| Medellin, Colombia
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Tel: (57) (4) 444 0555 Ext. 1601
coiraldor@ces.edu.co | www.ces.edu.co

L

De: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 12 de marzo de 2025 4:52 p. m.

Para: Leon Mario Toro Cortes <ltoro@CES.EDU.CO>

CC: Diana Katherine Rodriguez Gomez <DRODRIGUEZ@ces.edu.co>; Carolina Giraldo Ramirez
<cgiraldor@ces.edu.co>

Asunto: ELABORACION PRUEBA PERICIAL | | CLINICA NUETRAS SENORA DE LOS REMEDIOS | | PACIENTE: RAMON
ARCILA

Sefior:

Leon Toro
Coordinador CEDES
Universidad CES

Cordial saludo

Con la finalidad de evitar confusiones y dar claridad a la labor encomendada, remito
nuevamente la solicitud para la elaboracién de una prueba pericial médica, la cual debe ser
aportada al siguiente asunto judicial, asi:

* Despacho: Juzgado Séptimo (7) Civil del Circuito de Cali

* Radicado: 760013103007-2024-00002-00

* Referencia: Declarativo — Responsabilidad Civil Médica

* Demandante: Lorena Arcila Henao y Otro

* Demandado: Instituto De Religiosas San José De Gerona — Clinica Nuestra Sefora De Los
Remedios

» Fecha para aportar la experticia: 14 de marzo de 2025. Sin embargo, como ya nos habian
precisado que la misma no podia ser entregada en esa fecha, se solicité al Despacho una
adicion en el término para remitir la experticia.

Para la realizacién de la prueba, adjunto historia clinica emitida por la Clinica Nuestra Sefiora

de los Remedios y la Fundacion Valle de Lili (esta HC es toda la informacion que aporté el
demandante), ademas de remitir el cuestionario guia.
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Preciso que, conforme al estudio que Ustedes realizaron a las historias clinicas y el
cuestionario, propusieron que la pericia seria realizada por un cirujano vascular.

Finalmente, compartimos la informacion para que por favor remitan la factura y proceder con el

pago de la pericia, asi:

¢ Copia del RUT de la entidad - adjunto

o Direccion electronica para recepcion de facturas: radicacion.facturas@cnsr.com.co

» Contacto de la persona encargada de gestionar el pago dentro de la entidad: Katherine
Agudelo Lépez - tesoreria@cnsr.com.co - Cel 3103725799

» Politicas internas para la recepcion de la facturacién electrénica (indicar fecha limite para
recepcion de facturas en la entidad): Hasta el 24 de cada mes

Cualquier informacion adicional, quedo presta.

Cordialmente,

Maria Fernanda Jiménez

Abogada

Email: mjimenez@gha.com.co | 318 687 4310
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delete a copy of the mail as well as its attachments.
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