18/1/24, 16:25 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

RV: INFORME AUDIENCIA // ANEXO INFORME DE SUSPENSION 1-2023-3351489 //
SUSTITUCION DE PODER Y URGENTE LINK ACCESO EXPEDIENTE // CTE: FUNDACION
HOSPITAL SAN PEDRO // CDO: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A

John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>
Jue 18/01/2024 16:27

Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

CC:Informes GHA <informes@gha.com.co>

mJ 1 archivos adjuntos (111 KB)
[-2023-3351489 INFORME DE SUSPENSION.pdf;

Buenas tardes

Por favor ingresar al Case N° 21566.

Cordialmente;
John Edwar Banguera Obando
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De: Laura Mariana Orozco <lorozco@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 17 de enero de 2024 15:03

Para: IVONNE LIZETH PARDO CADENA <IPARDO@solidaria.com.co>; nachavarro@solidaria.com.co
<nachavarro@solidaria.com.co>

Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Kevin
Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Juan David Vergara Melo
<jvergara@gha.com.co>

Asunto: INFORME AUDIENCIA // ANEXO INFORME DE SUSPENSION 1-2023-3351489 // SUSTITUCION DE PODER Y URGENTE
LINK ACCESO EXPEDIENTE // CTE: FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO // CDO: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A
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18/1/24, 16:25 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook
Estimados Doctores,

Reciban un cordial saludo,

Por medio del presente correo me permito informar que el dia de hoy se llevé a cabo la audiencia de
Conciliacion Extrajudicial en Derecho, adelantada ante el CENTRO DE CONCILIACION EN MATERIA CIVIL Y
COMERCIAL -

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, el dia 17 de enero de 2023 a las 2:00 pm, convocada por la
FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO.

Los hechos de la solicitud de conciliacion refieren la atencion brindada por la Fundacion Hospital San Pedro en
sus instalaciones a las personas que a continuacion se relacionan, en donde los vehiculos implicados tenian
poliza SOAT expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia.

FECHA
ITEM FACTURA POLIZA HOMBEE IDENTIFICACION TSTACTON VALOR
1 FE232087 39000011468 | MARIA ALEJANDRA DELGADO MARTINEZ 1233185142 2070472022 $ 654,101
2 FE316431 3900005773 EDITH VIVIANA CHAPAL TORRES 1085326616 17/06/2022 $ 501.140
3 FE351118 3500002336 HADEE DANIEL RAMIREZ ORTEGA 1085286793 14/08/2022 | $ 1.363.842
$ 2.519.083

Siguiendo sus instrucciones me permito manifestar que la audiencia fue suspendida en aras de la reunion que
se tiene programada por la gerencia de SOAT, el préximo 23 de enero, para lo cual_la audiencia se
reprogramo para el martes 6 de febrero de 2024, a las 10:30 am. El apoderado de la parte convocante
refiere que en la citacion no refiere que se vayan a tratar las facturas que estan cobrando, para lo cual hizo la
recomendacién de incluirlas en tal reunién.

Quedo atenta a cualquier inquietud que pueda llegar a surgir,
Cordialmente.

LAURA MARIANA OROZCO M.
ABOGADA JUNIOR

AREA DERECHO PRIVADO.
+57 320 9867865.

lorozco@gha.com.co ABOGADOS & ASCCIADOS
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18/1/24, 16:25 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 17 de enero de 2024 14:45

Para: Laura Mariana Orozco <lorozco@gha.com.co>

Asunto: RV: ANEXO INFORME DE SUSPENSION 1-2023-3351489

De: Marlen Escudero Torres <mescudero@procuraduria.gov.co>

Enviado: miércoles, 17 de enero de 2024 14:44

Para: montoyapulido@outlook.es <montoyapulido@outlook.es>; coorjuridico@aaaconsultores.com
<COORJURIDICO@AAACONSULTORES.COM>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Cc: Patricia Ospina Vargas <pospina@procuraduria.gov.co>

Asunto: ANEXO INFORME DE SUSPENSION 1-2023-3351489

No suele recibir correos electrénicos de mescudero@procuraduria.gov.co. Por qué esto es importante

Respetados(as) sefiores(as), cordial saludo. De manera atenta ANEXO INFORME DE SUSPENSION 1-2023-3351489

CENTRO DE CONCILIACION
CODIGO No. 3248
PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS CIVILES
Solicitud Conciliacion 1-2023-3351489
No.
Convocante (s) FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO
Convocado (a) (s) ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA
Fecha de Solicitud 12 DE DICIEMBRE DE 2023
Asunto PAGO DE FACTURAS

Marlen Escudero Torres

/'\ Conciliador
' \/ * Centro de Conciliacion Civil y Comercial Bogota

mescudero@procuraduria.gov.co

mﬁm Cra. 52 # 15 - 80, Bogota D.C., Cod. postal 110321
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