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RE: COTIZACIÓN ELABORACIÓN INFORME DE RECONTRUCCIÓN DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO ||
BBVA SEGUROS S.A.

Desde Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Fecha Jue 12/12/2024 17:13
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
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Estimados compañeros, muy buenas tardes,   
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo y las piezas adjuntas. 
 
Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049
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Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
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Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>
Enviado: jueves, 12 de diciembre de 2024 17:11
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Cc: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz
<mcagudelo@gha.com.co>
Asunto: RV: COTIZACIÓN ELABORACIÓN INFORME DE RECONTRUCCIÓN DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO || BBVA
SEGUROS S.A.
 
Buenas tardes Mayerly

Cordial saludo

En atención a la solicitud formulada, remito la cotización enviada por IRS VIAL, para el asunto CARLOS
ALBERTO MARTINEZ ARGUMEDO Y OTROS || 20230016200 || BBVA || NUMERO DE CASE-21572.

Esta pendiente recibir la cotización por parte de Cesvi.

Cordialmente.

Maria Fernanda Jiménez
Abogada

Email: mjimenez@gha.com.co |  318 687 4310
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
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in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Andrea López Isaza <dircomercial@irsvial.com>
Enviado: jueves, 12 de diciembre de 2024 14:52
Para: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>
Cc: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: RE: COTIZACIÓN ELABORACIÓN INFORME DE RECONTRUCCIÓN DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO || BBVA
SEGUROS S.A.
 
Estimada María Fernanda, muy buenas tardes.
 
Adjunto encontrarás la propuesta solicitada. Cabe anotar que antes de realizar cualquier análisis se deben
verificar las placas de los vehículos involucrados con el finde determinar si se han realizado informes previos sobre
las mismas.
 
Agradezco tu gentil atención y quedo a la espera de tus comentarios.
 
 
 
Saludos cordiales,
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No imprima este mensaje ni los archivos adjuntos si no es necesario. 

 

Aviso de confidencialidad: El contenido de este mensaje de correo electrónico y de sus archivos adjuntos está(n) dirigido(s) exclusivamente a el(los)

destinatario(s) del mismo. La información de este correo es confidencial o privilegiada. Si usted no es el destinatario de este correo, o si el presente mensaje le

ha sido dirigido por error, por favor notifíquenos de inmediato por teléfono al número (601) 7422426 o vía correo electrónico, borrar el correo electrónico y

abstenerse de leerlo, divulgarlo, reproducirlo o usar la información contenida en el mismo. Cualquier opinión, conclusión u otra información contenida en este

mensaje, que no esté relacionada con las actividades oficiales de nuestra compañía, deberá considerarse como nunca proporcionada o aprobada por la

compañía. 

 

Confidentiality notice: The contents of this e-mail message and its attachments are intended solely for the addressee(s) hereof. The information of this e-mail is

intended to be confidential or privileged. If you are not the named addressee of this e-mail, or if this message has been addressed to you in error, please notify

us immediately by telephone to the number (601) 7422426 or by e-mail, delete the e-mail and do not read, disclose, reproduce or use the information

contained in this e-mail. Opinions, conclusions and other information in this message, not related to the official business o four company, shall not understood

as given or endorsed by it. 

 
 
 
 
 
De: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>
Enviado el: martes, 10 de diciembre de 2024 4:15 p. m.
Para: info irsvial <info@irsvial.com>
CC: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: COTIZACIÓN ELABORACIÓN INFORME DE RECONTRUCCIÓN DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO || BBVA
SEGUROS S.A.
 
Señores:
IRS VIAL
 
Cordial saludo
 
De manera comedida me permito solicitar información respecto del costo que tiene la
elaboración de un dictamen pericial de reconstrucción de accidente de tránsito, a fin de
aportarlo como prueba dentro de un proceso judicial que se encuentra en curso. Solicito
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amablemente, informar los costos asociados a la posible comparecencia del perito a audiencia
para fines de contradicción del dictamen y los medios de pago disponibles.
 
Para mayor claridad, expongo que los hechos ocurrieron la vía que conduce de Planeta Rica –
Vereda Medio Rancho en el Departamento de Córdoba.
 
Quedo atenta a su amble respuesta
 
 
Cordialmente,
 
 

Maria Fernanda Jiménez
Abogada

Email: mjimenez@gha.com.co |  318 687 4310
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