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RE: COTIZACION ELABORACION INFORME DE RECONTRUCCION DE ACCIDENTE DE TRANSITO -
BBVA SEGUROS S.A.

Desde Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Fecha Mié 18/12/2024 12:19

Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

cC Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

Estimados compafieros, muy buenas tardes,
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muioz Nievez

Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 18 de diciembre de 2024 12:12

Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Cc: Darlyn Marcela Muioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Asunto: RV: COTIZACION ELABORACION INFORME DE RECONTRUCCION DE ACCIDENTE DE TRANSITO - BBVA
SEGUROS S.A.

Buenos dias Mayerly

Cordial saludo

Remito la cotizacidn que se solicitd a CESVI, para la elaboracién del RAT a cargo de BBVA Seguros, dentro
del asunto CARLOS ALBERTO MARTINEZ ARGUMEDO Y OTROS || 20230016200 | | BBVA | | NUMERO
DE CASE-21572

Cordialmente,

Maria Fernanda Jiménez
( I I Abogada
Email: mjimenez@gha.com.co | 318 687 4310
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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De: William Corredor Bernal <wcorredor@cesvicolombia.com>

Enviado: miércoles, 18 de diciembre de 2024 11:08

Para: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Cc: Reconstruccion de Accidentes <servicio.rat@cesvicolombia.com>

Asunto: RE: COTIZACION ELABORACION INFORME DE RECONTRUCCION DE ACCIDENTE DE TRANSITO - BBVA
SEGUROS S.A.

No suele recibir correo electréonico de wcorredor@cesvicolombia.com. Por qué es esto importante

Estimada doctora @Maria Fernanda Jimenez Piarpusan buenos dias, un gusto saludarla,

Me permito confirmarle los valores de elaboracion de informe técnico, considerando la
ubicacion con respecto al rubro por concepto de viaticos., y el costo adicional por concepto de
asistencia a juicio oral de forma virtual; el realizar la asistencia a juicio de forma presencial
implicaria viaticos por desplazamiento del reconstructor desde la ciudad de Bogota, asi como
vidticos adicionales, y cobro por el dia completo ($1266.000). BBVA al ser compaiia
aseguradora y accionista de CESVI cuenta con un valor de:

SUBTOTAL
$ 2,700,000 +
IVA
$ 350,000 +
IVA

$ 633.000 + IVA

Es necesario validar la informacién para determinar que no se tenga en curso alguna
investigacion que relacione el siniestro, en caso tal no seria posible realizar una reconstruccion
adicional, y validar la documentacion para establecer el alcance técnico.

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios,

Cordial saludo.
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. William Corredor Bernal
Jefatura Reconstruccién de accidentes de transito

v PBX: (571) 742 06 66 EXT: 159
Celular: +57 317 438 76 68

Email: wcorredor@cesvicolombia.com <
www.cesvicolombia.com ST

Toda Peticion, Sugerencia o Queja, debe ser notificada al correo servicioalcliente@cesvicolombia.com - PBX: (571) 742 06 66 EXT. 0-229

De: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Enviado el: martes, 17 de diciembre de 2024 9:05 a. m.

Para: Reconstruccidén de Accidentes <servicio.rat@cesvicolombia.com>

Asunto: COTIZACION ELABORACION INFORME DE RECONTRUCCION DE ACCIDENTE DE TRANSITO - BBVA SEGUROS
S.A.

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electronicos de mjimenez(@gha.com.co. Por qué es esto importante

Sefores:
CESVI COLOMBIA

Cordial saludo

De manera comedida me permito solicitar informacién respecto del costo que tiene la elaboracion de
un dictamen pericial de reconstruccion de accidente de transito, a fin de aportarlo como prueba
dentro de un proceso judicial que se encuentra en curso. Solicito amablemente, informar los costos
asociados a la posible comparecencia del perito a audiencia para fines de contradiccion del dictamen y

los medios de pago disponibles.

Para mayor claridad, expongo que los hechos ocurrieron la via que conduce de Planeta Rica — Vereda
Medio Rancho en el Departamento de Cérdoba.

Quedo atenta a su amble respuesta

Cordialmente,

Maria Fernanda Jiménez
( I I Abogada
Email: mjimenez@gha.com.co | 318 687 4310
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