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ASIGNACION PRIORITARIA || JUSTIFICACION INASISTENCIA Y SOLICITUD DE NUEVA FECHA
DE AUDIENCIA || RV: Citaciones conciliación spoa 053606099057201900166 SINIESTRO:
10157575

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Mié 27/12/2023 11:54
Para:​Catherine Andrea Pineda Molina <cpineda@gha.com.co>;​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

4 archivos adjuntos (101 KB)
citacion 3233 nestor raul.docx; citacion 3233 apoderado empresa la valeria.docx; citacion 3233 jose eyinson melgar.docx; citacion 3233 Dr
esteban tabares.docx;

Buenos días Catherine

Por favor nos ayudas a radicar una justificación de inasistencia y solicitud de una nueva fecha de audiencia
dentro del proceso de la referencia en representación de la EQUIDAD SEGUROS GENERALES de manera
prioritaria.

@CAD GHA Por favor cargar correo y los documentos adjuntos.

Quedamos atentos a tus comentarios.

Cordialmente;

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado: martes, 26 de diciembre de 2023 12:30
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Asunto: Rv: Citaciones conciliación spoa 053606099057201900166 SINIESTRO: 10157575
 
Comparto para su conocimiento 

Cordialmente 

NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

Abogado Senior

             ÁREA PENAL

 
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592

  ngil@gha.com.co 

   GHA.COM.CO

 
 

 

Reservar un momento para reunirse conmigo
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 26 de diciembre de 2023 8:49
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Asunto: RV: Citaciones conciliación spoa 053606099057201900166 SINIESTRO: 10157575
 
Cordial saludo Nestor
 
Solicito de tu colaboración justificando esta inasistencia audiencia de conciliación, que se presento el 22 de
diciembre, si es el caso que la reprogramen y queda a su cargo.
 
Mil gracias, quedo atenta.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Angela Caicedo
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad

Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si   no es el receptor

autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error   recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el

mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor.

 

mailto:audiencias@laequidadseguros.coop


27/12/23, 11:58 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAJV8AQl72GpJqxcFEa7jmt4%3D 3/4

 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: jueves, 21 de diciembre de 2023 10:07 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: Citaciones conciliación spoa 053606099057201900166
 
PSC

De: Consultores Jurídicos - Especializados <consultoresjuridicos90@gmail.com>
Enviado: martes, 19 de diciembre de 2023 1:58 p. m.
Para: rtlavaleria@une.net.co <rtlavaleria@une.net.co>; Notificacionesjudicialeslaequidad
<Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: Fwd: Citaciones conciliación spoa 053606099057201900166
 
 
Por medio de la presente radicó citaciones para audiencia de conciliación en fiscalía, donde
el causante del accidente fue un vehículo de placas TPP-535  afiliado a RÁPIDO
TRANSPORTES LA VALERIA Y COMPAÑÍA S.C.A. y asegurado con LA
EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.
 
Se adjunta copia de la demanda civil con el fin de identificar el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------- Forwarded message ---------
De: Cecilia Diaz Afanador <cecilia.diaz@fiscalia.gov.co>
Date: jue, 14 dic 2023 a las 9:24
Subject: Citaciones conciliación spoa 053606099057201900166
To: consultoresjuridicos90@gmail.com <consultoresjuridicos90@gmail.com>

 1. Demanda José Melgar Cuellar.pdf

Cordial saludo Dr. Esteban Tabares
Reciba usted un cordial saludo, me dirijo a usted para adjuntarle las citaciones que en el día de ayer
mediante comunicación telefónica acordó usted con la Fiscal remitirle las citaciones para
posteriormente ser enviadas de parte suya a los solicitados. 
Mil gracias y feliz día. 
 
 
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene
información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual
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está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente
prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía
a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra
estrictamente prohibido.

 
--
 
 
Consultores Jurídicos Especializados
Representación Jurídica en procesos 
de Responsabilidad Civil por Accidentes de Tránsito.
Calle 49 Nro. 50 -21 / Edificio Del Café / Oficina 2906.
Medellín – Antioquia. Tel. 408 24 20 –Cel. 301 689 84 87 - 312 296 91 44.
 
B


