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Estimadas,

Remito para su conocimiento y control - CASE 21641 SOR MARINA PÉREZ

Respetuosamente,



 

MARLYN KATHERINE RODRÍGUEZ
RINCÓN

 

ABOGADA JUNIOR

         
   

ÁREA DE INFORMES

  +57 320 4099 605

  mkrodriguez@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la
información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no
devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario
por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Garcia Quintero, Gina (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Enviado: viernes, 12 de julio de 2024 13:24
Para: bgil.settbrokers@gmail.com <bgil.settbrokers@gmail.com>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Asunto: RE: Conciliación y asignación a Sett Brokers | siniestro 123073737 - Rad. 2023133968, SOR MARINA PEREZ SUAREZ vs ALLIANZ SEGUROS
S.A.
 

Internal

S- 123073737
Amparo: 55 Sustracción total
 
Estimado Brayan,
 
Nos permitimos informar que sobre el siniestro de la referencia logramos un acuerdo de conciliación, en el cual la compañía va a
asumir pago de impuestos y el costo del trámite un total de $258.000. (adjunto correo de validación del caso).
 
Por lo anterior, requerimos se comuniquen con el apoderado o la asegurada para iniciar con el trámite.
 
Apoderado: Cesar  Arango – tel 3007896080
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Muchas gracias,
 
Cordialmente,
 
Gina Paola Garcia Quintero
Coordinadora de Procesos judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0246295
✉ Gina.Garcia@allianz.co
 

 
De: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 11 de julio de 2024 2:37 p. m.
Para: Garcia Quintero, Gina (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: Conciliación y asignación a Sett Brokers | siniestro 123073737 - Rad. 2023133968, SOR MARINA PEREZ SUAREZ vs ALLIANZ SEGUROS S.A.
 
Estimada doctora Gina,
 
Comedidamente informamos que, dentro del proceso del asunto, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial del art. 372 CP,
por medio de la cual se llegó a un acuerdo conciliatorio con el extremo demandante por valor de $65.000.000 autorizados previamente,
con pago a 20 días.
 

El extremo actor se comprometió a remitir los documentos necesarios para realizar el pago, sin embargo, mientras esto ocurre, se
estipuló en audiencia que, la compañía Allianz Seguros S.A. debería poner a disposición de Sett Brokers el proceso, a fin de que ellos se
comuniquen con los demandantes  para informarle exactamente los documentos requeridos para cumplir con el numeral 7 de la
cláusula segunda del presente acuerdo conciliatorio.
 

«7.- Formularios y/o documentos adicionales que se necesiten para emitir la constancia de paz y salvo de impuestos, SOAT y multas del
vehículo con placas GDW713».
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Por lo anterior, dejamos a tu disposición el tema para que Sett Brokers se comunique con la señora, a fin de obtener todos los
documentos y poder dar por finalizado el proceso.

 

Adjunto soporte documental.

 
Respetuosamente,
 


 

MARLYN KATHERINE
RODRÍGUEZ RINCÓN

 ABOGADA JUNIOR
       
      ÁREA DE INFORMES

  +57 320 4099 605

 
mkrodriguez@gha.com
.co

 GHA.COM.CO
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Reservar un momento para reunirse conmigo
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