10/5/24, 09:02 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RE: ASIGNACION ACERCAMIENTO CONCILIATORIO || RV: SUMA AUTORIZADA HDI ** RV: Proceso
No:594366|Radicacion:19001310300420240000700

Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Vie 10/05/2024 9:03
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

CC:Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>;Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>
Estimados comparieros, muy buenos dias,

Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muiioz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente
Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogoté - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

ABOGADOS & ASOCIADOS

gha.com.co

l».instagram icon [,:facebook icon [

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial
de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y
no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es
destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of
the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the
information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient
please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachmentfs.

De: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Enviado: viernes, 10 de mayo de 2024 09:02

Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago
<srojas@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Asunto: RE: ASIGNACION ACERCAMIENTO CONCILIATORIO || RV: SUMA AUTORIZADA HDI ** RV: Proceso

No0:594366 | Radicacion:19001310300420240000700

Buenos dias Mayerly
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10/5/24, 09:02 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook
Cordial saludo

Bajo una previa comunicacién con el apoderado de los demandantes, se le hizo el ofrecimiento de los $100.000.000 tal cual
habian sido autorizados, pero dicha suma no fue aceptada por sus clientes, en atencion a que exponen que la econdmica suma
ofrecida no cubre todos los perjuicios causados, argumentando que hasta la fecha el sefior William Fernando recibe atencién
médica y esta en proceso de calificacion de PCL, el cual subjetivamente expone estaria por encima del 40%.

Sin otro particular, quedo atenta a cualquier instruccién al respecto.

Cordialmente,

Maria Fernanda Jiménez

Abogada Junior

Email: mjimenez@gha.com.co | 318 687 4310

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproducciéon, copia, publicaciéon, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial
de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y
no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es
destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of
the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the
information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient
please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Enviado: viernes, 10 de mayo de 2024 8:01

Para: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: RV: ASIGNACION ACERCAMIENTO CONCILIATORIO || RV: SUMA AUTORIZADA HDI ** RV: Proceso

No0:594366 | Radicacion:19001310300420240000700

Estimadas, reciban un cordial saludo,

Porfa su ayuda confirmando si después de ese primer ofrecimiento de 80 millones y la postura de la parte demandante de 205 millones,
se propuso como ultima cifra los 100millones, esto toda vez que puede que la parte demandante baje un poco mds su propuesta.

Quedo atenta a sus valiosos comentarios.
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Cordialmente,
B Mayerly Ayala Rivera
“ Abogada Junior
Email: mayala@gha.com.co | 301 394 2039
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial
de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y
no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es
destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of
the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the
information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient
please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Enviado: jueves, 9 de mayo de 2024 18:46

Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Cc: Ana Maria Bardon Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Asunto: RE: ASIGNACION ACERCAMIENTO CONCILIATORIO || RV: SUMA AUTORIZADA HDI ** RV: Proceso
No0:594366 | Radicacion:19001310300420240000700

Estimada Maye, muy buenas tardes,
Amablemente solicito tu valiosa ayuda dando respuesta a la Compaifiia, de acuerdo con lo reportado por Mafe.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Mufoz Nievez

Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial
de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y
no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es
destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of
the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the
information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intfended recipient
please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Enviado: jueves, 9 de mayo de 2024 18:38

Para: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Cc: Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Asunto: RE: ASIGNACION ACERCAMIENTO CONCILIATORIO || RV: SUMA AUTORIZADA HDI ** RV: Proceso
No0:594366 | Radicacion:19001310300420240000700

Buenas tardes Darlyn

Cordial saludo

Dando alcance al correo que antecede, expongo que hace unos minutos el apoderado de los demandantes se comunico conmigo,
manifestando que no aceptaban la propuesta econémica inicial realizada, la cual fue por $80.000.000, conforme a las
instrucciones dadas. Es por ello que los demandantes proponen como formula de arreglo la suma de $205.000.000, adjunto
respuesta enviada por el apoderado

Sin otro particular, quedo atenta a cualquier otra instruccion al respecto.

Cordialmente,

Maria Fernanda Jiménez

Abogada Junior

Email: mjimenez@gha.com.co | 318 687 4310

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADQS & ASOCIADOS Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial
de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y
no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es
destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of
the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the
information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intfended recipient
please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Enviado: jueves, 9 de mayo de 2024 17:29

Para: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Cc: Ana Maria Bardn Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Asunto: RE: ASIGNACION ACERCAMIENTO CONCILIATORIO | | RV: SUMA AUTORIZADA HDI ** RV: Proceso
No0:594366 | Radicacion:19001310300420240000700

Buenas tardes Darlyn

Cordial saludo

Expongo que, el apoderado de los demandantes tiene programada una reunidn el dia de mafana viernes con sus clientes, para
tratar la postura conciliatoria que presenta HDI, y una vez culmine dicha reunidn, me informara cual es la postura de los
demandantes.

Cualquier novedad sera reportada.

Cordialmente,

e Maria Fernanda Jiménez
Abogada Junior

Email: mjimenez@gha.com.co | 318 687 4310

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogoté - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y
no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es
destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of
the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the
information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intfended recipient
please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Enviado: jueves, 9 de mayo de 2024 17:19

Para: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Cc: Ana Maria Bardn Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Asunto: RE: ASIGNACION ACERCAMIENTO CONCILIATORIO | | RV: SUMA AUTORIZADA HDI ** RV: Proceso
No0:594366 | Radicacion:19001310300420240000700

Estimada Maria Fernanda, muy buenas tardes,
Amablemente solicito tu valiosa ayuda confirmado como te fue con los acercamientos conciliatorios.

Muchas gracias, siempre cordial,

o Darlyn Marcela Muiioz Nievez

Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial
de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y
no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es
destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of
the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the
information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient
please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Enviado: viernes, 3 de mayo de 2024 14:29

Para: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Cc: Ana Maria Bardn Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Asunto: ASIGNACION ACERCAMIENTO CONCILIATORIO || RV: SUMA AUTORIZADA HDI ** RV: Proceso

No0:594366 | Radicacion:19001310300420240000700

Estimada Maria Fernanda, muy buenas tardes,

Amablemente solicito tu valiosa ayuda con los acercamientos conciliatorios con la parte demandante. Se autorizé conciliar el
proceso de la referencia, inicialmente por 80millones hasta 100millones. Porfa iniciemos por una suma inferior para que tengas
maniobrabilidad de negociar con el demandante.

Tus términos seran los siguientes:

Vencimiento interno y real: 09 de mayo del 2024

Muchas gracias, siempre cordial,

i Darlyn Marcela Mufioz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y
no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es
destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
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De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Enviado: viernes, 3 de mayo de 2024 14:23

Para: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: SUMA AUTORIZADA HDI ** RV: Proceso N0:594366 | Radicacion:19001310300420240000700

Muy buenas tardes estimados, reciban un cordial saludo,

Amablemente remito autorizacién de la compafiia para conciliar el proceso de la referencia, inicialmente por 80millones hasta
100millones
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General Actuadones  Actividades = Dependiente Virtual = Sujetos | Hechos y Medidas Calificacion | Estrategia = Obligaciones = Finandiera = Documentos
Pretensiones = Cautelares

Modelos y Plantillas | Informe Reservas  Seguridad

puecabciaada Eapcelay Filrar por: | -- MOSTRAR TODOS ~ v
General  [EASEEIFRS —
May 2 2024 COMITE REVISION PROCESO - A (R N &[0l
El dia 2 de mayo se constituyo reserva por indemnizacién y por honorarios
Honorarios asignados: COP 20.800.000 Responsable:
Andrea Sierra
ardrea.siera@hdicom.oo - May 2 2024 055833
Apr 23 2024 COMITE REVISION PROCESO - A TR 2 (& _
Pendiente validar si s debe crear subreclamo para constituir rezerva. Responsable:
andrea s com.co - Apr 73 2024 164803 Andrea Sierma
Apr 23 2024 COMITE REVISION PROCESO - & TR 2 0 & _
Se autoriza para conciliar la suma inicial de 80 millones de pesos maximo hasta $100 millones de
pESOS Responszable:
Andrea Sierra
andrey sers@hd comen - Apr 23 2024 18:45:14

La compafiia requiere avances maximo en una semana. Case 21642
Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.

Cordialmente,
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10/5/24, 09:02 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook
MAYERLY AYALA RIVERA

ABOGADA JUNIOR
AREA INFORMES G H A

+57 301 394 2039
ABOGADOS & ASOCIADOS
mayala@gha.com.co

s
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GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial
de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y
no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es
destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of
the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the infended recipient you agree that the
information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient
please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>

Enviado: martes, 30 de abril de 2024 12:18

Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: Proceso N0:594366 | Radicacion:19001310300420240000700

Buenas tardes a todos, por favor me confirman si ya hicimos el ofrecimiento autorizado para este caso?

Quedo atenta.

Andrea Sierra Amado
Abogada Especialista en Procesos Judiciales

H DI Oficina Principal | Cra. 7 No. 72 — 13 | Bogota,Colombia

Cel: 3182856694
SEGUROS andrea.sierra@hdi.com.co
www.hdi.com.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje incluyendo sus anexos, tiene caracter
estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona distinta de su destinatario autorizado. Si
Usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusién, distribucién o copiado de esta comunicacién
esta terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicacion por error, por favor borre el correo de su computador
e informe al remitente sobre el error en el envio y la destruccion del correo. El receptor debera verificar posibles virus u otros
defectos informaticos que pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace
responsable por dafios derivados del uso de este mensaje.
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