
Outlook

RV: Actividad Proceso Id 594366 - CARLOS ELIAS NARVAEZ BASTIDAS, JOSE GERMAN
BETANCOURT GOMEZ, JULIAN NARVAEZ BASTIDAS, MARIA ROSARIO BASTIDAS, WILFREDO
NARVAEZ BASTIDAS, WILLIAM FERNANDO BASTIDAS CONTRA HDI SEGUROS SA, JAIME ARTURO
BASTIDAS

Desde Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Fecha Mar 12/11/2024 7:51
Para Facturacion <facturacion@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC Informes GHA <informes@gha.com.co>

Estimados, 

Cordial saludo, 

Comparto autorización de honorarios para su conocimiento. porfa revisemos si no se han
ingresados etapas facturables y si se ingresó que hayamos cobrado bien, muchas gracias. 

@CAD GHA porfa me ayudan cargando al CT No. 21642, muchas gracias. 

Cordialmente, 

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 ABOGADO JUNIOR

            
CENTRO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y

REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>
Enviado: martes, 5 de noviembre de 2024 2:21 p. m.
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Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: Actividad Proceso Id 594366 - CARLOS ELIAS NARVAEZ BASTIDAS, JOSE GERMAN BETANCOURT
GOMEZ, JULIAN NARVAEZ BASTIDAS, MARIA ROSARIO BASTIDAS, WILFREDO NARVAEZ BASTIDAS, WILLIAM
FERNANDO BASTIDAS CONTRA HDI SEGUROS SA, JAIME ARTURO BASTIDAS
 
Juanito
A tu cargo
Gracias
 
 
De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado el: martes, 5 de noviembre de 2024 12:46 p. m.
Para: Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>
Asunto: RV: Actividad Proceso Id 594366 - CARLOS ELIAS NARVAEZ BASTIDAS, JOSE GERMAN BETANCOURT
GOMEZ, JULIAN NARVAEZ BASTIDAS, MARIA ROSARIO BASTIDAS, WILFREDO NARVAEZ BASTIDAS, WILLIAM
FERNANDO BASTIDAS CONTRA HDI SEGUROS SA, JAIME ARTURO BASTIDAS
 
HDI

De: no-reply@redelex.com <no-reply@redelex.com> en nombre de Redelex HDI SEGUROS <no-
reply@redelex.com>
Enviado: martes, 5 de noviembre de 2024 10:17
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: Actividad Proceso Id 594366 - CARLOS ELIAS NARVAEZ BASTIDAS, JOSE GERMAN BETANCOURT GOMEZ,
JULIAN NARVAEZ BASTIDAS, MARIA ROSARIO BASTIDAS, WILFREDO NARVAEZ BASTIDAS, WILLIAM FERNANDO
BASTIDAS CONTRA HDI SEGUROS SA, JAIME ARTURO BASTIDAS
 

 
Proceso Id: 594366

Referencia:
CARLOS ELIAS NARVAEZ BASTIDAS, JOSE GERMAN BETANCOURT GOMEZ, JULIAN NARVAEZ
BASTIDAS, MARIA ROSARIO BASTIDAS, WILFREDO NARVAEZ BASTIDAS, WILLIAM FERNANDO
BASTIDAS CONTRA HDI SEGUROS SA, JAIME ARTURO BASTIDAS

Fecha Actividad: 2024-11-05
Fecha
Vencimiento: -- SIN FECHA --

Nueva Actividad
(Id: 4381786): HONORARIOS -

Observación: Se autorizan honorarios por COP 5.200.000 por la contestación de llamamiento en garantía
Responsable: Gustavo Herrera
Versión: 0
Actualizado Por: andrea.sierra@hdi.com.co
 

Redelex - Licenciado para HDI SEGUROS
Redelex.com
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*** Por favor no responda a este mensaje. Ha sido enviado desde una dirección de correo electrónico no
gestionada. ***
 
Quiero removerme de la lista de correos
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