5/2/24, 17:03 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

INFORMACION DEUDA S-127359651 UBN243 GESTION

Jeison Felipe Cardenas Saavedra <jeison.cardenas@allianz.co>
Mié 26/07/2023 13:56

Para:Lizeth Johana Gomez Gomez <lijgomez@bancolombia.com.co>
CC:Tramites Siniestros Allianz <tramite.siniestros@allianz.co>

Buena tarde Liz,

Me permito informarte que debido a los montos a indemnizar realizaremos un pago por $61.000.000, quedando
el restante a cargo de nuestro asegurado, quien ya se encuentra notificado de esta situacion.

Cordialmente,

Jeison Felipe Cardenas Saavedra
Profesional | Gerencia de indemnizaciones Autos

Allianz Colombia. Bogota D.C. Colombia. Carrera 13 A # 29 - 24 Piso 15 Ala norte
R, (+57) 3183536349
> jeison.cardenas@allianz.co

Great
Place

Allianz () £

Certificada

MAY 2023-MAY 2024

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y
puede contener informacion confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el

contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

&5 Cuida el medio ambiente, no imprimas este email

De: Lizeth Johana Gomez Gomez <lijgomez@bancolombia.com.co>
Enviado el: miércoles, 26 de julio de 2023 10:32 a. m.

Para: Jeison Felipe Cardenas Saavedra <jeison.cardenas@allianz.co>
CC: Tramites Siniestros Allianz <tramite.siniestros@allianz.co>
Asunto: RE: DECLARACION PTD S-127359651 UBN243 GESTION

Buenos dias

Ya no se recibiran pagos por transferencia, se debe pagar con cheque y el dia informado
de proyeccion.
Adjunto fecha proyectada para el 28/07/2023, favor confirmar pago por este mismo medio

(FAVOR HAY QUE RECORDAR QUE SE DEBE CONSIGNAR POR MEDIO DEL CONVENIO
DE RECAUDO 5541)

Valor proyectado:$ 72.788.300
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5/2/24, 17:03

Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

SSP082 SUFI una marca Bancolombia S. A. 26/07/23

LIVJGOMEZ SASIF

10:22:31

PROYECCION DE VALORES PARA PAGO

Nro. Credito : 00000200000115327 C.C./NIT :

80312836-0

Nombre Cliente : SALGADO ARDILA NELSON ARIEL

Montos Expresados en : MONEDA LOCAL

F. Proyectada para Pago : 2023/07/28 F. para Pago Proxima Cuota: 2023/08/22

Valor Cuota Factura : 2.317.789,67

Cfj Descripcion Monto  Pg. Minimo Pg. Total
CAPITAL 0,00 68.619.048,23
INTERES CORRIENTE 1.863.325,00 3.245.581,83
INTERES DE MORA 11.367,30 11.367,30
9 CARGO FIJO DE COLAS 3.283,20 3.283,20
313 SEGURO DANO MECANICO 43.330,00 86.660,00

341 SEGURO DE VEHICULO ALLIAN
450 SEGURO VIDA VEHICULO SURA

327.134,67 654.269,34
84.000,00 168.000,00

TOTALES=% 2.332.440,17

Quedo atenta

Cordialmente,

/

Seguros SUFI

LIZETH JOHANA GOMEZ GOMEZ

Medellin — Colombia
www.sufi.com.co

72.788.300

Primas insolutas.
Inicio de Vigencia 22/08/2022, no aplica para el cobro de
primas insolutas

Nota: Por favor tener presente que la liquidacién sugerida adijunta
a este mensaje no implica aceptacion por parte de la compahia
de sequros, ni corresponde a la suma definitiva del siniestro, sino
a un valor preliminar basado en un andalisis realizado por Willis
Towers Watson (corredor de sequros) de las coberturas y
condicionado de la péliza. Asi las cosas, una vez efectuado el
andlisis por parte de la compania de sequros se estard
informando la cuantia definitiva, aceptacién, negacién o ajuste
correspondiente a la reclamacion presentada.
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\
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5/2/24, 17:03 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Jeison Felipe Cardenas Saavedra <jeison.cardenas@allianz.co>
Enviado el: lunes, 24 de julio de 2023 1:45 PM

Para: Lizeth Johana Gomez Gomez <lijgomez@bancolombia.com.co>
CC: Tramites Siniestros Allianz <tramite.siniestros@allianz.co>
Asunto: DECLARACION PTD S-127359651 UBN243 GESTION

Buena tarde apreciada Lizeth,

Confirmo que le fue enviado al asegurado la respectiva comunicacién acerca de la pérdida total dafios de su
vehiculo y los documentos que debe aportar para legalizar la reclamacion.

Solicito amablemente tu apoyo, con la informacién acerca del saldo insoluto de la deuda y valor de primas
pendientes.

DETALLE SINIESTRO
SOLICITUD SALDO BANCOLOMBIA 24/07/2023
FECHA DE PROYECCION 28/07/2023
ASEGURADO SALGADO ARDILA, NELSON ARIEL
PLACA UBN243
SINIESTRO 127359651
CC o NIT 80312836
POLIZA 22992125/8497
FECHA STRO 27/05/2023
AMPARO PTD
VALOR A INDEMNIZAR $ 67.300.000

Agradezco tu gestion.
Cordialmente,

Jeison Felipe Cardenas Saavedra
Profesional | Gerencia de indemnizaciones Autos

Allianz Colombia. Bogota D.C. Colombia. Carrera 13 A# 29 - 24 Piso 15 Ala norte
R, (+57) 3183536349
> jeison.cardenas@allianz.co

Allianz ()

Certificada
MAY 2023-MAY 2024

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y
puede contener informacion confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el

contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

&5 Cuida el medio ambiente, no imprimas este email
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5/2/24, 17:03 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

ADVERTENCIA LEGAL

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene informacion confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgacién no
esta permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo
electrénico remitido a nuestra atencion o a través de nuestros canales de contacto habilitados y proceda a su eliminacién, asi como a la de cualquier
documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribucion, copia o utilizacion de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al
mismo, cualquiera que fuera su finalidad, estan prohibidas por la ley.

Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrénico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni
garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, asi como tampoco su integridad o su correcta recepcion, por lo que el emisor no asume
responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la utilizacion del correo electronico o de las comunicaciones via Internet le rogamos

nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL

This message is intended exclusively for the person to whom it is addressed and contains privileged and confidential information protected from
disclosure by law. If you are not the addressee indicated in this message, you should immediately delete it and any attachments and notify the sender by
reply e-mail or by our contact channels enabled. In such case, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or use of this message
or any attachments, for any purpose, is strictly prohibited by law.

We hereby inform you, as addressee of this message, that e-mail and Internet do not guarantee the confidentiality, nor the completeness or proper
reception of the messages sent and, thus, the sender does not assume any liability for those circumstances. Should you not agree to the use of e-mail or

to communications via Internet, you are kindly requested to notify us immediately.

correosospechoso@bancolombia.com.co

ADVERTENCIA LEGAL

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene informacion confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgaciéon no
esta permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo
electrénico remitido a nuestra atencion o a través de nuestros canales de contacto habilitados y proceda a su eliminacién, asi como a la de cualquier
documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribucion, copia o utilizacion de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al
mismo, cualquiera que fuera su finalidad, estan prohibidas por la ley.

Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrénico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni
garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, asi como tampoco su integridad o su correcta recepcion, por lo que el emisor no asume
responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la utilizacion del correo electrénico o de las comunicaciones via Internet le rogamos

nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL

This message is intended exclusively for the person to whom it is addressed and contains privileged and confidential information protected from
disclosure by law. If you are not the addressee indicated in this message, you should immediately delete it and any attachments and notify the sender by
reply e-mail or by our contact channels enabled. In such case, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or use of this message
or any attachments, for any purpose, is strictly prohibited by law.

We hereby inform you, as addressee of this message, that e-mail and Internet do not guarantee the confidentiality, nor the completeness or proper
reception of the messages sent and, thus, the sender does not assume any liability for those circumstances. Should you not agree to the use of e-mail or

to communications via Internet, you are kindly requested to notify us immediately.
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