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RV: PREJU1437- ASIGNACIÓN AUDIENCIA PREJUDICIAL DIEGO ALEXANDER TASCÓN RODRÍGUEZ

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Vie 16/02/2024 8:46
Para:​Juan Pablo Calvo Gutiérrez <jcalvo@gha.com.co>​
CC:​Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>;​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

1 archivos adjuntos (12 MB)
Reclamacioìn ODY030_compressed.pdf;

Buenos días Juan Pablo

Remitimos instrucciones de audiencia para la diligencia que tienes programada el día de hoy.

Cordialmente;

De: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
Enviado: viernes, 16 de febrero de 2024 8:26
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: PREJU1437- ASIGNACIÓN AUDIENCIA PREJUDICIAL DIEGO ALEXANDER TASCÓN RODRÍGUEZ
 
Doctores buenos días, a continuación, relaciono los antecedentes del caso:
 

Placa: ODY030
Fecha de siniestro: 10/02/2022
AGENCIA: CALI LIMONAR – 660
Lesionado: Diego Tascón en calidad de motociclista 
Tomador: MUNICIPIO DE ANDALUCIA 
ABOGADO:  Jacqueline Romero.
ETAPA Indagación
PRETENSIONES $80.000.000
Valor asegurado: $200.000.000
INTERES ok 
RECLAMO ADJUNTO Se adjunta reclamo.
Vehículo asegurado: Actualmente está embargado la agencia no tiene conocimiento de la fecha de embargo, pero fue posterior a
este evento.
PPD: Se indemnizó por parte de la Compañía.
 
Hechos: Nuestro conductor asegurado fue codificado en el informe de tránsito por desobedecer señales de tránsito, chocando con
una motocicleta dejando lesionado al señor Diego Alexander Tascón.
 
Incapacidad medico legales 90 días, secuelas deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente, deformidad física que
afecta el cuerpo de carácter permanente, perturbación del órgano de la locomoción transitorio, perturbación funcional de miembro
izquierdo transitorio, perturbación del órgano de masticación transitorio, con PCL del 19.80%.
Cartera ok
 
LESIONES: fractura de diáfisis de fémur y contusión de tórax
 
CONCEPTO DE RC:  RC evidente por omisión de señal de pare generando un choque contra el vehículo tipo motocicleta.
 
El ultimo ofrecimiento realizado fue por $46 millones de pesos.

 
En la actualidad, el apoderado del asegurado tiene autorizado un margen de hasta $50 millones para ofrecer, al respecto, les agradezco que
en el evento que no lo haga, por favor lo hagamos nosotros; ahora, en caso de que el convocante no los acepte, indaguemos la suma por la
que conciliaría y solicitemos la suspensión de la diligencia para que la Compañía revise dicha suma.
 
Quedo atenta a sus comentarios.
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Cordialmente,
 
 
 
 
ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS
Profesional Abogado
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. (601) 6464330 Ext. 1171
Calle 100 No 9A – 45 Piso 12 Bogotá - CO

 
De: NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO <NACHAVARRO@solidaria.com.co>
Enviado el: jueves, 25 de enero de 2024 04:25
Para: notificaciones@gha.com.co; gherrera@gha.com.co
CC: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
Asunto: PREJU1437- ASIGNACIÓN AUDIENCIA PREJUDICIAL DIEGO ALEXANDER TASCÓN RODRÍGUEZ
 
 
Doctor Buen día
 
Adjunto nos permitimos enviar documentos de la audiencia de conciliación prejudicial citada para el 16 de febrero 2024 a las 9:00 AM.
Virtual. Radicado Orión PREJU1437
Agradecemos adelantar la defensa correspondiente en representación de la compañía.

NOTA: Por favor confirmar el recibido de este correo.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

 
NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO
Analista Juridico
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. (601) 6464330
Calle 100 No 9A - 45 Bogota – CO

*******************************************************************
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas
distintas de su(s) destinatario(s). Si recibió esta transmisión por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus anexos

han sido sometidos a programas antivirus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el
destinatario debe verificar que este mensaje no esta afectado por virus y por tanto Aseguradora Solidaria de Colombia

Entidad Cooperativa no es responsable por daños derivados del uso de este mensaje.
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This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person other than its
addressee(s). If received in error, please contact the sender. This message and any attachments have been scanned and are

believed to be free of any virus or other defect. However, recipient should ensure that the message is virus free. Aseguradora
Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa is not liable for any loss or damage arising from use of this message.

Ya visitó https://www.solidaria.com.co ?
*******************************************************************
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