19/3/24, 10:01 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

RV: SOLICITUD CONFIRMACION SEGUIMIENTO || RV: TRASLADO DEMANDA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL- DTE RUBEN DARIO CARDONA -
PLACAS KSK594 BANCO COMERCIAL AV VILLAS SA EN CALIDAD DE PROPIETARIO

Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Mar 19/03/2024 9:48

Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

CC:Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>;Luisa Maria Pérez Ramirez <Iperez@gha.com.co>

[llJ 3 archivos adjuntos (11 MB)
1-2024-64688_1.pdf; KSK594.pdf; CONSULTA DEL PROCESO.pdf;

Estimados compafieros, muy buenos dias,
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo y las piezas adjuntas.

Muchas gracias, siempre cordial,

DARLYN MARCELA MUNOZ NIEVEZ

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE
AREA DE DERECHO PRIVADO
+57 311 388 8049

dmunoz@gha.com.co
ABOGADOS & ASOCIADOS

O o 0O

GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccidn, copia, publicacion, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacion contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information confained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Enviado: martes, 19 de marzo de 2024 09:43

Para: Jennifer Andrea Isaza Ocafia <jisaza@gha.com.co>; Maria Fernanda Lépez Donoso <mflopez@gha.com.co>
Cc: Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Luisa Maria
Pérez Ramirez <Iperez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: SOLICITUD CONFIRMACION SEGUIMIENTO | | RV: TRASLADO DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
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19/3/24, 10:01 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook
EXTRACONTRACTUAL- DTE RUBEN DARIO CARDONA - PLACAS KSK594 BANCO COMERCIAL AV VILLAS SA EN
CALIDAD DE PROPIETARIO
Estimada Jennifer, muy buenos dias,

Amablemente solicito tu valiosa ayuda conformando la inclusion de este proceso en revisién.

Rad. 19001400300320240019600.JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE POPAYAN. Tener en cuenta que
representamos tanto al BANCO AV VILLAS S.A. como al sefior JUIAN GUILLERMO BARRERO VALENCIA.

Porfa atenta a la admision de la demanda.

Muchas gracias, siempre cordial,

DARLYN MARCELA MUNOZ NIEVEZ

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE
AREA DE DERECHO PRIVADO
+57 311 388 8049

dmunoz@gha.com.co
ABOGADQOS & ASOCIADOS

@ & O O

GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelaciéon y/o distribucién, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its aftached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intfended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Nataly Basto <segurosrenting@aaaltda.com>

Enviado: martes, 19 de marzo de 2024 08:51

Para: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Cc: CATALINA BOCANEGRA VASQUEZ <cbocanl@mapfre.com.co>; Molina Cardoso Paola Andrea
<PANDREA@mapfre.com.co>

Asunto: Fwd: TRASLADO DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL- DTE RUBEN DARIO
CARDONA - PLACAS KSK594 BANCO COMERCIAL AV VILLAS SA EN CALIDAD DE PROPIETARIO

No suele recibir correos electrénicos de segurosrenting@aaaltda.com. Por qué esto es importante

Cordial saludo Dra. Darlyn
Remito informacién enviada por el banco Av villas para su informacion y gestion.
Quedo atenta a comentarios.
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Nataly Basto.
Ejecutiva de cuenta, Agencia Aseguradora Automotriz Ltda

3114586138
segurosrenting(@aaaltda.com | www.chevyseguro.co

Carrera 14 # 81 — 19 oficina 405

=

L

—————————— Forwarded message ---------

De: Liceth Angelica Bernal Lara <|.bernal@rentingautomayor.com>

Date: lun, 11 mar 2024 a la(s) 2:23 p.m.

Subject: Fwd: TRASLADO DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL- DTE RUBEN
DARIO CARDONA - PLACAS KSK594 BANCO COMERCIAL AV VILLAS SA EN CALIDAD DE PROPIETARIO
To: Nataly Basto <segurosrenting@aaaltda.com>

Buen dia Nata

Te reenvio informacién que nos comparte AV Villas de un siniestro para la placa KSK594

Cordialmente,

Angélica Bernal Lara
Directora de Operaciones DDO’
e Renting
PBX: (571) 3905644 /lutomayﬂr ﬁ
Cel: 318 2047430
www.rentingautomayor.com ® g
l.bernal@rentingautomayor.com

o

—————————— Forwarded message ---------

De: Sonia Lotta Alvarez <|ottas@bancoavvillas.com.co>

Date: lun, 11 mar 2024 a las 9:10

Subject: RV: TRASLADO DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL- DTE RUBEN
DARIO CARDONA - PLACAS KSK594 BANCO COMERCIAL AV VILLAS SA EN CALIDAD DE PROPIETARIO
To: j.leon@rentingautomayor.com <j.leon@rentingautomayor.com>, Liceth Angelica Bernal Lara
<L.bernal@rentingautomayor.com>

Cc: Andrea Patricia Valero Chima <valeroa@bancoavvillas.com.co>, Lizeth Daniela Rojas Forero
<rojasl@bancoavvillas.com.co>, Rafael Miguel Escobar Rodriguez <EscobarR@bancoavvillas.com.co>
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kkkkkkkkkhkhkhkkkkhkkhkhkhkhkhkkkkhkhkhkhkhkhkhkkkkkkkkkkk Este mensaJe y suUS anexos han SIdO SometIdOS a programas
antivirus, por lo cual consideramos se encuentra libres de virus o cualquier anomalia que pueda
afectar a terceros, sin embargo, el destinatario debe verificar con sus propias protecciones que ellos
no estan afectados por virus u otros defectos, en cuyo caso, el remitente no asume responsabilidad
alguna por el recibo, transmision y uso de éste material. *****xxkkrrikikiktiikiiitikibikktk kb
Cordial saludo,

Para sus tramites respectivos ante la Aseguradora, adjunto remitimos soportes correspondientes a la
demanda instaurada por el accidente ocurrido con el vehiculo de plaza KSK594 correspondiente al
negocio de Renting Automayor .

Demandados. JUAN GUILLERMO BARRERO VALENCIA en calidad de
conductor del vehiculo de placas KSK594, BANCO

COMERCIAL AV VILLAS S.A. en calidad de

propietario del mencionado vehiculo, MAPFRE

SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. en calidad

de empresa aseguradora del mismo.

Cordialmente,

Sonia Lotta Alvarez Departamento de Seguros
Analista de Seguros Banco AV Villas
lottas@bancoavvillas.com.co Bogota

S kype interno sonia Lotta Alvarez

Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo del Banco
AV Villas. Se encuentran dirigidos sdlo para el uso del destinatario al cual van enviados. La reproduccion, lectura
y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido
por error, inférmenoslo y eliminelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo
de dato contenido en este correo electronico, no relacionados con la actividad del Banco AV Villas, se entenderan
como personales y de ninguna manera son avaladas por el Banco.
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