29/7/24, 9:45 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

RE: CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACION SPOA:270016001099202252076 SINIESTRO:
10274040

Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Lun 29/07/2024 9:45

Para:audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

CC:Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>;Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>;Informes GHA <informes@gha.com.co>;
John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>;CAD GHA <cad@gha.com.co>;Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>;Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>

Estimada Doctora Jazmin, reciba un cordial saludo.

Comedidamente informo que la audiencia programada para el dia 26 de julio de 2024, no se pudo realizar, debido a
gue el Fiscal se encontraba en un compromiso académico.

Se me informd que se comunicaria la nueva fecha media correo electrénico.
Estaremos atentos a suministrar cualquier informacidn adicional sobre el particular.
Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS
Abogado Senior

AREA PENAL
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -
(+57) (1) 743 6592 ABOGADOS & ASOCIADOS

ngil@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como
cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please confact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
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29/7/24, 9:45 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado: martes, 16 de julio de 2024 17:39

Para: audiencias <audiencias@Ilaequidadseguros.coop>

Cc: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Gustavo
Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>

Asunto: RE: CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACION SPOA:270016001099202252076 SINIESTRO: 10274040

Estimada Doctora Jazmin, reciba un cordial saludo.

Comedidamente informo que el dia de hoy fuimos contactados por la Fiscalia Local 02 de Quibdd, con el fin de
comparecer a audiencia de conciliacién, el dia 26 de julio de 2024, a partir de las 11 de la mafiana.

Debido a lo anterior, solicito se nos informe si las indicaciones dadas para la Ultima audiencia se mantienen, o si la
aseguradora va a adoptar otra postura.

Estaremos atentos a suministrar cualquier informacidn adicional y en espera de lo solicitado.
Anexo citacion en formato JPEG
Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS
Abogado Senior

AREA PENAL
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -
(+57) (1) 743 6592 ABOGADOS & ASOCIADOS

ngil@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como
cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
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must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please confact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: miércoles, 6 de marzo de 2024 12:13

Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Asunto: RV: CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACION SPOA:270016001099202252076 SINIESTRO: 10274040

Cordial saludo,

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 07 de
marzo de 2024, alas 14:30 hrs.

Siniestro: 10274040

Caso OnBase: 167681

Fecha del siniestro: 17 de agosto de 2022

Fecha de aviso: 25 de abril de 2023

Pdliza: AAD28478

Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 0116

Tomador: TRANSPORTE PACIFICO S.A.

Asegurado: CORDOBA CORDOBA JOSE AMANCIO
Prima: Ok

Placa: WEC815

Amparos afectados: Lesiones o muerte de una persona /Danos a bienes de terceros
Valores asegurados: (60 SMMLV - $60.000.000)
Deducible DBT: 10% min $1.000.000

Convocante: 270016001099202252076
Antecedentes:

CASO 167681

Aviso de siniestro presentado por el TOMADOR. Reporte: "COLISIONE CON UNA MOTOCICLEA Y CAMIONETA QUE
ESTABAN MAL ESTACIONADA EN VIA"

Aporta: IPAT choque multiple:

vh 1 Tercero MZQ041 conductor JHON DIDIER RENTERIA MONTOYA (sin lesiones)
Vh 2 Tercero YZJ77C conductor YEFERSON BATIOJA LONDONO (tce leve y trauma tordxico)
Vh 3 Asegurado WEC815 conductor RAFAEL PALACION CORDOBA

HIPOTESIS: (no especificadas para ningun conductor) 141 vehiculo mal estacionado — 118 Falta de mantenimiento
mecdnico — 116 Exceso de velocidad - 202 Falla en los frenos. Para la via 301 Falta de senalizacion y 302 Ausencia
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29/7/24, 9:45 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

de demarcacion
Observaciones: "el conductor del vh 2 descendié de la motocicleta y luego fue arrollado por el vh 3"

- Acta de conciliacién suscrita entre el conductor del vh 1 tercero y del vh 3 asegurado en el que indican que
cada uno asume los gastos por los danos de cada vh. Sin informaciéon del otro afectado, solo 1 lesionado

Solo presentaron reclamacién por dafos de la moto de placa YZJ77C. PROPIETARIO: YOARIS VALENCIA SANCHEZ-
POSEEDOR, la cual fue objetada, por no acreditacion de la responsabilidad.

Indicaciones:

Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las pretensiones
del afectado y los documentos con los que Ias soporta.

Indicar que No nos asiste dnimo conciliatorio, no se han acreditado los perjuicios reclamacion, no son claras las
circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente donde resulté lesionado el seior YEFFERSON BATIOJA
LONDONO, si existe la incidencia del asegurado e indicios que pueden establecerse en su contra. No se aportan
pruebas que demuestren la responsabilidad del asegurado.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor fomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el fin de revisar el caso.

Cordialmente

Audiencias- Angela Caicedo

Gerencia Nacional de Indemnizaciones

@ Celular 3103109023

P4 audiencias@laequidadseguros.coop | (=1 www.laequidadseguros.coop.
Bogo‘rd D.C.— Colombia
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&2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Sit no es el receptor autorizado,
cualquier retencioén, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido

inmediatamente. La compania no es responsable por la transmisidon de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado el: martes, 13 de febrero de 2024 8:24 a. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Asunto: RE: CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACION SPOA:270016001099202252076

Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.

Comedidamente informo que el vehiculo de servicio publico tipo taxi, involucrado en el accidente de
transito, tiene el siguiente numero de placas:

- WEC815
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Para su informacién, remito la documentacion suministrada por la Fiscalia, y el abogado de victimas, con
motivo de la solicitud de informacion hecha recientemente.

Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS
Abogado Senior

AREA PENAL
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -
ABOGADOS & ASQOCIADOS
(+57) (1) 743 6592

ngil@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como
cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: miércoles, 7 de febrero de 2024 21:28

Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Asunto: RE: CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACION SPOA:270016001099202252076

Cordial saludo Nestor

Por favor me consigues la placa del vehiculo de servicio publico por la cual nos convocaron
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29/7/24, 9:45 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 7 de febrero de 2024 9:30 a. m.

Para: audiencias <audiencias@Ilaequidadseguros.coop>

CC: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>;
John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

Asunto: RE: CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACION SPOA:270016001099202252076

Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.

Comedidamente informo el desarrollo de la audiencia de conciliacion, llevada a cabo el dia 2 de febrero
de 2024, ante al Fiscalia 02 Local de Quibdd, en la cual se realizaron las siguientes diligencias:

1. Se verificé la comparecencia de las partes.

2. Antes de iniciar con la audiencia, el fiscal hizo un recuento de los hechos juridicamente relevantes,
indicando que el proceso penal se adelanta en contra del sefior Rafael Mario Palacios, conductor
de un vehiculo de servicio publico, y el querellante es el sefior Jefferson Londofio. Indicé que el
accidente ocurrio el 17 de agosto de 2022. Sefialé que el Instituto Colombiano de Medicina Legal, le
dictamino al senor Jefferson, una incapacidad de 55 dias, con secuelas permanentes.

3. Se le concedi6 el uso de la palabra al apoderado de victimas quien informé que no habia
presentado reclamacion extrajudicial en contra de la aseguradora, pero informé que por estos
mismos hechos, ya habia presentado demanda, la cual se adelanta en el Juzgado Primero civil del
circuito de Quibdoé. Senald que las pretensiones de su cliente ascienden a los $260.491.492
millones de pesos.

4. Teniendo en cuenta lo mencionado por el abogado de la victima, manifesté la imposibilidad de
realizar un ofrecimiento para esta audiencia, puesto que la aseguradora desconocia el motivo de la
citacion.

5. Asi las cosas, el fiscal, a solicitud del apoderado de victimas, decidié suspender la diligencia y fijar
fecha para continuar con la misma, el dia 7 de marzo de 2024, a partir de las 2:30 pm.

Estaremos atentos a suministrar cualquier informacion adicional, y en espera de las indicaciones para la
préxima audiencia, en caso de que haya algun cambio de las mismas.

Anexo el dictamen de Medicina Legal
Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS
Abogado Senior

AREA PENAL
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -
ABDGADOS & ASOCIADOS

(+57) (1) 743 6592

ngil@gha.com.co
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adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: jueves, 1 de febrero de 2024 14:22

Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Asunto: RV: CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACION SPOA:270016001099202252076

Cordial saludo

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 02 de
febrero de 2024, alas 15:30 horas

Indicaciones:

Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las pretensiones
del afectado y los documentos con los que las soporta.

Indicar que no tenemos claros los hechos por los cuales nos convocan. Por favor, indagar si corresponde a una
pdliza de RCC o RCE, para la creacion del siniestro, y si logramos obtener el informe de trdnsito lo agradeceria. Si es
necesario invitar al tercero a reclamar formalmente.

Asi mismo, instar e invitar a la empresa trasportadora, conductor o asegurado, si corresponde a que redlice la
radicacion del aviso ante la compania aseguradora, donde se narre los hechos materia de reclamo.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor tomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el fin de revisar el caso.

Cordialmente

Audiencias- Angela Caicedo

Gerencia Nacional de Indemnizaciones

@ Celular 3103109023

4 audiencias@laequidadseguros.coop | =1 www.laequidadseguros.coop.
Bogotd D.C.— Colombia
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& Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entfidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si- no es el receptor autorizado,
cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido

inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 31 de enero de 2024 7:55 a. m.

Para: audiencias <audiencias@Ilaequidadseguros.coop>

CC: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>

Asunto: RE: CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACION SPOA:270016001099202252076

Estimada Doctora, reciba un cordial saludo.

Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo juridico, y manifestamos que aceptamos
gustosos la asignacion de representar a la compaiia, en audiencia de conciliacién, que se llevara a cabo
el dia 2 de febrero de 2024, a partir de las 15:30 horas, en la Fiscalia 2 Local de Quibdé.

Con el fin de representar en debida forma, rogamos nos compartan los antecedentes que se tengan de
este siniestro, asi como las indicaciones para la audiencia.

Estaremos atentos a suministrar cualquier informacién adicional y en espera de lo solicitado.

Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS
Abogado Senior

AREA PENAL
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -
(+57) (1) 743 6592 ABOGADOS & ASOCIADOS

ngil@gha.com.co
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E‘; Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como
cualquier uso comercial o no comercial de la informaciéon contenida en este Correo Electrénico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
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29/7/24, 9:45 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please confact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: martes, 30 de enero de 2024 21:03

Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Asunto: RV: CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACION SPOA:270016001099202252076

Cordial saludo

Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliacién prejudicial citada para el
02 de febrero de 2024, a las 15:30 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad para la atencién de la
misma.

Cordialmente
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
@ Celular 3103109023

M audiencias@laequidadseguros.coop | 51 www.laequidadseguros.coop.
Bogotd D.C.— Colombia
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5 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entfidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Sit no es el receptor autorizado,
cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido

inmediatamente. La compania no es responsable por la transmisién de virus informdaticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: lunes, 29 de enero de 2024 8:11 a. m.

Para: audiencias <audiencias@Ilaequidadseguros.coop>

Asunto: RV: CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACION
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29/7/24, 9:45 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

De: Juan Carlos Ramos Rodriguez <juancarlos.ramos@fiscalia.gov.co>

Enviado: sdbado, 27 de enero de 2024 11:54 a. m.

Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: CITACION A DILIGENCIA DE CONCILIACION

Cordial Saludo sefiores EQUIDAD SEGUROS GENERALES, la Fiscalia segunda local lo cita a diligencia de conciliacién
para el dia 02 de febrero del afio 2024 a las 15: 30 PM.

En caso de que no pueda asistir a la audiencia de manera presencial, sirvase informar al despacho, para que esta
sea realizada de forma virtual.

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro

Obtener Outlook para Android

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene
informacion confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sélo puede ser utilizada por la persona o compaiiia a la cual esta
dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier
retencién difusion, distribucién, copia o toma cualquier accidn basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido. NOTA
CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene informacion
confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sélo puede ser utilizada por la persona o compaiiia a la cual esta dirigido. Si
usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retencién
difusion, distribucidn, copia o toma cualquier accion basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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