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G

RE: S- 104799173 RV: 113973 AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL VIRTUAL

María Paula Mendieta Rodriguez <abogado1@cavv.co>
Mar 30/05/2023 8:36
Para:​Gina Paola Garcia Quintero <gina.garcia@allianz.co>​

DOCTORA GINA PAOLA GARCIA  
ALLIANZ SEGUROS S.A.   
    
CONVOCANTES: JESSICA MILENA LARA ALMANZA
CONVOCADOS: ALLIANZ SEGUROS S.A.   

AUDIENCIA: 29 DE MAYO DE 2023, 4:30 PM         

   
Cordial saludo respetada doctora,    
    
Te comunico que, en audiencia del 29 DE MAYO DE 2023,  la parte convocante indicó que el monto ofrecido por la aseguradora era
demasiado bajo, por lo anterior, no se pudo conciliar, se declaró fracasada la diligencia. 
   
   
Cordialmente,    
María Paula Mendieta Rodríguez.    
Abogada



De: Gina Paola Garcia Quintero <gina.garcia@allianz.co>
Enviado: lunes, 29 de mayo de 2023 9:06
Para: Carlos Andrés Vargas Vargas <cvargas.abogado@gmail.com>; María Paula Mendieta Rodriguez <abogado1@cavv.co>
Asunto: RE: S- 104799173 RV: 113973 AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL VIRTUAL
 
SINIESTRO 104799173
Interv. Jessica Milena Lara Almanza
 
Hola Maria Paula,
 
Se autoriza la suma de 150m pago a 10 días Hábiles.
 
 
Siniestro 104799173 Placa JNR568
F siniestro 15/08/2021 Cobertura (prima, interés, licencia, vigencia) Sí

Resumen hechos Conductor perdió control del vehículo asegurado e impactó contra vehículo tercero 1, y posteriormente contra vehículos terce
igual que arrolló a peatona que transitaba sobre la berma.

Reclamantes Víctima directa, padre, madre, dos sobrinas, dos hermanas

Responsabilidad
(asegurado/compartida/tercero/indeterminada) Asegurado Motivo calificación contingencia

En el IPAT se atribuyó al asegura
157 - Conductor pierde la manio

vehículo.

Pretensiones (Detalle)
Daño emergente: $2.514.375; Lucro

cesante: $206.598.090; Daños
extrapatrimoniales: $264.480.000

Total pretensiones ($) $ 473.592.465

Firma de abogados Inverfuturo

Observaciones

Proceso penal activo; uno de los vehículos terceros involucrados también está asegurado con nosotros; la otra lesionada es la
asegurado y está excluida; se validó en el RUAF y la lesionada es cotizante y tiene afiliación a ARL acorde al empleo que manifi
empresa donde trabaja sí aparece en el RUES y quien firma la certificación laboral sí es representante legal; salario de lesionad

abogado de las víctimas es Jorge Ottavo; PCL emitida por JRCI de Bogotá y Cundinamarca

 
 
Cordialmente,
 
 
Gina Paola Garcia Quintero
Abogada Senior Procesos judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0246295
✉ Gina.Garcia@allianz.co
 

mailto:Gina.Garcia@allianz.co
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Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de
los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

 
 
 
 
 
De: Gina Paola Garcia Quintero
Enviado el: lunes, 29 de mayo de 2023 7:05 a. m.
Para: 'Carlos Andrés Vargas Vargas' <cvargas.abogado@gmail.com>; 'María Paula Mendieta Rodriguez' <abogado1@cavv.co>
Asunto: RE: S- 104799173 RV: 113973 AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL VIRTUAL
Importancia: Alta
 
Hola Maria Paula,
 
Al parecer acá hay una indebida notificación por que se notifico que era el 27 ( sábado) pero después llego esta citación q es hoy, igual, solicitar el aplazamiento por favor.
 
Muchas gracias quedo atenta,
 
 
Gina Paola Garcia Quintero
Abogada Senior Procesos judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0246295
✉ Gina.Garcia@allianz.co
 

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de
los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

 
 
 
De: Gina Paola Garcia Quintero
Enviado el: miércoles, 24 de mayo de 2023 9:05 p. m.
Para: 'Carlos Andrés Vargas Vargas' <cvargas.abogado@gmail.com>; 'María Paula Mendieta Rodriguez' <abogado1@cavv.co>
Asunto: S- 104799173 RV: 113973 AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL VIRTUAL
Importancia: Alta
 
SINIESTRO 104799173
 
Hola maría Paula,
 
Por favor solicitar aplazamiento y solicitar que la audiencia sea entre semana y no los fines de semana.
 
Gracias.
Gina Paola Garcia Quintero
Abogada Senior Procesos judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0246295
✉ Gina.Garcia@allianz.co
 

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de
los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.
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De: Notificacion Judiciales <notificacionesjudiciales@allianz.co>
Enviado el: martes, 2 de mayo de 2023 8:55 a. m.
Para: Gina Paola Garcia Quintero <gina.garcia@allianz.co>; Yuli Natalia Cupasachoa Herrera <yuli.cupasachoa@allianz.co>
Asunto: RV: 113973 AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL VIRTUAL
 

Internal
 
 
 
Cordial saludo,
 
Se remite correo recibido en el buzón de notificiaciones judiciales para su conocimiento y trámite pertinente. Si este e-mail y archivos no son de su competencia, por favor
devolverlo a este buzón.
 
 
Cordialmente,
Juan Nicolás Ruge Passito
Dirección de Asuntos Judiciales y Regulatorios
Gerencia Legal, Compliance & Sostenibilidad
“Integrante de un equipo líder,unido, orgulloso y comprometido con asesorar y defender a la mejor, más confiable y sostenible aseguradora de Colombia.”
 
Me gusta hablar de derecho, fútbol y conflictos bélicos
Allianz Colombia. Bogotá.
M (+57) 3143378890                 
 

 
Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de
los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

P Cuida el medio ambiente, no imprimas este email
 
De: Leidi Johana Escudero Doncel <ljescudero@personeriabogota.gov.co>
Enviado el: martes, 2 de mayo de 2023 7:06 a. m.
Para: danielita7894@gmail.com; stefanylaraalmanza@gmail.com; palas604@hotmail.com; mencha-61@hotmail.com; josems871@hotmail.com; Notificacion Judiciales
<notificacionesjudiciales@allianz.co>; urbanotavo@outlook.com; l.almais2003@gmail.com
Asunto: RE: 113973 AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL VIRTUAL
 
Buenos días 
 
Me permito enviar copia del expediente solicitado para la audiencia reprogramada para el día 27 de mayo de 2023 del expediente 113973, para su conocimiento
y estudio. 
 

 
________________________________________________________________________________

Personería de Bogotá, D.C. comprometida con el medio ambiente.
 
Aviso Legal: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y podrían contener información privilegiada y reservada de la Personería de Bogotá D.C., para uso exclusivo del destinatario. Si llegó a
usted por error, por favor elimínelo y avise inmediatamente al remitente, absteniéndose de usar, retener, imprimir, copiar, enviar, revelar el contenido o utilizar alguna parte de este mensaje o de sus adjuntos,
pues de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 de 2009 y las demás que resulten pertinentes. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, la
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C., no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios
medios la existencia de virus u otros defectos. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Personería de Bogotá. D.C.

************************************************************************************************************************************************

ADVERTENCIA LEGAL

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le

rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención o a través de nuestros canales de contacto habilitados y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento

adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su

integridad o su correcta recepción, por lo que el emisor no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le rogamos nos lo

comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL

This message is intended exclusively for the person to whom it is addressed and contains privileged and confidential information protected from disclosure by law. If you are not the addressee indicated in this message, you should

immediately delete it and any attachments and notify the sender by reply e-mail or by our contact channels enabled. In such case, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or use of this message or any

attachments, for any purpose, is strictly prohibited by law.
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We hereby inform you, as addressee of this message, that e-mail and Internet do not guarantee the confidentiality, nor the completeness or proper reception of the messages sent and, thus, the sender does not assume any liability for

those circumstances. Should you not agree to the use of e-mail or to communications via Internet, you are kindly requested to notify us immediately.

************************************************************************************************************************************************


