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RE: SOLICITUD DE REPARTO DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Jue 14/03/2024 8:12
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>​

4 archivos adjuntos (2 MB)
clausulado 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000012-D00I.pdf; clausulado 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000013-D00I.pdf; Pol_2000134859_Rcc.pdf; Pol_2000134858_Rce.pdf;

Estimados compañeros, muy buenos días, 
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo y las piezas adjuntas. 
 
Muchas gracias, siempre cordial,

 

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 13 de marzo de 2024 20:34
Para: Valentina Casas Valencia <vcasas@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DE REPARTO DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
 
Valentina
 
Remitimos correo.
 
Cordialmente,
 
 

LORENA JURADO CHAVES

 

 

GERENTE 

             CENTRO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y REPORTES

  +57 315 577 6200

  ljurado@gha.com.co 

 

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado el: martes, 12 de marzo de 2024 1:23 p. m.
Para: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DE REPARTO DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
 
MUNDIAL
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De: Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Enviado: martes, 12 de marzo de 2024 11:51
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>; Valentina Casas Valencia <vcasas@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD DE REPARTO DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
 
Buenas tardes, 
 
No se encontraron antecedentes del siniestro, por lo tanto, adjunto pólizas solicitadas junto con el condicionado general de las mismas.
 
Cordialmente,

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: martes, 12 de marzo de 2024 8:15
Para: Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>; Valentina Casas Valencia <vcasas@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD DE REPARTO DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
 
Estimada doctora, reciba un cordial saludo.
 
Atentamente solicitamos de su amable colaboración remitiendo los antecedentes que se tengan sobre el proceso que se identifica a continuación:
 

·         ASUNTO: DECLARATIVO DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

·         DEMANDANTE: LUZ ADRIANA RINCÓN MACHADO (C.C. No. 31.711.105) MARIANA GÓMEZ RINCÓN (T.I. No. 1.107.865.053) SANDRA PATRICIA RINCÓN
MACHADO (C.C. No. 31.306.990

·       DEMANDADO: ANDERSON TORO MINA (C.C. No. 1.234.188.788) BLANCA RUBIS VELEZ ROMERO (C.C. No. 66.706.462) SEGUROS DEL ESTADO S.A. (NIT.
860.009.578 – 9) COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. (NIT. 860.037.013 – 6) 

·         RADICADO: 76001400302920240019800
Póliza vinculada: póliza del vehículo de placas EQM 935, por la ocurrencia del accidente de tránsito 13 de septiembre del 2021.
 
Hechos:  Indica el demandante que ee, el día de ocurrencia de los hechos fue el 13 de septiembre del 2021, entre las 12:10 – 12:30 horas de la mañana, aproximadamente;
mientras la señora LUZ ADRIANA RINCÓN MACHADO (En adelante, LA VICTIMA) se encontraba conduciendo el automóvil de placas GCZ 003 (en adelante; EL VEHÍCULO 1),
sobre la Calle 26 con diagonal 23, en compañía de su hija menor de edad MARIANA GÓMEZ RINCÓN (En adelante, LA MENOR DE EDAD), cuando, ANDERSON TORO MINA,
el conductor del vehículo de placas EQM 936 (en adelante; EL VEHÍCULO 2) no estuvo atento a la vía, y como resultado de lo anterior, colisionó con EL VEHÍCULO 1, causando
Lesiones personales a su conductor y pasajero.
 
Pretensiones: Las pretensiones de la demanda van encaminadas al reconocimiento de a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes a título de DAÑO MORAL, derivados
del accidente de tránsito de la referencia. y 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes a título de daño a la vida en relación., mas intereses moratorios. 
 
Solicitud: - PÓLIZA DEL VEHICULO DE PLACAS EQM 935. 
-CONDICIONADO APLICABLE 
-ANTECEDENTES DEL PROCESO PENAL. 
-ANTECEDENTES DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 13 de septiembre de 2023. 
-los demás documentos que se encuentren en referencia al asunto. 
 
Agradecemos su amable colaboración, quedamos atentos a la remisión de los antecedentes solicitados.
 
Cordialmente,
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DANIELA QUINTERO AGUILERA

 

 
AUXILIAR JURÍDICO

             ÁREA INFORMES

  +57 315 709 4940 

  daguilera@gha.com.co 

   GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información
contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el
manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y
elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used
and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachment

De: Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Enviado: lunes, 5 de febrero de 2024 12:27
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DE REPARTO DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
 
Apreciado Dr. Herrera:  
 
Dentro del asunto de la referencia hemos recibido citación para notificación personal en el proceso iniciado por LUZ ADRIANA RINCON MACHADO Y
MARIANA GOMEZ RINCON Y SANDRA PATRICIA RINCON MACHADO  CONTRA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Y OTROS que cursa en el
JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
 
Teniendo en cuenta lo anterior quisiéramos contar con sus servicios para representar a la Compañía y agradecemos proceder a notificarse mediante el poder
general que le ha sido otorgado mediante escritura pública 
 
Cordialmente, 

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Enviado: miércoles, 31 de enero de 2024 9:33
Para: Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DE REPARTO DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
 
¡Buen día Laurita! 
 
Por favor asignar al Dr. Gustavo Herrera,
 
Muchas gracias. 
 

Cordialmente, 
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Angela Liliana Cruz Blanco
Asesora Jurídica de Procesos Judiciales
Autos    

2855600 Ext: 1254

Calle 33 No. 6B - 24
 
Bogotá, Colombia

alcruz@segurosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial
twitter.com/SegurosMundial
www.segurosmundial.com.co
 

De: Mundial <mundial@segurosmundial.com.co>
Enviado: martes, 23 de enero de 2024 16:01
Para: Lina Maria Madera Gutierrez <lmadera@segurosmundial.com.co>; Ariel Cardenas Fuentes <acardenas@segurosmundial.com.co>; Erwin Nicolas Vasquez Sandoval
<evasquez@segurosmundial.com.co>; Juliana Alejandra Jerez Isuiza <jjerez@segurosmundial.com.co>; Mahira Carolina Robles Polo <mrobles@segurosmundial.com.co>; Diana
Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>; Luz Stephany Gacharna Cuellar
<lgacharna@segurosmundial.com.co>; Cindy Paola Rojas Cardenas <cirojas@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DE REPARTO DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
 
 
 
Cordial saludo
 
Les remito información anexa, para su validación y gestión.  
 
Por favor abstenerse de dar confirmación de recibido de este correo. 
 
Cordialmente;
 
 

 

Servicio Seguros Mundial     

  

 
  

(601) 3274712 / 13 

 
Calle 33 No. 6B - 24     
Bogotá, Colombia 

  mundial@segurosmundial.com.co 

 
www.facebook.com/SegurosMundial 

twitter.com/SegurosMundial 

www.segurosmundial.com.co
 

De: ASESORIAS ABOGADOS JL <asesorias@abogadosjl.com>
Enviado: martes, 23 de enero de 2024 11:38
Para: Recepcion Procesos Civil - Valle Del Cauca - Cali <repartocivilcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Mundial <mundial@segurosmundial.com.co>; EUCLIDES CAMARGO
GARZÓN <juridico@segurosdelestado.com>; Ruby2270@hotmail.com <Ruby2270@hotmail.com>
Asunto: SOLICITUD DE REPARTO DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
 

No suele recibir correos electrónicos de asesorias@abogadosjl.com. Por qué esto es importante

Señor;
JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE CALI (REPARTO),
E.S.B.
 
REFERENCIA: DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
 
TRÁMITE PROCESAL:

 
VERBAL SUMARIO (MÍNIMA CUANTÍA)

 
 
DEMANDANTES:

 
LUZ ADRIANA RINCÓN MACHADO (C.C. No. 31.711.105)
MARIANA GÓMEZ RINCÓN (T.I. No. 1.107.865.053)
SANDRA PATRICIA RINCÓN MACHADO (C.C. No. 31.306.990)

 
 
DEMANDADOS:

 
ANDERSON TORO MINA (C.C. No. 1.234.188.788)
BLANCA RUBIS VELEZ ROMERO (C.C. No. 66.706.462)
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SEGUROS DEL ESTADO S.A. (NIT. 860.009.578 – 9)
 
 
JUAN CAMILO REYES TRÓCHEZ, domiciliado en la ciudad de Cali, abogado titulado e inscrito ante el Consejo Superior de la Judicatura bajo la Tarjeta Profesional No. 233.555,  identificado
como aparece al pie de mi firma, obrando en función del poder a mi conferido, respetuosamente manifiesto que presento DEMANDA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL,
me permito enviar documento PDF correspondiente a DEMANDA DECLARATIVA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ANEXOS. 
 

Cordialmente, 
 

JUAN CAMILO REYES TROCHEZ 
C.C No. 1.144.037.267 

T.P No. 233.555 del CSJ 
 
 

 Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El planeta te lo agradecerá!

 Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El planeta te lo agradecerá!

 Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El planeta te lo agradecerá!

 Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El planeta te lo agradecerá!



14/3/24, 09:48 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAP8%2Fis1O1ONOvcOZmYrZTr4… 6/6

 Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El planeta te lo agradecerá!

 Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El planeta te lo agradecerá!


