29/2/24, 15:23 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

RV: INFORME AUDIENCIA -FALLIDA- CTE FREDY ALBERTO ARIZA MURCIA SOLICITUD
CONCILIACION SINIESTRO: 10216468 CONVOCANTE: FREDY ALBERTO ARIZA MURCIA

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Jue 29/02/2024 15:21

Para:Facturacion <facturacion@gha.com.co>
CC:.CAD GHA <cad@gha.com.co>

ﬂ]] 2 archivos adjuntos (1 MB)
202402021632.pdf; FORMATO INFORME PRELIMINAR AUDIENCIA Fredy Alberto Ariza Murcia.docx;

Buenas tardes

Se ingreso al controlador.

N2 21812

Cordialmente;

De: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>

Enviado: jueves, 22 de febrero de 2024 17:40

Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana Maria
Bardn Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Gustavo Alberto
Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>

Asunto: INFORME AUDIENCIA -FALLIDA- CTE FREDY ALBERTO ARIZA MURCIA SOLICITUD CONCILIACION
SINIESTRO: 10216468 CONVOCANTE: FREDY ALBERTO ARIZA MURCIA

Dra. Angela,
Reciba un cordial saludo.

Comedidamente informo nuestra comparecencia a la audiencia de conciliacion extrajudicial celebrada el
dia de hoy 16 de febrero de 2024 a las 3:00 pm, en la Notarfa Unica del Circulo de Barbosa. A la
diligencia comparecieron como convocantes el sefior Fredy Alberto Ariza Murcia y como convocados la
Equidad Seguros Generales O.C.

Desarrollo de la audiencia: Se verificaron las pretensiones de la parte convocante. Se presenté la
postura de la compania y el convocante redujo sus pretensiones al valor de 130 millones de pesos. Por la
distancia entre el valor ofrecido y las pretensiones del convocante se declaré fallida la audiencia de
conciliacion.

Se remitird el acta de la audiencia una vez sea enviado por la Notaria.

Cordialmente,
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JUAN DAVID VERGARA MELO

ABOGADO JR.
DERECHO PRIVADO
+57 3057496064

ivergara@gha.com.co ABOGADQOS & ASOCIADOS
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como

de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information confained in this Email and its aftached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 17:35

Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>

Asunto: RV: CONFIRMACION DE DISPONIBILIDAD CTE FREDY ALBERTO ARIZA MURCIA SOLICITUD CONCILIACION
SINIESTRO: 10216468 CONVOCANTE: FREDY ALBERTO ARIZA MURCIA

Cordial saludo

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 16 de febrero del 2024, a las 15:00 hras

Siniestro: 10216468

Caso Onbase: 136353

Fecha del siniestro: 30 de diciembre de 2020

Fecha de aviso: 13 de enero de 2021

Poliza: AAO11952

Producto: RCE SERVICIO PUBL-116

Tomador: COOP. DE TRANSPORTADORES RICAURTE LTDA
Asegurado: CASTRO SANTOS JOSE ANGEL

Prima: Ok

Placa: XXB366

Amparos afectados: LESI/ MUERT/VRS PER

Valores asegurados: 200 SMMLV ($175.560.600) Sin superar los 100 SMMLV ($87.780.300)
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29/2/24, 15:23 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook
Deducible DBT: 10%-$877.803

Convocante: FREDY ALBERTO ARIZA MURCIA
Antecedente:

Victima:

FREDY ALBERTO ARIZA MURCIA-EGS77E

MARIA ALEJANDRA ARIZA ARIZA

Apoderado

YORGIN HARVEY CELY OVALLE

Responsabilidad: Asegurado, codificado bajo la hipdtesis 116 Exceso de velocidad, colisionando con la
motocicleta de placa EGS77E, donde resultan lesionados sus ocupantes, es menester mencionar que el
tercero tiene codificacion de 157, pero no especifica por qué.

Conductor: SERGIO ANDRES MEJIA BELTRAN

SPOA: 680776000227202100002 Fiscalia 03 Local de Barbosa

Pretensiones: $302.392.000

MARIA ALEJANDRA ARIZA ARIZA

Edad: 10 anos

Lesiones: Traumatismos del térax, de la cabeza y de la pierna
Dictamen de medicina legal: 15 dias sin secuelas medico legales.

FREDY ALBERTO ARIZA MURCIA

Edad: 42 anos

Lesiones: Fractura de la epifisis inferior de la tibia. Reduccidn abierta mds fijacion interna de fractura de
tibia y peroné izquierda.

Dictamen de medicina legal: 70 dias de incapacidad. Secuelas a determinar

Ultimo ofrecimiento:

FREDY ALBERTO ARIZA MURCIA: $10.000.000
MARIA ALEJANDRA ARIZA ARIZA: $1.500.000

NO HAN APORTADO DOCUMENTACION ADICIONAL DESPUES DE LA FECHA DE LA RECLAMACION INICIAL.
Indicaciones:

Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.

Indicar que nos asiste dnimo conciliatorio. Realizar ofrecimiento mdaximo por el sefor FREDY ALBERTO
ARIZA MURCIA: $15.000.000 y por la menor MARIA ALEJANDRA ARIZA ARIZA: $3.000.000. Tratemos de
conciliar en esta audiencia, si es el caso, se comunican conmigo, insistir que a la fecha no han
aportado documentacion adicional que permita verificar un mayor perjuicio, no tenemos claras las
secuelas que presentas por el senor Fredy.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el
fin de revisar el caso.

Cordialmente

Audiencias- Angela Caicedo
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Gerencia Nacional de Indemnizaciones

® Celular 3103109023

< audiencias@laeguidadseguros.coop | =] www.laequidadseguros.coop.
Bogotd D.C.— Colombia

M g\, equidad

SELUros

tt 2 | IDBO __.'fllru': osepuradorn cooperativa con sentido anin =

& Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de
La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no
es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor
reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>

Enviado el: jueves, 8 de febrero de 2024 7:30 a. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

CC: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Kevin Orozco
Rua <korozco@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Asunto: CONFIRMACION DE DISPONIBILIDAD CTE FREDY ALBERTO ARIZA MURCIA SOLICITUD CONCILIACION
SINIESTRO: 10216468 CONVOCANTE: FREDY ALBERTO ARIZA MURCIA

Apreciada Dra. Angela.
Cordial saludo,

Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para
asistir a la audiencia de conciliacion del asunto de la referencia, la cual se llevara a cabo de
manera presencial, el dia 16 de febrero de 2024, a las 3:00 P.m. en la Notaria Unica de
Circulo de Barbosa (Sder.)

Los hechos de la solicitud de conciliacion refieren a un accidente de transito, ocurrido el
pasado 30 de diciembre de 2020, en el que estuvieron involucrados el vehiculo de placas EGS
77E en el que se movilizaba el sefior Fredy Alberto Ariza Murcia y su hija Maria Alejandra Ariza
Ariza; y el vehiculo de placas XXB 366, de propiedad del sefior José Angel Castro Santos y
afiliado a la Cooperativa de Transportes Ricaurte "Cotransricaurte".

La parte convocante pretende el reconocimiento de $302'392.000 por concepto de perjuicios
materiales e inmateriales, discriminados de la siguiente manera:
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Para FREDY ALBERTO ARIZA MURCIA

indemnizacion por Dafio Emergente
Indemnizacién por lucro cesante
Indemnizacién por dafic moral 50 SMLMV
Indemnizacién por dafio a la salud 50 SMLMV
Discapacidad Laboral 24% sin indexar
(smimv x 24% = x) x 21 anos (44 anos actual)
($1.300.000 x 24% = $312.000 mensuales x 18 afios

Para MARIA ALEJANDRA ARIZA ARIZA

Indemnizacién por daio moral 25 SMLMV
Indemnizacién por dafo a la salud 25 SMLMV

$4.000.000
$36.000.000
$65.000.000
$65.000.000

$67.392.000

$32.500.000
$32.500.000

Frente al particular es preciso sefalar que la solicitud de conciliacion es presentada por Fredy

Alberto Ariza Murcia (victima)

Nos pondremos en contacto con el centro de conciliacion con el fin de tener acceso a los

anexos respectivos.

Finalmente, solicitamos el favor nos envien la pdliza y su condicionado, la reclamacién
presentada ante la compafiia y su correspondiente respuesta, y los demas antecedentes que
tenga la Compaiiia del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso.

Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.

Cordialmente,

JUAN DAVID VERGARA
MELO

ABOGADO JR.
DERECHO PRIVADO

+57 3057496064

ivergara@gha.com.co ABOGADOS & ASOCIADOS
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information confained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: martes, 6 de febrero de 2024 18:13

Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>

Asunto: RV: SOLICITUD CONCILIACION SINIESTRO: 10216468 CONVOCANTE: FREDY ALBERTO ARIZA MURCIA

Cordial saludo

Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliacion prejudicial
citada para el 16 de febrero de 2024, a las 15:00 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad
para la atencién de la misma.

Cordialmente

Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones

@ Celular 3103109023

< audiencias@laeguidadseguros.coop | 21 www.laequidadseguros.coop
Bogotd D.C.— Colombia
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& Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de
La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no
es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor
reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: lunes, 5 de febrero de 2024 8:05 a. m.
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Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: SOLICITUD CONCILIACION

PSC

De: luz stella sarmiento BARBOSA SANTANDER <notariaunicabarbosa@hotmail.com>

Enviado: viernes, 2 de febrero de 2024 5:03 p. m.

Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: SOLICITUD CONCILIACION

BUENAS TARDES
CORDIAL SALUDO

POR MEDIO DEL PRESENTE NOS PERMITIMOS ENVIAR COMEDIDAMENTE OFICIO DE
SOLICITUD DE CONCILIACION.

Lo anterior, con base a las sentencias de la Corte Constitucional C-621 de 1997, T377 del 2000, T487 de 2001 y
el Consejo de Estado Seccion Cuarta Sentencia 99/07/09 expediente 9409, que establecieron que las
comunicaciones recibidas por medio electrénico tienen el mismo valor juridico que la recibida por la ventanilla de
la entidad.

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE
BARBOSA - SANTANDER
www.notariaunicabarbosa-santander.com.co
Carrera 9 N° 11-14 Edificio Claudia Maria Local 205
3183753881- (097)7482096
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