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RV: INFORMACION APORTE CONCILIACION PROCESO 2023-00190 Vh. VIZ399

Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Vie 24/05/2024 13:11

Para:Aura Maria Coral Guerra <acoral@gha.com.co>;Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;Ana Maria Barén
Mendoza <abaron@gha.com.co>;CAD GHA <cad@gha.com.co>;Informes GHA <informes@gha.com.co>
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelaciéon y/o distribucidn, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte

al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information confained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Notificaciones SBSeguros <notificaciones.sbseguros@sbseguros.co>

Enviado: viernes, 24 de mayo de 2024 12:34

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Lorena
Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Asunto: RV: INFORMACION APORTE CONCILIACION PROCESO 2023-00190 Vh. VIZ399

Apreciados, para su tramite. Edesk 1164758

Saludos / kind regards,
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Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.
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Seguros Colombia PARA TRABAJAR CERTIFICACION EN

De: Cooperativa Taxlujo <cootaxlujo@hotmail.com>

Enviado el: jueves, 23 de mayo de 2024 5:36 p. m.

Para: Francisco Flérez <multiandina@hotmail.com>; Notificaciones SBSeguros
<notificaciones.sbseguros@sbseguros.co>

Asunto: INFORMACION APORTE CONCILIACION PROCESO 2023-00190 Vh. V12399

No suele recibir correos electronicos de cootaxlujo@hotmail.com. Por qué esto es importante

Sefiores:
SBS SEGUROS
E.S.D

Referencia: INFORMACION PROCESO 2023-00190

Vh. ASEGURADO: VIZ399

Demandante: MARTHA INES CHAMORRO LUNAY OTROS
Demandados: MARTHA CECILIA GUERRERO Y OTROS

Por medio del presente escrito me permito informar que una vez realizada la reunion con las partes del
proceso se llega al siguiente acuerdo:

Con relacion a la cooperativa de transportadores Taxlujo por decision del consejo de administracion
quedamos pendiente al avance del proceso y el manejo que la compafiia de seguros en calidad de
representantes judiciales le den al mismo.

Respecto de la asegurada sefiora MARTHA CECILIA GUERRERO y el conductor del rodante al
momento del siniestro Sr. JOSE DAVID MORALES estan en la capacidad de asumir el monto de
CUATRO MILLONES DE PESOS M/Cte. ($4°000.000) cada uno para un total de OCHO MILLONES
DE PESOS M/Cte. ($8°000.000).

Asi las cosas ruego de manera atenta y respetuosa se sirva atender el oficio remitido por Cootaxlujo con
relacion a la representacion de los juridicos de la compaiiia sbs seguros en favor de Cootaxlujo; quedando
hasta la fecha pendiente a la suscripcién del memorial poder para los fines pertinentes.

Cordialmente,

GERARDO LEON MARTINEZ GUERRERO

Gerente - Representante Legal Cootaxlujo Ltda.
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