
Re: IMPORTANTE SOLICITUD VALIDACIÓN || RV: INFORMACIÓN APORTE
CONCILIACIÓN PROCESO 2023-00190 Vh. VIZ399

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Mié 05/06/2024 20:51
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;​Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>​

Estimados compañeros, muy buenas noches,

Amablemente solicito tu valiosa ayuda cargando la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

From: Jaime Moreno Lizarazo <Jaime.Moreno@sbseguros.co>
Sent: Wednesday, June 5, 2024 8:42:16 PM
To: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Jaime Hainsfurth
Jaramillo <jaime.hainsfurth@sbseguros.co>; Olga Torres Roncancio <olga.torres@sbseguros.co>; Maria Giraldo
Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Mayra Alejandra Diaz
Millán <mdiaz@gha.com.co>
Subject: RE: IMPORTANTE SOLICITUD VALIDACIÓN || RV: INFORMACIÓN APORTE CONCILIACIÓN PROCESO 2023-
00190 Vh. VIZ399
 
Mil gracias Mónica! en resumidas cuentas, estamos muy lejos, y el ofrecimiento que propone el
asegurado es mínimo. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta el valor asegurado, nos
abstendremos de realizar algún ofrecimiento y esperaremos a las resultas del proceso.
 
 
Saludos / kind regards,
 
Jaime Moreno L.
Judicante
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° Bogotá, Colombia
T +57 (601) 313 8700
www.SBSeguros.co
Jaime.Moreno@sbseguros.co
 

 
 
De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: sábado, 1 de junio de 2024 11:08 p. m.
Para: Jaime Moreno Lizarazo <Jaime.Moreno@sbseguros.co>
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CC: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Jaime Hainsfurth
Jaramillo <jaime.hainsfurth@sbseguros.co>; Olga Torres Roncancio <olga.torres@sbseguros.co>; Maria Giraldo
Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Mayra Alejandra Diaz
Millán <mdiaz@gha.com.co>
Asunto: RE: IMPORTANTE SOLICITUD VALIDACIÓN || RV: INFORMACIÓN APORTE CONCILIACIÓN PROCESO 2023-
00190 Vh. VIZ399
 
Apreciado Doctor Jaime buenas noches
 
Comedidamente informamos que en una previa comunicación con la Dra. Aleida López, apoderada de los
demandantes, expuso que sus clientes presentan como fórmula de arreglo la suma de $300.000.000.
 
Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.
 
Cordial saludo.
 
 
 

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

 
De: Jaime Moreno Lizarazo <Jaime.Moreno@sbseguros.co>
Enviado el: martes, 28 de mayo de 2024 3:49 p. m.
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
CC: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Jaime Hainsfurth
Jaramillo <jaime.hainsfurth@sbseguros.co>; Olga Torres Roncancio <olga.torres@sbseguros.co>; Maria Giraldo
Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>
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Asunto: RE: IMPORTANTE SOLICITUD VALIDACIÓN || RV: INFORMACIÓN APORTE CONCILIACIÓN PROCESO 2023-
00190 Vh. VIZ399
 
Hola Mónica. Te aclaro que no se trata de una designación para representar al asegurado.
 
Revisando la trazabilidad del caso, el asegurado decidió designar un abogado por su parte, pero aún
así parece que no contestó la demanda. Frente al caso, desde el equipo de Auto Casualty se han
entablado diálogos con el asegurado con el fin de intentar realizar un ofrecimiento conjunto, pero no han
tenido suerte.
 
Para nosotros la responsabilidad está clara, por lo que quisiéramos explorar un acercamiento con los
demandantes, con el fin de saber cuáles son sus expectativas y ver si podemos llegar a un acuerdo.
¿Los demandantes han mencionado en algún momento alguna cifra bajo la cual estuvieran dispuestos
a conciliar? Esto pues, aparte de este litigio, tenemos una reclamación de la nieta de la víctima, con
pretensiones sumamente altas.
 
Quedamos atentos a sus comentarios.
 
Saludos / kind regards,
 
Jaime Moreno L.
Judicante
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° Bogotá, Colombia
T +57 (601) 313 8700
www.SBSeguros.co
Jaime.Moreno@sbseguros.co
 

 
 
De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 27 de mayo de 2024 8:32 p. m.
Para: Jaime Moreno Lizarazo <Jaime.Moreno@sbseguros.co>
CC: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: RV: IMPORTANTE SOLICITUD VALIDACIÓN || RV: INFORMACIÓN APORTE CONCILIACIÓN PROCESO 2023-
00190 Vh. VIZ399
Importancia: Alta
 
Apreciado Doctor Jaime buenas tardes
 
Amablemente solicitamos confirmar si el correo precedente corresponde a una asignación para
representar al asegurado.  De ser así solicitamos por favor nos envíe los datos de contacto del
Representante Legal Cootaxlujo Ltda, para el trámite y envío de los poderes, y demás información
pertinente. 
 
Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.
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Cordial saludo.
 
 
 
 

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     
 

 
 
 

De: Notificaciones SBSeguros <notificaciones.sbseguros@sbseguros.co>
Enviado: viernes, 24 de mayo de 2024 12:34
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Lorena
Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Asunto: RV: INFORMACIÓN APORTE CONCILIACIÓN PROCESO 2023-00190 Vh. VIZ399
 

Apreciados, para su trámite. Edesk 1164758

 

Saludos / kind regards,

 

Jaime Moreno L.

Judicante

Vicepresidencia de Indemnizaciones
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No suele recibir correos electrónicos de cootaxlujo@hotmail.com. Por qué esto es importante

 

SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° Bogotá, Colombia

T +57 (601) 313 8700

www.SBSeguros.co

Jaime.Moreno@sbseguros.co

 

 

 

De: Cooperativa Taxlujo <cootaxlujo@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 23 de mayo de 2024 5:36 p. m.
Para: Francisco Flórez <multiandina@hotmail.com>; Notificaciones SBSeguros
<notificaciones.sbseguros@sbseguros.co>
Asunto: INFORMACIÓN APORTE CONCILIACIÓN PROCESO 2023-00190 Vh. VIZ399

 

Señores: 

SBS SEGUROS 

E.S.D

 

Referencia: INFORMACION PROCESO 2023-00190

Vh. ASEGURADO: VIZ399

Demandante: MARTHA INES CHAMORRO LUNA Y OTROS

Demandados: MARTHA CECILIA GUERRERO Y OTROS

 

Por medio del presente escrito me permito informar que una vez realizada la reunión con las partes del proceso
se llega al siguiente acuerdo:
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Con relación a la cooperativa de transportadores Taxlujo por decisión del consejo de administración quedamos
pendiente al avance del proceso y el manejo que la compañía de seguros en calidad de representantes judiciales
le den al mismo.

 

Respecto de la asegurada señora MARTHA CECILIA GUERRERO y el conductor del rodante al momento del
siniestro Sr. JOSE DAVID MORALES están en la capacidad de asumir el monto de CUATRO MILLONES DE
PESOS M/Cte. ($4´000.000) cada uno para un total de OCHO MILLONES DE PESOS M/Cte. ($8´000.000).

 

Así las cosas ruego de manera atenta y respetuosa se sirva atender el oficio remitido por Cootaxlujo con relacion
a la representación de los jurídicos de la compañia sbs seguros en favor de Cootaxlujo; quedando hasta la fecha
pendiente a la suscripción del memorial poder para los fines pertinentes.

 

Cordialmente,

 

GERARDO LEON MARTINEZ GUERRERO

Gerente - Representante Legal Cootaxlujo Ltda.
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