11/9/24, 11:34 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

CONCILIADO - INFORME AUDIENCIA - REMISION DE FORMULARIOS - ALLIANZ
SEGUROS S.A. || PROCESO: KEVIN ANDRES BUENO ESPITIA vs ALLIANZ SEGUROS S.A. -
RAD: 2024018512

Angela Maria Valencia Arango <avalencia@gha.com.co>
Mié 11/09/2024 11:36

Para:Informes GHA <informes@gha.com.co>;Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>;CAD GHA
<cad@gha.com.co>
CC:Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>;Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>

[ﬂJ 5 archivos adjuntos (3 MB)
Autorizacion de pagos .pdf; CC KABE.pdf; CERT ITAU.pdf; Conocimiento de cliente .pdf; T-2024018512-5353298.pdf;

Cordial saludo Estimada area de informes,
Extensivo a mi estimada Mar.

Cordial saludo Estimada area de informes.
Extensivo a los demas destinatarios.

Con el presente me permito remitir el informe de la audiencia de que trata el art 392 del C.G.P. Misma a
la que se llegd a una conciliacion, en el proceso que a continuacion se describe:

REFERENCIA ACCION DE PROTECCION AL
CONSUMIDOR

RADICADO 2024018512

DEMANDANTE KEVIN ANDRES BUENO ESPITIA

DEMANDADOS ALLIANZ SEGUROS S.A.

CASE TRACKING: 21863

INFORME:

- Se presentaron las partes.

- Se conversd respecto del danimo conciliatorio de los intervinientes.

- Se pudo conciliar el presente proceso para darlo por terminado, por un valor de
$10.000.000 pagaderos dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcion fisica y electrénica de
los documentos relacionados en el acta de la audiencia.

Estimada @Marlyn Katherine Rodriguez Rincdn

De conformidad con los documentos allegados me permito informar que, dentro del proceso de la
referencia, en el acta de conciliacién adjunta se acordé un pago por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS
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($10.000.000) al término de cinco (05) dias habiles siguientes a la recepcion fisica y electrénica de los
documentos. Documentos que fueron allegados el dia de hoy electrédnicamente. Luego, la fecha limite

para el pago de lo acordado feneceria el dia 18 de septiembre de 2024.

Adjunto al presente los siguientes documentos:

1. Acta de conciliacién.

2. Formato Unico de Conocimiento del Cliente.
3. Autorizacion de Pagos

4. Certificacién Bancaria del Banco Itad.

5. Copia de la Cedula de Ciudadania.

Quedo atenta a tus consideraciones,

Equipo CAD: Por favor cargar el presente correo electrénico y sus documentos adjuntos.

Adjunto el acta de la audiencia.

Muchas gracias por su acostumbrada colaboracion,

Cordialmente,

Angela Maria Valencia Arango
Abogada Junior
Email: avalencia@gha.com.co | 321 558 4943

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

ABOGADOS & ASOCIADOS

gha.com.co

l l o Ci‘f:::‘.:‘.’;‘
S@HERRERA )
ABOGADOS & ASOCIADOS ‘ America '

ORGULLOSAMENTE INCONDICIONALES . H‘ 20248
lerrera Abogados &

Asociados

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte

al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
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Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Kevin Bueno Espitia <kevinbuenoe@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 11 de septiembre de 2024 11:25

Para: Angela Maria Valencia Arango <avalencia@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Asunto: RE: REMISION DE FORMULARIOS - ALLIANZ SEGUROS S.A. | | PROCESO: KEVIN ANDRES BUENO ESPITIA vs
ALLIANZ SEGUROS S.A. - RAD: 2024018512

Buen dia, de acuerdo a al proceso de conciliacién establecido. Me permito enviar la documentacién
requerida!l

Los documentos adjuntos son los siguiente:
- Autorizacidn de pagos
- Formato de conocimiento del cliente
- Cédula de ciudadania
- Certificacion bancaria
- Acta de conciliaciéon

Ya en horas de la tarde estaré haciendo llegar la copia en fisico a las oficinas de Cali en Chipichape.

Muchas gracias,

Kevin Andrés Bueno Espitia
CC: 1144099287

De: Angela Maria Valencia Arango <avalencia@gha.com.co>

Enviado: martes, 10 de septiembre de 2024 6:31 p. m.

Para: kevinbuenoe@hotmail.com <kevinbuenoe@hotmail.com>

Asunto: REMISION DE FORMULARIOS - ALLIANZ SEGUROS S.A. | | PROCESO: KEVIN ANDRES BUENO ESPITIA vs
ALLIANZ SEGUROS S.A. - RAD: 2024018512

Cordial saludo Estimado sefior Kevin,

De conformidad con el acuerdo conciliatorio al que se llegd en audiencia del 10 de septiembre de 2024,
dentro del proceso de la referencia, me permito enviarle los formularios a suscribir.

Por favor recuerde que una vez suscritos con firma y huella, esta ultima del que asi se lo pida, deberd
allegar tanto fisica y electrénica de los documentos que se describen a continuacién:

1. Formato de conocimiento del cliente.

2. Formato de autorizacién pago indemnizacion.

3. Certificacion bancaria de la cuenta bancaria -actualizada no mayor a 30 dias- de su titularidad.
4. Cedula ampliada al 150%.

5. Acta del acuerdo conciliatorio.
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Direccidn Cali: Av 6 a Bis # 35n-100 oficina 212, Centro empresarial Chipichape en la ciudad de Cali.
Direccidn electrdnica: notificaciones@gha.com.co y avalencia@gha.com.co

Quedo atenta si tiene alguna duda al respecto de cada uno.

Cordialmente,

Angela Maria Valencia Arango
Abogada Junior
Email: avalencia@gha.com.co | 321 558 4943

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
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