23/2/24, 11:21 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RV: CONFIRMACION DE DISPONIBILIDAD CTE 7/24 CARE S.A.S. (MIREYA SANCHEZ TOSCANO) Comunicacion - Proceso de Conciliacion.

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Vie 23/02/2024 11:17
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

[II 1 archivos adjuntos (164 KB)
FORMATO INFORME PRELIMINAR AUDIENCIA PREJUDICIAL 724 Care SAS.docx;

N° 21881

De: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>

Enviado: lunes, 19 de febrero de 2024 7:30

Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@Ilaequidadseguros.coop>; humberto.hernandez@laequidadseguros.coop
<humberto.hernandez@Ilaequidadseguros.coop>

Cc: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera
Obando <jbanguera@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>

Asunto: CONFIRMACION DE DISPONIBILIDAD CTE 7/24 CARE S.A.S. (MIREYA SANCHEZ TOSCANO) Comunicacion - Proceso de Conciliacion.

Apreciada Dra. Angela.
Cordial saludo,

Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para asistir a la audiencia de conciliaciéon del asunto de la
referencia, la cual se llevara a cabo de manera virtual, el dia 20 de febrero de 2024, a las 02:00 p.m. en el Centro de Conciliacion Arbitraje y
Amigable Composicién de la Fundacién Liborio Mejia.

Los hechos de la solicitud de conciliacion refieren la prestacion de servicio de transporte en ambulancia en la ciudad de Neiva, por parte de 7/24
CARE S.A.S. a las persona lesionadas con ocasién a accidentes de transito y que se encuentran amparadas por el SOAT en diversas
localizaciones a Nivel Nacional

La parte convocante pretende el reconocimiento de $11'670.578, por concepto de facturas y sus correspondientes intereses moratorios.

Frente al particular es preciso sefalar que la solicitud de conciliacion es presentada por 7/24 CARE S.A.S.

Finalmente, solicitamos el favor nos envien la pdliza y su condicionado, la reclamaciéon presentada ante la compafiia y su correspondiente
respuesta, y los demas antecedentes que tenga la Compafiia del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso.

Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.

Cordialmente,

JUAN DAVID VERGARA MELO

ABOGADO JR.
DERECHO PRIVADO
+57 3057496064

ivergara@gha.com.co ABOGADOS & ASOCIADOS
L] ;_‘_‘ L) .
- GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacion contenida en este Correo Electrénico y
sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y

reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the
infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: lunes, 12 de febrero de 2024 8:58

Para: Humberto Hernandez <humberto.hernandez@laequidadseguros.coop>; Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Cc: Nubia Verdugo <Nubia.Verdugo@Ilaequidadseguros.coop>

Asunto: RE: Comunicacion - Proceso de Conciliacion.

Cordial saludo Humberto
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23/2/24, 11:21 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

La firma GHA, con quien creo ya frabajaste, te puede ayudar con esta solicitud. Copio a Juan, con quien puedes ponerte de acuerdo.
Cordialmente

Audiencias- Angela Caicedo

Gerencia Nacional de Indemnizaciones

@ Celular 3103109023

P4 audiencias@laequidadseguros.coop | =1 www.laequidadseguros.coop
Bogotd D.C.— Colombia
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4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

e - —
!ﬂEIIQCI [Una osepuradora cooperativa con sentido social

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacion confenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y fiene caracter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd diigida para conocimiento esticto de la persona o entidad
desfinatariafs), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. i no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada porla ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y

borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compaiiia no es responsable por la fransmision de virus informaticos, ni por las opiniones expresadas en este mensae, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Humberto Hernandez <humberto.hernandez@laequidadseguros.coop>
Enviado el: viernes, 9 de febrero de 2024 4:30 p. m.

Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>

CC: Nubia Verdugo <Nubia.Verdugo@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: Comunicacidn - Proceso de Conciliacion.

Maria, Buenos Dias.
Solicito amablemente su colaboracidn para asignar abogada(o) directo de la equidad para asistir a la conciliacion que nos comunicaron (cuerpo del correo) para brindarle
instrucciones. Lo anterior debido a que se requiere de poder, el cual no tengo y la solicitante es la misma abogada de traumas y fracturas que nos coloco como 20 demandas

(actualmente). Gracias

Cordialmente,

Humberto Alfredo Hernandez Acuina| Analista de Indemnizaciones SOAT
@ (571) 5922929 Ext 1140 | @=Direccidn: Carrera 9 A No.99-07 piso 12|

P humberto.hernandez@laequidadseguros.coop | =1 www.laequidadseguros.coop | Ciudad — Colombia
PN\ equidad
i\ eauidad
Wi !HEECI [Una osepuradora cooperativa con sentido mc'i;l,

4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para
conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compaiiia no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado el: viernes, 9 de febrero de 2024 12:37 p. m.

Para: Humberto Hernandez <humberto.hernandez@laequidadseguros.coop>
CC: Nubia Verdugo <Nubia.Verdugo@Ilaequidadseguros.coop>

Asunto: RV: Comunicacidn - Proceso de Conciliacion.

Cordial saludo

PSC

https://litivo.com/conciliacion/detalle/bl9dmqgmz/2594
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#1 Localizacién: Huila, Neiva
1. 7/24 CARE 5.A.S, en cumplimiento de la obligacién impuesta por el articulo 67 de la Ley 715 de 2001 y el Decreto 056 de 2015, compilado Decreto 780 de 2016, presto servicio de transporte en ambulancia en la ciudad de
tes de transito y que se encuentran amparadas por el SOAT expedido por LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO. (se relaciona en cuadro siguiente), los cuales de conformidad con lo estipulado en las nc

a para su prestacién.

ITEM FACTURA NOMEBRE DEL PACIENTE POLIZA
1 FE3786 ALEXANDER YAGUARA POPAYAN 8,092,683,200
2 FE4747 LUIS EDUARDO CONTRERAS SUAREZ  8,090,731,900
3 FE4768 NATALIA AGUDELO MENDOZA 8,094,746,800
4 FES347 DARLINSON CHARRY LOPEZ 8,108,888,600

5 FES5300 DANNA MICHELLE MEDINA CORZO 8,093,598,300

6 FES5278 YOVAN FIERRO VARGAS 8,101,186,800
7 FES5264 JHON FREDY MURCIA DIAZ 8,090,629,000
8 FES5263 LIBARDO ZULETA 8,090,629,000
9 FES5150 SANTIAGO OSORIO GARZON 8,100,649,800

10 FE5149 YERSON ANDRES URRIAGO ARRIGU 8,100,649,800

11 FE5139 DIEGO VARGAS GARZON 8,094,746,800

12 FES067 OSCAR SANTIAGO GODOY GUILOMBO  8,091.027,.500

13 FES5066 ANDRES DAVID JOVEN CHIMBACO 8,091,027,500
14 FES5057  BRAIAN DANILO VILLARREAL SERRATO  8,112,870.100
15 FE5047 JEAN PAUL RIVERA MONTARA 8,090,629.000

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop>
Enviado el: viernes, 9 de febrero de 2024 9:41 a. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: Comunicacién - Proceso de Conciliacién.

PSC

De: Centro de Conciliacidn, Arbitraje y Amigable Composicion de la Fundacion Liborio Mejia sede Neiva <info@litivo.com>
Enviado el: jueves, 8 de febrero de 2024 10:43 a. m.

Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>

Asunto: Comunicacién - Proceso de Conciliacion.

Buen dia sefor(a)
la equidad seguros generales organismo cooperativo

El(la) Centro De Conciliacion, Arbitraje Y Amigable Composicién De La Fundacién Liborio Mejia Sede Neiva le informa, que a través del presente
correo electrénico usted ha sido comunicado para conocer sobre el siguiente proceso de Conciliacion:

Sede: Centro De Conciliacion, Arbitraje Y Amigable Composicién De La Fundacién Liborio Mejia Sede Neiva
Identificacién de los convocantes:

e 7/24 Care Sas NIT 901072880

Identificacion de los convocados:

¢ La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo NIT 860028415

Radicado: 0-46-24

Comunicacién:

Cordial saludo,

se remite citacion para la audiencia de conciliacién.

A cualquier duda e inquietud, quedo atento a la linea de comunicacién 312 588 0319 o al correo electrénico neiva@fundacionlm.org
Anexos de la notificacion:

¢ Documento de Notificacién a La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo
¢ Documento de Solicitud con Aceptacién
Para acceder al expediente electrénico haz clic en el siguiente enlace:

Si al hacer clic en el boton no abre el expediente, puede copiar y pegar el siguiente enlace en el navegador:
https://litivo.com/conciliacion/detalle/bl9dmgmz/2594

Gracias por tu tiempo.

Atentamente,

Centro de Conciliacion, Arbitraje y Amigable Composicion de la Fundacién Liborio Mejia sede Neiva

Para mayores informes sobre este correo electrénico, puede contactar a:

neiva@fundacionlm.org
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IMPORTANTE: Por favor no responda este mensaje, este servicio es Unicamente para notificacion electrénica. Este correo es enviado a través de la
plataforma digital juridica Litivo.

Este correo es Unicamente informativo y es de uso exclusivo del destinatario(a), puede contener informacién privilegiada y/o confidencial. Si no es
usted el destinatario(a) debera borrarlo inmediatamente.

Todos los derechos reservados. ©2023 Litivo
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