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RE: Sin deducible en Audatex siniestro 119421787_1 placa IJP887

Michel Stephany Vargas García </O=ALLIANZ IBERICA SC/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER7D735CE1>
Vie 03/03/2023 16:25
Para:​Wilmer Orlando Baquero Bustos <wilmer.baquero@externos.allianz.co>​
CC:​Sebastian Guevara Rodriguez <sebastian.guevara@externos.allianz.co>​

Buen día,
 
Eres muy amable.
 
Gracias
 
Atenta a comentarios
Cordialmente,
Stephanny Vargas Garcia
Central de pagos - Equipo de Indemnizaciones autos
Siempre dispuestos a cumplir nuestra promesa
Allianz Colombia
📞 (+57) 316 577 7592
 

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de
los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

P Cuida el medio ambiente, no imprimas este email
 
 
De: Wilmer Orlando Baquero Bustos <wilmer.baquero@externos.allianz.co>
Enviado el: viernes, 3 de marzo de 2023 4:24 p. m.
Para: Michel Stephany Vargas García <stephany.vargas@externos.allianz.co>
CC: Sebastian Guevara Rodriguez <sebastian.guevara@externos.allianz.co>
Asunto: RE: Sin deducible en Audatex siniestro 119421787_1 placa IJP887
 

Internal
 
Buena tarde
 
Si hubo un correo del ingeniero Daniel Tamayo sobre la exclusión del deducible , lo adjunto.
 
De: Daniel Leandro Tamayo Londoño <daniel.tamayo@allianz.co>
Enviado el: miércoles, 25 de enero de 2023 2:29 p. m.
Para: Hector Javier Carreño Forigua <hector.carreno@allianz.co>
Asunto: RE: IJP887 S-119421787
 
Javi buenas tardes…
 
De acuerdo a nuestra conversación, por favor eximamos al asegurado del pago del deducible.
Víctor y yo lo hablaremos con el taller la próxima semana.
 
Cordialmente,
 
Daniel Leandro Tamayo Londoño
Director de Indemnizaciones | Autos
Vicepresidencia de Operaciones, Claims y Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Colombia. Carrera 13 A # 29 – 24 Piso 16 Norte                             
📞 +57 (316) 4669260 
✉ daniel.tamayo@allianz.co   

 
Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de
los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

 
 
Cordial saludo,
 
Wilmer Orlando Baquero
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Perito | Vicepresidencia de Claims y Transformación
Gerencia Indemnizaciones Autos
 
Allianz Colombia. Bogotá. Colombia. Calle 13a No. 29-24                                          
✉ wilmer.baquero@externos.allianz.co   

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de
los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.
 
De: Michel Stephany Vargas García <stephany.vargas@externos.allianz.co>
Enviado el: viernes, 3 de marzo de 2023 4:05 p. m.
Para: Wilmer Orlando Baquero Bustos <wilmer.baquero@externos.allianz.co>
CC: Sebastian Guevara Rodriguez <sebastian.guevara@externos.allianz.co>
Asunto: Sin deducible en Audatex siniestro 119421787_1 placa IJP887
Importancia: Alta
 
Buen día Wilmer,
 
Me puedes colaborar; estoy revisando el siniestro 119421787_1 placa IJP887, no tiene relacionado el deducible.  ¿Es para algún manejo especial la factura?
 

SINIESTRO PLACA NIT
NOMBRE

PROVEEDOR
N° FACTURA SUBTOTAL

119421787_1 IJP887 8300789666 METROKIA S.A 2637302 $      2.947.139,00
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Gracias
 
Atenta a comentarios
Cordialmente,
Stephanny Vargas Garcia
Central de pagos - Equipo de Indemnizaciones autos
Siempre dispuestos a cumplir nuestra promesa
Allianz Colombia
📞 (+57) 316 577 7592
 

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de
los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

P Cuida el medio ambiente, no imprimas este email
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