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RV: PROCESO: NEI11224 - RAD: 2023-00373, CARLOS ALBERTO SALDARRIAGA HINCAPIE Y OTROS vs HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA
INMACULADA DE FLORENCIA

Desde Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Fecha Jue 23/01/2025 16:07
Para Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Katherine Buitrago

Bustamante <kbuitrago@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información
contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el
manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y
elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used
and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachments
 

De: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Enviado: jueves, 23 de enero de 2025 15:42
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: FW: PROCESO: NEI11224 - RAD: 2023-00373, CARLOS ALBERTO SALDARRIAGA HINCAPIE Y OTROS vs HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA
DE FLORENCIA
 
Dr Herrera buenas tardes, ´por favor afectar la póliza 560 88 994000000049.
 
Tasando los honorarios Así:

DE $800.000.001 HASTA $1.000.000.000 3%

 
 
 
 
Cordialmente.
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CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL
PROFESIONAL ABOGADO
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. 6464330 
Calle 100 No. 9 A 45 Bogotá – CO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
From: Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Sent: lunes, 20 de enero de 2025 11:40
To: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Subject: RV: PROCESO: NEI11224 - RAD: 2023-00373, CARLOS ALBERTO SALDARRIAGA HINCAPIE Y OTROS vs HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA
DE FLORENCIA
Importance: High
 
Buenos días Estimado Doctor camilo 
 
Comedidamente solicito de su amable colaboración Informándonos sobre el valor de los honorarios del proceso en referencia, por motivo que de
encuentran dos pólizas vinculadas 
 
Quedo atenta
 
Muchas gracias
 
 
 

Laura Fabiana Jurado Giraldo
Analista de Facturación - Área Financiera

Email: facturacion@gha.com.co |  317 642 8236

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Carrera 11A # 94A-23 Of 201 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información
contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el
manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y
elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used
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and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachments.
 
 
 
 

De: Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Enviado: martes, 7 de enero de 2025 7:47
Para: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Asunto: RV: PROCESO: NEI11224 - RAD: 2023-00373, CARLOS ALBERTO SALDARRIAGA HINCAPIE Y OTROS vs HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA
DE FLORENCIA
 
Buenos días Estimado Doctor camilo 
 
Comedidamente solicito de su amable colaboración Informándonos sobre el valor de los honorarios del proceso en referencia, por motivo que de
encuentran dos pólizas vinculadas 
 
Quedo atenta
 
Muchas gracias
 
 

Laura Fabiana Jurado Giraldo
Analista de Facturación - Área Financiera

Email: facturacion@gha.com.co |  317 642 8236
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información
contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el
manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y
elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used
and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachments.
 
 
 
 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: viernes, 3 de enero de 2025 15:29
Para: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Asunto: PROCESO: NEI11224 - RAD: 2023-00373, CARLOS ALBERTO SALDARRIAGA HINCAPIE Y OTROS vs HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA DE
FLORENCIA
 
Buenas tardes, apreciado doctor Camilo

Comedidamente informamos que en el proceso de la referencia el 03 de diciembre del 2024 se radico la contestació n a la demanda y al
llamamiento en garantía en representació n de Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.

Adjuntamos la contestació n y el informe inicial para su conocimiento.
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Carolina Benitez Freyre
Abogada Senior

Email: dbenitez@gha.com.co |  320 457 8059
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comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario
del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient
you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not
the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

 
 

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: martes, 3 de diciembre de 2024 16:15
Para: j06admfla@cendoj.ramajudicial.gov.co <j06admfla@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: caritocobaledalara@gmail.com <caritocobaledalara@gmail.com>; caritocobaledalara@gmail.com <caritocobaledalara@gmail.com>;
concretalegalyc@gmail.com <concretalegalyc@gmail.com>; caritocobaledalara@gmail.com <caritocobaledalara@gmail.com>; jessicalorenasan@gmail.com
<jessicalorenasan@gmail.com>; notificacionesjudiciales@hmi.gov.co <notificacionesjudiciales@hmi.gov.co>; jhonatanmrojas@hotmail.com
<jhonatanmrojas@hotmail.com>; notificacionesjudiciales@hmi.gov.co <notificacionesjudiciales@hmi.gov.co>; procjudadm71@procuraduria.gov.co
<procjudadm71@procuraduria.gov.co>; fdussan@procuraduria.gov.co <fdussan@procuraduria.gov.co>; notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co
<notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co>
Asunto: Contestación demanda y llamamiento en garantía Aseguradora Solidara - RAD. 18001333300520230037300
 
Honorable.
JUZGADO SEXTO (6) ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA
j06admfla@cendoj.ramajudicial.gov.co
E.                    S.                    D.
 
 
REFERENCIA:            CONTESTACIÓN DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
RADICADO:                18001333300520230037300
DEMANDANTE:         CARLOS ALBERTO SALDARRIAGA HINCAPIE Y OTROS
DEMANDADO:           HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA
LLAMADO EN GTÍA.: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C
 
 
GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la
tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado especial de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOMBIA E.C., legalmente constituida,  con domicilio principal en la Cl 100 No. 9 A -45 P 12, de la ciudad de Bogotá D.C., identificada con el NIT.
860.524.654-6, conforme se acredita con el poder otorgado y el certificado de existencia y representación legal adjunto.  Encontrándome dentro del
término legal comedidamente procedo, en primer lugar, a CONTESTAR LA DEMANDA  propuesta por CARLOS ALBERTO SALDARRIAGA HINCAPIE Y
OTROS en contra del HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA, y segundo lugar, a CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA formulado por este
último a mi prohijada, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hace a
continuación, según las pruebas que se practiquen, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones sometidas a consideración de su
Despacho tanto en la demanda, como en el llamamiento en garantía, en los siguientes términos. (Se adjunta escrito de contestación en PDF junto con
sus anexos)
 
Atentamente,
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GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA
C.C.  No. 19.395.114 de Bogotá
T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.
 
 
 
 
 

*******************************************************************
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su(s)
destinatario(s). Si recibió esta transmisión por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas

antivirus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no esta afectado
por virus y por tanto Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es responsable por daños derivados del uso de este mensaje.

This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person other than its addressee(s). If
received in error, please contact the sender. This message and any attachments have been scanned and are believed to be free of any virus or
other defect. However, recipient should ensure that the message is virus free. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa is not

liable for any loss or damage arising from use of this message.

Ya visitó https://www.solidaria.com.co ?
*******************************************************************
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