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Subject: RE: SOLICITUD DE FACTURACIÓN BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.
Date: Thursday, 4 May 2023, 6:06:13 PM Colombia Standard Time
From: Facturacion GHA
To: Maria Alejandra Hernandez Muñoz
CC: Iván David Martínez Muñoz, Miguel Francisco Agudelo Manrique
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Buenas tardes, Doctora Maria Alejandra

Me permito confirmar que la factura ya se remitio al cliente.

Cordialmente, 

 

VALENTINA TAMAYO ORTEGA

 

 

AUXILIAR DE FACTURACION
            ÁREA FINANCIERA

 +57 315 577 6200
 facturacion@gha.com.co

  gha.com.co 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments. 

De: Maria Alejandra Hernandez Muñoz <mhernandez@gha.com.co>
Enviado: jueves, 4 de mayo de 2023 16:53
Para: Facturacion GHA <facturacion@gha.com.co>
Cc: Iván David MarLnez Muñoz <imarMnez@gha.com.co>; Miguel Francisco Agudelo Manrique
<magudelo@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD DE FACTURACIÓN BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.
 
Buenas tardes ValenMna:
 
Espero que estés muy bien. Agradezco tu amable colaboración facturando $1.800.000 más IVA a BBVA
SEGUROS COLOMBIA S.A. por concepto de segunda cuota honorarios renovación RUP. 
 
Ya lo agrego al cuadro. 
 
Quedo atenta a cualquier duda o comentario. 

https://gha.com.co/
mailto:facturacion@gha.com.co
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://gha.com.co/
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Muchas gracias,
 
 

María Alejandra Hernández 
Abogada
 

     
 
      www.gha.com.co

                       

315 577-6200 - 305 829-1542

(+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592

mhernandez@gha.com.co 
 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se
encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la
información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por
favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited
by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
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