13/3/25, 9:54 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

ﬁ Outlook

CONSTANCIA DE RADICACION PRONUNCIAMIENTO FRENTE AUTO DE APERTURA - ALLIANZ ||
ENVIO PROYECTO DE PRONUNCIAMIENTO || VoBo informe preliminar// PRF-80763-2021-39381 //
Siniestro 140629164 // Aplicativo 194067 || CASE: 21965

Desde Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>
Fecha Jue 13/03/2025 9:08

Para Marlyn Katherine Rodriguez Rincon <mkrodriguez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>;
Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Javier
Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Gonzalo Rodriguez Casanova <grodriguez@gha.com.co>

CC  CAD GHA <cad@gha.com.co>; Maria Fernanda Lépez Donoso <mflopez@gha.com.co>; Jennifer Andrea Isaza
Ocafa <jisaza@gha.com.co>

[ﬂJ 4 archivos adjuntos (3 MB)

CONSTANCIA DE RADICACION.pdf; DESCARGOS FRENTE AUTO DE APERTURA-ALLIANZ SEGUROS S.A.pdf; DESCARGOS FRENTE
AUTO DE APERTURA-ALLIANZ SEGURQOS S.A-COMFENALCO VALLE-REVISADO OK.docx; INFORME INICIAL - PRF-80763-2021-
39381.xlsx;

Estimada Marlyn, buenos dias,

Amablemente informo para su conocimiento y tramite que el dia de hoy, 13 de marzo de 2025, se
radico en la Contraloria General de la Republica - Gerencia Departamental Colegiada del Valle del
Cauca, el pronunciamiento frente al auto de apertura.

De acuerdo a nuestra comunicacion telefonica te remito el informe a ti para que sea reportado a través
de la plataforma.

Adjunto escrito, constancia de radicacion e informe inicial.

Cordialmente,

| Kennie Lorena Garcia Madrid
Abogada Senior I
Email: kgarcia@gha.com.co | 322 514 4706
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelaciéon y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacidon contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Revelo Castiblanco, Maria Alejandra (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.revelo@allianz.co>

Enviado: jueves, 13 de marzo de 2025 0:10

Para: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Gonzalo
Rodriguez Casanova <grodriguez@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>;
Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>
Asunto: RE: ENVIO PROYECTO DE PRONUNCIAMIENTO || VoBo informe preliminar// PRF-80763-2021-39381 //
Siniestro 140629164 // Aplicativo 194067

Internal

Buenas noches:
Respetada Kennie.

Por favor proceder con la radicacion del documento adjunto.

Quedo muy atenta a tu respuesta y comentarios sobre el particular.

Atentamente,

Maria Alejandra Revelo Castiblanco

Abogada procesos judiciales P&C, Vida y de Responsabilidad Fiscal
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformacion.

R, (+57) 3160244434,
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13/3/25, 9:54 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

& maria.revelo@allianz.co.

Allianz () T =¢-

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y puede contener
informacién confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y

notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

De: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>

Enviado el: martes, 16 de julio de 2024 9:34 a. m.

Para: Revelo Castiblanco, Maria (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.revelo@allianz.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>;
Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Gonzalo
Rodriguez Casanova <grodriguez@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>

Asunto: ENVIO PROYECTO DE PRONUNCIAMIENTO | | VoBo informe preliminar// PRF-80763-2021-39381 //
Siniestro 140629164 // Aplicativo 194067

Apreciada Dra. Maria Alejandra, buenos dias,

De acuerdo a lo manifestado en comunicaciones anteriores, amablemente enviamos el proyecto de
pronunciamiento frente al auto de apertura para su revision y Vbo.

Quedamos muy atentos a sus valiosos comentarios.

Cordialmente,

Kennie Lorena Garcia Madrid
Abogada Senior Il

Email: kgarcia@gha.com.co | 322 514 4706

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier uso

comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
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Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Revelo Castiblanco, Maria (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.revelo@allianz.co>

Enviado: miércoles, 19 de junio de 2024 10:39

Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>

Cc: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Santiago
Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Asunto: VoBo informe preliminar// PRF-80763-2021-39381 // Siniestro 140629164 // Aplicativo 194067

Internal

Buenos dias:
Respetados doctores.

Una vez revisado el informe 324 “Preliminar” cargado en la ficha de gestion del siniestro relacionado con el PRF-
80763-2021-3938, confirmo que pueden elaborar el respectivo escrito de defensa contra el auto de apertura y
enviarmelo antes de radicarlo.

Quedo muy atenta a su respuesta y comentarios sobre el particular.

Atentamente,

Maria Alejandra Revelo Castiblanco

Equipo de Procesos Judiciales, Bl y Antifraude

Soy parte de un equipo comprometido en transformar

los reclamos de nuestros clientes en experiencias positivas.
No tengas miedo de ser tu mismo #MiréVe.

& maria.revelo@allianz.co.

Allianz () |

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y puede contener
informacién confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y

notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

De: Revelo Castiblanco, Maria (ALLIANZ COLOMBIA)

Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2024 4:46 p. m.

Para: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

CC: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Kennie
Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Facturacion
<facturacion@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEOQY TcEMmI2LTA3Y TctNGNiNy1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQAIL7IRWQY ItJpXDmIHZ5%2FDAQ. .. 4/13
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Asunto: Aceptacidn propuesta de honorarios GHA ABOGADOS & ASOCIADOS // PRF-80763-2021-39381 //
Siniestro 140629164 // Aplicativo 194067

Buenas tardes:
Respetado Santiago.

Acuso recibido de la propuesta de honorarios, frente a la cual, confirmo que aceptamos el valor fijo de ocho
millones de pesos ($8.000.000 M/CTE) por la representacion de Allianz Seguros S.A. en el proceso de
responsabilidad fiscal que cursa actualmente en la Contraloria General de la Republica, Gerencia Departamental
Colegiada del Valle del Cauca bajo el radicado PRF 2021-39381; mas el 30% del valor de los honorarios pactados
por concepto de “Cuota de éxito”.

Por lo anterior, agradezco iniciar la defensa de la Compafiia en el juicio que nos ocupa.

Quedo muy atenta a sus comentarios sobre el particular.
Atentamente,

Maria Alejandra Revelo Castiblanco

Equipo de Procesos Judiciales, Bl y Antifraude

Soy parte de un equipo comprometido en transformar

los reclamos de nuestros clientes en experiencias positivas.
No tengas miedo de ser ti mismo #MiraVe.

& maria.revelo@allianz.co.

Allianz () T ;

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y puede contener
informacion confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y

notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

De: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 12 de junio de 2024 3:57 p. m.

Para: Revelo Castiblanco, Maria (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.revelo@allianz.co>

CC: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Kennie

Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Facturacion
<facturacion@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

Asunto: RV: Informe 321 - Envio antecedentes // PRF-80763-2021-39381 // Siniestro 140629164 // Aplicativo
194067

Bogota D.C., 12 de junio de 2024.

Sefiores.

ALLIANZ SEGUROS S.A

Atn: Doctora Maria Alejandra Revelo Castiblanco.
Equipo de Procesos Judiciales & Bl
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13/3/25, 9:54 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

REF: OFERTA DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Apreciada Doctora Maria Alejandra:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros. Comedidamente confirmamos que aceptamos la
asignacion para defender los intereses de la Compania dentro del proceso de la referencia.

Para hacer el presupuesto que se requerira para el manejo de este caso, primero y de manera
anticipada, se manifiesta que estamos prestos para atender cualquier inquietud que pueda suscitar
esta propuesta y por supuesto, acogeremos lo pertinente para hacer una concertacion que
se adecue a sus intereses.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, comedidamente sometemos a su consideracion la
propuesta de prestacién de servicios profesionales para brindar asesoria juridica y adelantar todas las
gestiones legales pertinentes, para representar a la Compania Aseguradora en el proceso de
responsabilidad fiscal que cursa actualmente en la Contraloria General de la Republica, Gerencia
Departamental Colegiada del Valle del Cauca bajo el radicado PRF 2021-39381.

Esta propuesta se remite como mensaje de datos en PDF anexo al correo electronico.

Muchas gracias por su siempre amable atencion y cordial saludo.

Santiago Rojas
( I I Gerente General de Litigios
Email: srojas@gha.com.co | 311 282 5010

ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogoté - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informaciéon contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
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13/3/25, 9:54 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Revelo Castiblanco, Maria (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.revelo@allianz.co>

Enviado: miércoles, 12 de junio de 2024 12:11

Para: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>

Cc: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodriguez Rincédn <mkrodriguez@gha.com.co>

Asunto: Informe 321 - Envio antecedentes // PRF-80763-2021-39381 // Siniestro 140629164 // Aplicativo 194067

Internal

Buenas tardes:
Respetada Kennie Lorena.

De manera comedida envio los antecedentes del caso del asunto:

¢ |nforme remision antecedentes (321).

e Poliza de D&O No. 22687474 / 0 — Vigencia: Desde el 30 de mayo de 2020 hasta el 29 de mayo de 2021 -
COMFENALCO VALLE DE LA GENTE.

e Certificacion no cambios riesgo asegurado, expedida por COMFENALCO VALLE DE LA GENTE.

e Poliza de D&O No. 22900727 / 0 — Vigencia: Desde el 30 de mayo de 2021 hasta el 29 de mayo de 2022 -
COMFENALCO VALLE DE LA GENTE.

Al respecto, confirmo que con ocasién al presente juicio fiscal se apertur¢ el siniestro 140629164 en la plataforma

Iberosam y el aplicativo 194067.
Adicionalmente, para la defensa de la Compaiiia es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

1. El valor asegurado se encuentra disponible, ya que no se han efectuado pagos con cargo a las pdlizas

vinculadas.

2. Allianz Seguros S.A. asumio todo el riesgo amparado. Es decir, el seguro convocado no fue suscrito en

coaseguro.

3. La suma asegurada total asciende a $7.000.000.000. Sin embargo, los reclamos por juicios o procesos de

responsabilidad fiscal tienen un sublimite de COP $500.000.000 (Pagina 9).

4. La modalidad del seguro es “Claims made” y “Sun Set’, con (i). Fecha de continuidad del 02 junio 2011, (ii).
Periodo de retroactividad llimitado y (ii). Periodo adicional notificaciones de 24 meses.

. No se pacté deducible.

. Tener muy presente que, la compafia indemnizara a, o por cuenta de las personas aseguradas, cualquier
pérdida que se derive de cualquier reclamacién de la que resulten civilmente responsables por razén de
cualquier acto incorrecto cometido o presuntamente cometido por las personas aseguradas
(Administradores y directores de COMFENALCO VALLE DE LA GENTE) en el ejercicio de sus respectivas
funciones como administradores de la sociedad, que sea interpuesta por vez primera contra los
mismos, durante el periodo de vigencia de la presente péliza y, en su caso, durante el periodo
adicional para notificaciones (24 MESES). Bajo ese entendido, la péliza que presta cobertura
temporal es la 22900727, ya que el auto de apertura fue proferido en agosto de 2023, fecha la cual se
encuentra dentro del periodo adicional para notificaciones contratado.

o O

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEQY TcEMmI2LTA3Y TctNGNiNy1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQAIL7IRWQY ItJpXDmIHZ5%2FDAQ. .. 713



13/3/25, 9:54 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

7. No hubo aviso de siniestro previo ante la Aseguradora.

@Javier Andrés Acosta Ceballos: Debido a que la contingencia del PRF que nos convoca supera los
$350.000.000, agradezco sea enviada lo antes posible propuesta de honorarios y/o servicios.

Quedo muy atenta a sus comentarios y respuesta sobre el particular.
Atentamente,

Maria Alejandra Revelo Castiblanco

Equipo de Procesos Judiciales, Bl y Antifraude

Soy parte de un equipo comprometido en transformar

los reclamos de nuestros clientes en experiencias positivas.
No tengas miedo de ser tu mismo #MiréaVe.

© maria.revelo@allianz.co.

Allianz () _ =

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y puede contener
informacioén confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y

notifigue de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

De: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>

Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2024 10:14 a. m.

Para: Maria Alejandra Revelo Castiblanco <maria.revelo@allianz.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Nicolas Loaiza
Segura <nloaiza@gha.com.co>

Asunto: SOLICITUD DE ANTECEDENTES || 240096 - ASIGNACION PRF-80763-2021-39381

Apreciada Dra. Maria Alejandra, buenos dias,

Con el animo de ejercer la defensa de la ALLIANZ SEGUROS S.A. en el proceso de responsabilidad
fiscal 80763-2021-39381 que cursa en la Contraloria General de la Republica - Gerencia Departamental
Colegiada del Valle del Cauca, solicito comedidamente la remision de las siguiente pélizas:

. Pdliza No. 022687474 suscrita el 28 de mayo de 2020
e Poliza No. 022900727 suscrita el 28 de mayo de 2021

Por lo anterior, respetuosamente solicito la remisién de la poliza anteriormente mencionada con sus
respectivos anexos, condiciones generales y particulares, ademas la certificacion de la disponibilidad de
la suma asegurada, asi como los antecedentes que reposen en los archivos de la aseguradora y que
resulten relevantes en el presente proceso.

Adjunto el auto de Apertura y el informe preliminar.

Muchas gracias por su valiosa colaboracion, quedo muy atenta a sus comentarios frente al particular.
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13/3/25, 9:54 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Cordialmente,

KENNIE LORENA GARCIA
MADRID =
ABOGADA SENIOR

AREA DE DERECHO PUBLICO

+57 322 514 4706

kgarcia@gha.com.co

L L y y
GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Maria Alejandra Revelo Castiblanco <maria.revelo@allianz.co >

Fecha: lunes, 4 de marzo de 2024, 9:42 a. m.

Para: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>, Informes GHA <informes@gha.com.co>,
Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Asunto: RV: 240096 - ASIGNACION PRF-80763-2021-39381

Buenos dias:

Respetados doctores.

De manera comedida les informo que, el 01 de marzo de 2024 fuimos notificados del auto de apertura y
vinculacion de Allianz Seguros S.A. al proceso de responsabilidad fiscal PRF-80763-2021-39381 (Ordinario). Por
consiguiente, agradezco asumir la defensa de la Compafiia en el caso del asunto y enviarme la correspondiente
solicitud de antecedentes.

Quedo muy atenta a sus comentarios y respuesta sobre el particular, en especial el acuse de recibido de la
asignacién que nos ocupa.

Adjuntos: Comunicacidn vinculacion Garante Allianz y auto de apertura.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEOQY TcEMmI2LTA3Y TctNGNiNy1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQAIL7IRWQY ItJpXDmIHZ5%2FDAQ. .. 9/13



13/3/25, 9:54 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Atentamente,

Maria Alejandra Revelo Castiblanco

Equipo de Procesos Judiciales & Bl

Soy parte de un equipo comprometido en transformar

los reclamos de nuestros clientes en experiencias positivas.
No tengas miedo de ser ti mismo #MiraVe.

& maria.revelo@allianz.co

" ]

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y puede contener
informacion confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y

notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

De: Procesos Indemnizaciones <procesosindemnizaciones@allianz.co>
Enviado el: viernes, 1 de marzo de 2024 3:10 p. m.

Para: Maria Alejandra Revelo Castiblanco <maria.revelo@allianz.co>
Asunto: RV: 240096

PRF

De: Notificacion Judiciales <notificacionesjudiciales@allianz.co>
Enviado el: viernes, 1 de marzo de 2024 2:03 p. m.

Para: Procesos Indemnizaciones <procesosindemnizaciones@allianz.co>
Asunto: RV: 240096

Internal

Cordial saludo,

Se remite correo recibido en el buzdn de notificaciones judiciales para su conocimiento y tramite pertinente. Si
este e-mail y archivos no son de su competencia, por favor devolverlo a este buzoén.

Cordialmente,

Laura Daniela Ballen Cortes

Direccion de Asuntos Judiciales y Regulatorios

VP de Legal, Compliance y Sostenibilidad

Asesorar y proteger a un negocio que nos inspira a cumplir una ambicion: ser desde la mejor, mas confiable, y
sostenible aseguradora de Colombia.

Lo mio es literatura fantastica y vida fantastica

Allianz Colombia - Bogota.

M (+57) 3116848690
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e

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y
puede contener informacion confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el

contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

4 Cuida el medio ambiente, no imprimas este email

De: Angelica Liseth Arias Gomez <angelica.arias@allianz.co>
Enviado el: viernes, 1 de marzo de 2024 2:01 p. m.

Para: Notificacion Judiciales <notificacionesjudiciales@allianz.co>
Asunto: RV: 240096

Internal
Buenos dias,
Te remito la siguiente solicitud para su revision y debida gestion.
Feliz dia
Quedo atenta a comentarios
Cordialmente,
Angelica Liseth Arias Gomez
Oficina del Cliente — Equipo de Comunicaciones y Experiencia de Marca
Allianz Colombia.

R T (+57) 5169661
< angelica.arias@allianz.co

Great

Place

To
afnos WOI‘k@

Allianz

Certificada

NOV 2023-NOV 2024
coL

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y
puede contener informacion confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el

contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.
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&5 Cuida el medio ambiente, no imprimas este email

De: Javier Alexander Vanegas Bello <correspondencia.servientrega@externos.allianz.co>
Enviado el: viernes, 1 de marzo de 2024 12:39 p. m.

Para: Notificacion Judiciales <notificacionesjudiciales@allianz.co>; Angelica Liseth Arias Gomez
<angelica.arias@allianz.co>; Sebastian Martinez Mayorga <sebastian.martinez@allianz.co>
Asunto: 240096

Cordial Saludo;

Adjunto y remito documentos recibidos en correspondencia para su revision,quedo atento a sus
comentarios.

Cordialmente:

Leidy johana quiroga chica

In Company

Correspondencia Allianz Seguros S.A

Tel: 5189420/5189426

Direccion: CR 132 29-24 LOC 102 Bogota, Colombia
Correspondencia.Servientrega@Externos.Allianz.co

servientrega ¥k

Evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones

ADVERTENCIA LEGAL

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene informacion confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgacion no
esta permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo
electrénico remitido a nuestra atencion o a través de nuestros canales de contacto habilitados y proceda a su eliminacion, asi como a la de cualquier
documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribucion, copia o utilizaciéon de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al
mismo, cualquiera que fuera su finalidad, estan prohibidas por la ley.

Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrénico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni
garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, asi como tampoco su integridad o su correcta recepcion, por lo que el emisor no asume
responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la utilizacion del correo electrénico o de las comunicaciones via Internet le rogamos

nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL

This message is intended exclusively for the person to whom it is addressed and contains privileged and confidential information protected from
disclosure by law. If you are not the addressee indicated in this message, you should immediately delete it and any attachments and notify the sender by
reply e-mail or by our contact channels enabled. In such case, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or use of this message

or any attachments, for any purpose, is strictly prohibited by law.
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We hereby inform you, as addressee of this message, that e-mail and Internet do not guarantee the confidentiality, nor the completeness or proper
reception of the messages sent and, thus, the sender does not assume any liability for those circumstances. Should you not agree to the use of e-mail or

to communications via Internet, you are kindly requested to notify us immediately.
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