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CITACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN - SPOA:050016099166201919181 SINIESTRO:
10211569

Roger Adrián Villalba Ortega <rvillalba@gha.com.co>
Lun 18/03/2024 18:05
Para:​audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>​
CC:​Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>;​Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>;​Informes GHA <informes@gha.com.co>;​
CAD GHA <cad@gha.com.co>;​Facturacion <facturacion@gha.com.co>​

1 archivos adjuntos (90 KB)
Constancia.pdf;

Buenas tardes, Dra. Angela.

Espero se encuentre bien.

Comedidamente, informo para su conocimiento y tramite consecuente que el día de hoy, 18 de marzo de 2024, se llevó a
cabo audiencia de conciliación penal ante la fiscal 112 local de Medellín. se surtieron las siguientes etapas:

1. Se identificaron las partes, se resalta la inasistencia del indiciado.
2. Se dan a conocer las propuestas.
3. La victima solicita como propuesta de arreglo la suma de 130 millones de pesos.
4. Se les menciona que la aseguradora solo responde por lo establecido en el contrato de seguro, además, el contrato

de seguro tiene unos límites, y las pretensiones se encuentran sobreestimadas y son superiores al valor asegurado,
se ofrece la suma de 25 millones.

5. El abogado de la compañía de transporte no propone nada.
6. Se pausa la audiencia para dialogar con el abogado de la compañía de transporte.
7. La aseguradora aumenta la oferta a máximo 30 millones y la compañía de trasporte lo hace a 18 millones para un

total de 48 millones y darle fin al conflicto, sumado, a la terminación del proceso civil.
8. La victima solicita mínimo 110 millones.
9. Las sumas están demasiado alejadas, por tanto, no hay conciliación.

10. La fiscal reprograma la audiencia para el día 31 de mayo a las 11:00 A.M. para que la víctima piense la propuesta
conciliatoria.

11. Se deja constancia de la audiencia de conciliación, no obstante, solo se coloca la propuesta de 25 millones.

12. Por favor encuentren la constancia anexa.

Atentamente, 

 

ROGER ADRIAN VILLALBA ORTEGA

 ABOGADO JUNIOR 

             DERECHO PÚBLICO

  +57 301 276 3734 

  rvillalba@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
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reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado: viernes, 15 de marzo de 2024 16:16
Para: Roger Adrián Villalba Ortega <rvillalba@gha.com.co>
Asunto: Re: CITACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN - SPOA:050016099166201919181 SINIESTRO: 10211569
 

Comparto las indicaciones para tu conocimiento 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: Friday, March 15, 2024 3:09:11 PM
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN - SPOA:050016099166201919181 SINIESTRO: 10211569
 
Cordial saludo
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 18
de marzo de 2024, a las 11 am
 
Siniestro: 10211569
Caso OnBase: 79103  
Fecha del siniestro: 09 de agosto de 2019
Fecha de aviso: 11 de noviembre de 2020
Póliza: AA070455
Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 0116
Tomador: COOP.TRANSPORTADORES DE SAN ANTONIO
Asegurado: CANO OSPINA LUIS HUMBERTO
Prima: Ok
Placa: EQT362
Amparos afectados: LESI/ MUERT/VRS PER/ DAÑOS BIENES DE TERC
Valores asegurados: 60 SMMLV ($49.686.960)
Deducible DBT: 10% min $1.656.232
 
Convocante: :050016099166201919181
 
Antecedentes:
 
Reclamante:
MARYLUZ GALLEGO MEDINA
Pretensiones:  $222.860.514
Responsabilidad: Asegurado declarado contravencionalmente responsable. Colisionando con la moto de
placa VJH15D, lesionando a su ocupante. El conductor asegurado realizo cambio de carril de formal
imprudente e impacto a la motocicleta.
 
Lesionado
MARYLUZ GALLEGO MEDINA
Edad: 19 años
HC:  Fractura proximal de húmero derecho. TCE leve, sin lesiones intracerebrales-
DML: Incapacidad definitiva 80 dias.  Secuelas Medico Legales: Deformidad física que afecta el cuerpo de
carácter permanente. Perturbación funcional de miembro superior derecho de carácter permanente.           
Cicatriz de 7x1 y de 8x1 en al región externa y tercio medio de brazo derecho, con tatuaje de sutura visible y
ostensible.     
Dictamen Junta Regional de calificación de Invalidez de Antioquia PCL 13,46%
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Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar que nos asiste ánimo conciliatorio máximo a ofrecer $30.000.000. Tratemos de conciliar en esta
audiencia, es menester mencionar que a la fecha. Se encuentra un proceso civil en curso, en caso tal de llegar
a un acuerdo, debe desistir del mismo. Es importante que se mencione que las pretensiones se encuentran
sobrestimadas y son superiores al límite del valor asegurado.
 
 En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor tomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el fin de revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Angela Caicedo
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad

Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si   no es el receptor

autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o   copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error   recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el

mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del

autor.

 
 
 
 
De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 6 de marzo de 2024 9:58 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera
<mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>
Asunto: RE: CITACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN - SPOA:050016099166201919181 SINIESTRO: 10211569
 
Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.
 
Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo jurídico, y manifestamos que aceptamos
gustosos la asignación de representar a la compañía, en audiencia de conciliación que se llevará a
cabo el día 18 de marzo de 2024, a partir de las 11 de la mañana, en la fiscalía Local 112 de
Medellín.
 
Con el fin de cumplir a cabalidad con nuestra asignación, rogamos nos compartan los antecedentes
del caso y las indicaciones de la audiencia.
 
Estaremos atentos a suministrar cualquier información adicional sobre el particular, y en espera de lo
solicitado.
 
Cordialmente

mailto:audiencias@laequidadseguros.coop
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NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

 
Abogado Senior  

             ÁREA PENAL  

 
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592

 

  ngil@gha.com.co   

 

 
 

 GHA.COM.CO  
 

 
 

Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

 

 
 
 
 
 
 
 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 5 de marzo de 2024 10:34
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN - SPOA:050016099166201919181 SINIESTRO: 10211569
 
Cordial saludo
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial citada para
el 18 de marzo de 2024, a las 11:00 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad para la atención de la
misma.
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad

Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si   no es el receptor

autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o   copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error   recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el

mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del

autor.

 
 
 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: lunes, 4 de marzo de 2024 8:33 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: CITACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN - SPOA:050016099166201919181
 
PSC
 
De: SADY ANDRES MONSALVE ESPINOSA <correoseguro@e-entrega.co>
Enviado el: viernes, 1 de marzo de 2024 3:08 p. m.
Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: CITACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN - SPOA:050016099166201919181
 
 

IMPORTANTE: Por favor no responder este mensaje, este servicio es únicamente para notificación

electrónica.

Señor(a) 
 
LA EQUIDAD SEGUROS
 

Reciba un cordial saludo:

Usted ha recibido un correo electrónico seguro y certificado de parte de SADY
ANDRES MONSALVE ESPINOSA, quien ha depositado su confianza en el servicio de
correo electrónico certificado de e-entrega para hacer efectiva y oportuna la entrega
de la presente notificación electrónica. 
 
Con la recepción del presente mensaje de datos se entiende que el destinatario ha
sido notificado para todos los efectos según las normas aplicables vigentes,
especialmente los artículos 12 y 20 la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.

Nota: Para leer el contenido del mensaje recibido, usted debe hacer click en el
enlace que se muestra a continuación:
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Ver contenido del correo electrónico
Enviado por SADY ANDRES MONSALVE ESPINOSA

Correo seguro y certificado.

Copyright © 2024

Servientrega S. A..

Todos los derechos reservados.

¿No desea recibir más correos certificados?
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