19/3/24, 8:12 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

URGENTE CITACION RADICADO - 050016099166201922099 - VICTIMA - JUAN MIGUEL
GALINDEZ BARCO- DELITO LESIONES CULPOSAS - 18 DE MARZO DE 2024 SINIESTRO:
10197400

Roger Adrian Villalba Ortega <rvillalba@gha.com.co>

Lun 18/03/2024 18:03

Para:audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>

CC:Informes GHA <informes@gha.com.co>;Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>;CAD GHA <cad@gha.com.co>;Facturacion
<facturacion@gha.com.co>;Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Buenas tardes, Dra. Angela.

Espero se encuentre bien.

Comedidamente, informo para su conocimiento y tramite consecuente que el dia de hoy, 18 de marzo de 2024, no se llevd
a cabo audiencia de conciliacién penal ante la fiscal 187 local de Medellin. No obstante, este es un breve resumen de lo
sucedido:

1. Fui a la oficina de la fiscal a |a hora sefialada.

2. La fiscal nos reiterdé que ya habia un contrato de transaccidn, por tanto, no habia audiencia.

3. Le solicite el acta, constancia o documento de soporte, ella me indicé que lo enviaria al correo de la abogada que le
envio el contrato de transaccion.

4. Atentamente,

ROGER ADRIAN VILLALBA ORTEGA

ABOGADO JUNIOR
DERECHO PUBLICO

+57 301 276 3734

rillalbo@sha.com.co ABOGADOS & ASOCIADOS
[

oy

LEEE @ ©

G Herrera Abogados &
Asociados.

GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado: viernes, 15 de marzo de 2024 16:16

Para: Roger Adridn Villalba Ortega <rvillalba@gha.com.co>

Asunto: Re: URGENTE CITACION RADICADO - 050016099166201922099 - VICTIMA - JUAN MIGUEL GALINDEZ BARCO-
DELITO LESIONES CULPOSAS - 18 DE MARZO DE 2024 SINIESTRO: 10197400

Comparto para tu conocimiento
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19/3/24, 8:12 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook
De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: Friday, March 15, 2024 2:30:33 PM
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Asunto: RV: URGENTE CITACION RADICADO - 050016099166201922099 - VICTIMA - JUAN MIGUEL GALINDEZ BARCO-
DELITO LESIONES CULPOSAS - 18 DE MARZO DE 2024 SINIESTRO: 10197400

Cordial saludo Nestor

Por favor, te comunicas con fiscalia para informar que se llegd a un acuerdo por las lesiones de sefor Juan
Miguel Galindez Barco, y me cuentas por fa.

Se concilian lesiones por la suma de $7.000.000 millones de pesos, el cual se encuentra en proceso pago.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor tomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el fin de revisar el caso.

Cordialmente

Audiencias- Angela Caicedo

Gerencia Nacional de Indemnizaciones

® Celular 3103109023

P4 audiencias@laequidadseguros.coop | [ www.laequidadseguros.coop.
Bogotd D.C.— Colombia
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NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor
autorizado, cualquier retencién, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el
mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmisién de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del

autor.

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 6 de marzo de 2024 10:00 a. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

CC: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Notificaciones GHA
<notificaciones@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

Asunto: RE: URGENTE CITACION RADICADO - 050016099166201922099 - VICTIMA - JUAN MIGUEL GALINDEZ BARCO-
DELITO LESIONES CULPOSAS - 18 DE MARZO DE 2024 SINIESTRO: 10197400

Estimada Doctora Angela, reciba un cordial saludo.

Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo juridico, y manifestamos que aceptamos
gustosos la asignacion de representar a la compaiia, en audiencia de conciliacion que se llevara a
cabo el dia 18 de marzo de 2024, a partir de las 8:30 de la manana, en la fiscalia Local 187 de
Medellin.

Con el fin de cumplir a cabalidad con nuestra asignacion, rogamos nos compartan los antecedentes
del caso y las indicaciones de la audiencia.

Estaremos atentos a suministrar cualquier informacién adicional sobre el particular, y en espera de lo
solicitado.
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Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS
Abogado Senior

AREA PENAL
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -
ABOGADOS & ASOCIADOS

(+57) (1) 743 6592

ngil@gha.com.co

GHA.COM.CO

f‘; Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad: La reproduccidn, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como
cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico vy sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la informacidn aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: jueves, 29 de febrero de 2024 12:45
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Asunto: RV: URGENTE CITACION RADICADO - 050016099166201922099 - VICTIMA - JUAN MIGUEL GALINDEZ BARCO-

DELITO LESIONES CULPOSAS - 18 DE MARZO DE 2024 SINIESTRO: 10197400

Cordial saludo

Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliacién prejudicial citada para
el 18 de marzo de 2024, alas 8:30 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad para la atencién de la

misma.

Cordialmente

Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
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@ Celular 3103109023
< audiencias@laequidadseguros.coop | [£1 www.laequidadseguros.coop .
Bogofd D.C.— Colombia
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& Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor
autorizado, cualquier retencién, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el
mensaje recibido inmediatamente. La companfia no es responsable por la transmisién de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del

autor.

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>

Enviado el: miércoles, 28 de febrero de 2024 10:53 a. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: URGENTE CITACION RADICADO - 050016099166201922099 - VICTIMA - JUAN MIGUEL GALINDEZ BARCO-
DELITO LESIONES CULPOSAS - 18 DE MARZO DE 2024

PSC

De: Claudia Marcela Correa Martinez <cmarcela.correa@fiscalia.gov.co>

Enviado el: miércoles, 28 de febrero de 2024 10:21 a. m.

Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>

Asunto: URGENTE CITACION RADICADO - 050016099166201922099 - VICTIMA - JUAN MIGUEL GALINDEZ BARCO- DELITO
LESIONES CULPOSAS - 18 DE MARZO DE 2024

SENORES
ASEGURADORA EQUIDAD SEGURO

CORDIAL SALUDO

La Fiscalia General de la Nacion consecuente con el propésito de buscar una solucion pacifica a los
conflictos y de manera muy especial a aquellas conductas que siendo penales, como en el presente
caso por el presunto delito de LESIONES CULPOSAS (ART.120 C.P.) pueden ser conciliadas, le
requiere para que comparezca con el fin de llevar a cabo audiencia de conciliaciéon

Lugar: CALLE 54 Nro. 49 - 120 PISO 3 OFICINA 322.
Fecha: 18 DE MARZO DE 2024
Hora: 8:30 AM

La citacion a esta Audiencia es OBLIGATORIA, pero llegar a un acuerdo solo depende la voluntad de
las partes (Citante y Citado). La inasistencia injustificada del querellante (denunciante) dara lugar al
archivo de las diligencias (Si la victima es un menor de edad las diligencias continuaran). La
inasistencia injustificada del querellado (denunciado) dara lugar al inicio de la investigacion penal. No
se requiere asistencia de abogado para ninguna de las partes.
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Claudia Marcela Correa Martinez

Unidad Querellable.

Fiscal 187 Local Seccional Medellin

Ubicacion: Calle 54 # 49-120 Edificio Diplomatico, Oficina 322.
Teléfono: 5903108 Ext 43762.

-
FISCALIA

En la calle y en los territorios

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION: Este mensaje (incluyendo
cualquier anexo) contiene informacion confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sélo puede ser
utilizada por la persona o compafiia a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por
error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retencién difusién, distribucion,
copia o toma cualquier accién basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido. NOTA
CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION: Este mensaje (incluyendo cualquier
anexo) contiene informacién confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sélo puede ser utilizada
por la persona o compainiia a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error
recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retencion difusion, distribucion, copia o
toma cualquier accion basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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