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RV: SGC 10143 OK APROBACION HONORARIOS

Desde Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Fecha Vie 31/01/2025 18:43

Para Facturacion <facturacion@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

cc Informes GHA <informes@gha.com.co>

Hola Sebas.

Sebas, porfa revisa que la factura se haya enviado acorde con la propuesta aprobada, muchas gracias.

@CAD GHACHhicos, porfa me ayudan cargando al CT No. 22009, muchas gracias.

Cualquier duda, me avisan. Cordialmente,

JUAN PABLO MEDINA CAMPINO

ABOGADO JUNIOR
CENTRO DE ANALISIS DE INFORMACION Y
REPORTES

+57 310 8900998

medina@gha.com.co ABOGADOS & ASOCIADOS
i
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacion contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its aftached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>

Enviado: viernes, 31 de enero de 2025 10:37 a. m.

Para: Facturacion <facturacion@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>
Asunto: SGC 10143 OK APROBACION HONORARIOS

Cordial saludo,

Me permito informar respecto de la aprobacién de honorarios:
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MNelson Chaparro
Para Claudia Lastra; Jose Paez
CC Einer Davila; Patricia Tellez; Maria Alejandra Borda

Buenos dias
Claudia

Compartimos anotaciones y confirmacion del Corredor de Reaseguro con aprobacidn de honorarios por parte del Reasegurador para el presente proceso:

Retomando el caso en asunto te comento que el mercado nos remite aprobacion de honoranos asi:
De otro lado, les confirmamos que Beazley aprueba los honorarios propuestos por lafirma GHerrara Abogados & Asociados por la defensa de los intereses de [a compai

Quedo atento atus comentarios

Cordiales saludos/Best regards,

Felipe Villamarin Amaya | Claims Executive | Andean Region
Reinsurance Solutions
AON

Carrera 11 No. 86- 53 | Bogota D.C.| Colombia
t+57 (1) 622 2222 Cel: +57 (316) 0186667 or Cel: +57 (313) 3073392

Felipe.villamarini@aon.com | aon.com
AON REINSURANCE SOLUTIONS Lida Corredores de Reaseguro
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4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para
conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es

prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compafia no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Enviado el: jueves, 26 de diciembre de 2024 8:26 a. m.

Para: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: CONSULTA APROBACION HONORARIOS

Buen dia estimada Dra.

Comedidamente solicitamos de su colaboracién informandonos si contamos con la aprobacion de los honorarios de los procesos que se encuentran adjuntos en
el Excel.

Quedo muy atento a sus comentarios.

Cordialmente,
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Sebastian Mosquera Beltran

Analista de Facturacion - Area Financiera

Email: facturacion@gha.com.co | 317 642 8236
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Carrera 11A # 94A-23 Of 201 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informaciéon contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@laequidadseguros.coop>

Enviado: miércoles, 11 de diciembre de 2024 15:43

Para: Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Cc: Estudiante Contabilidad <econtabilidad @gha.com.co>; Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: CONSULTA APROBACION HONORARIOS

Cordial saludo es posible que me envien los nimeros de los SGC en un Excel para poder verificar gracias

Quedo atenta

Claudia Jimena Lastra Fernandez | Abogada Judicial celular 3017152567. CELULAR 313 2971329 | , Calle 38 No. 4i — 32, piso 5 Cooperamos |
Horario de Atencién: Lunes a Jueves 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.* claudia.lastra@laequidadseguros.coop +
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NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para
conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmisién de virus informdticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Enviado el: martes, 10 de diciembre de 2024 2:53 p. m.

Para: Claudia Lastra <Claudia.Lastra@l|aequidadseguros.coop>
CC: Estudiante Contabilidad <econtabilidad@gha.com.co>
Asunto: CONSULTA APROBACION HONORARIOS

Buen dia estimada Dra.

Comedidamente solicitamos de su colaboracién informandonos si contamos con la aprobacién de los honorarios de los siguientes procesos:

. 2022-01012, EDNA VELEZ LEYVAY OTROS

. 2022-00192, ELENA PATRICIA VARGAS GONZALEZ Y OTROS
. 2023-00161, KATHERINE CASTRO BORJA

. 2022-00454, MARIA ELDA BARBOSA PEREZ Y OTROS
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. 2021-00218, YUDY ANDREA MORALES JARAMILLO y OTROS

. 2022-00314, DAVID LEONARDO SILVA CORONADO Y OTROS - SGC 9055

D 2023-00063, ANA JAHEL NIETO VARGAS - JORGE ALBERTO BONILLA GUTIERREZ Y JUAN JOSE BONILLANIETO - SGC 9855

D 2019-00321, JOHN PETTER HERNANDEZ OROZCO, DIANA GISELA HERNANDEZ OROZCO, LUZ ANGELA CAMACHO HIDALGO - SGC
7407

o 2024-00062, YANED GOMEZ BERNAL Y OTROS - SGC 10184

. 2023-01038, YAMILE BAQUERO PEDROZA -YASMIN BAQUERO PEDROZO - YOBHANA BAQUERO PEDROZO - SGC 10249

. 2023-00177, ALBA MARINA FONSECA MORA - ALBA MARINA FONSECA MORA - JORGE EDUARDO ANGARITA FONSECAY OTROS - SGC
9889

. 2022-00476, OLGA PATRICIA MENDEZ CALDERON - SGC 10230

. 2022-00109, FERNEY ANDRES SUAREZ VELASCO - SINIESTRO 403458

o 2024-00095, AURA CRISTINA MONTOYAALZATE Y OTROS - SGC 10486

. 2022-00358, DIANA MILENA RAMIREZ ARAUJO - SGC 10424

. 2023-00378, WILLIAM ISMAEL DELGADO RODRIGUEZ - JOSE YURY DELGADO RODRIGUEZ - DIANA TRINIDAD AGUDELO MARTINEZ -
SGC 9839

. 2024-00197, ADRIANA LUCIA ORTEGA GARCIA - MARIA TERESA GARCIAY OTROS- SGC 10143

. 2023-00083, DANIELA SAENZ RODRIGUEZ Y OTROS - SGC 10563

o 2022-00545, GLORIA EMILCEN SANCHEZ GAVIRIAY OTROS - SGC 8917

. 2024-00092, GILBERTO RAMIREZ SANCHEZ - SGC 10516

. 2022-00098, GONZALO GOMEZ - JUAN JERONIMO GOMEZ PEREZ - SGC - 8800

D 2021-00003, LUZ NEYLA CALDERON VEGA - SARITH YULIANA ALVARADO CALDERON - SGC 7405

. 2022-00105, FELIPE ALEJANDRO LORA LORA - SGC 9331

. 2021-00195, ALMA GUIOMAR BEDOYA JARAMILLO - SGC 8023

Quedo atento a sus comentarios,

Cordial saludo,

Sebastian Mosquera Beltran
< I I Analista de Facturacién - Area Financiera
Email: facturacion@gha.com.co | 317 642 8236
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Carrera 11A # 94A-23 Of 201 | +57 317 379 5688
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