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RV: RESULTADO: REPROGRAMADO - CTE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA
S.A. NOTIFICACION AUDIENCIA DE CONCILIACION TRAMITE 10610 SINIESTRO:
10295535 Caso:194947

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Mar 26/03/2024 11:25
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

1 archivos adjuntos (525 KB)
10610.pdf;

cargar

De: Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>
Enviado: jueves, 21 de marzo de 2024 11:40
Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza
<abaron@gha.com.co>
Asunto: RESULTADO: REPROGRAMADO - CTE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. NOTIFICACION
AUDIENCIA DE CONCILIACION TRAMITE 10610 SINIESTRO: 10295535 Caso:194947
 
Buenos días, apreciados doctores

Comedidamente confirmamos nuestra asistencia a la diligencia programada para hoy, 21 de
marzo del 2024 a las 11:00 AM en el Centro de Conciliació n V&S Conciliadores en Derecho.

A la diligencia asistieron las siguientes personas:

Conciliadora
André s Arenas – Apoderado Solobus
Alba Roció  Estamoril – Apoderada Mapfre
Diana Carolina Benitez Freyre - Apoderada de la Equidad Seguros Generales O.C.

En la diligencia se precisaron las pretensiones en: $1.093.846

Mapfre aclaro que las pretensiones van dirigidas a la Empresa Solobus.

Debido a que el Dr. Arenas manifestó  no contar con á nimo conciliatorio, Mapfre insistió  en que la
diligencia debe estar presentes los señ ores: Hé ctor García Sá nchez y Yaneth Bedoya (Propietarios
del vehículo).

Por parte de la Equidad Seguros Generales O.C. se manifestó  no contar con á nimo conciliatorio.

La diligencia se reprograma para el 08 de abril del 2024 a las 08:00 AM, con la intenció n de que
se pueda notificar a los señ ores Garcia y Bedoya.

El ingreso a la diligencia se realizará  a travé s del siguiente link: https://meet.google.com/weu-
woue-fma

https://meet.google.com/weu-woue-fma
https://meet.google.com/weu-woue-fma
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Meet
Real-time meetings by Google. Using your browser, share your video, desktop,
and presentations with teammates and customers.

meet.google.com

Muchas gracias.

CAROLINA BENITEZ FREYRE 
Abogada Informes 

  
      
  
      www.gha.com.co 

 315 577 6200 
  
dbenitez@gha.com.co  
  
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited
by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender
and delete a copy of the mail as well as its attachments 
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managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender
and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 20 de marzo de 2024 11:22
Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>; Valentina Casas Valencia <vcasas@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>
Asunto: RV: NOTIFICACION AUDIENCIA DE CONCILIACION TRAMITE 10610 SINIESTRO: 10295535 Caso:194947
 
Cordial saludo
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 21 de marzo de 2024, a las 11:00 hrs.
 
Siniestro: 10295535
Caso Onbase: 194947
Fecha del siniestro: 12 de abril de 2023
Fecha de aviso: 13 de marzo de 2024
Póliza: AA075827
Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 0116
Tomador: ALIANZA MEI EMPRESAS S.A.S
Asegurado: AGELA YANETH BEDOYA RUIZ
Prima: Ok
Placa: WMP662
Amparos afectados: Daños a bienes de terceros
Valores asegurados: 60 SMMLV ($69.600.000)
Deducible DBT: 10% min -$8.120.000
 
Convocante: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
 
Antecedentes:
 
Sin aviso, sin reclamación de tercero.
 
Recobro: Objetado. Deducible absorbe la perdida.
 
HECHOS: ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO 12/04/2023 ENTRE LOS VEHICULOS DE PLACAS LGS766 Y
WMP662
PRETENSIONES: SUROGACION ART 1096 CCO - VALOR INVERTIDO POR MAPFRE $2.093.000.
 
Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar y recordarle a la aseguradora MAPFRE SEGUROS GENERALES, que este se tramita únicamente por
la plataforma SIGAR, según el convenio entre aseguradoras. En este aspecto manifestar el no ánimo
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conciliatorio en audiencia y solicitar levantamiento de acta de no acuerdo. Así mismo, mencionar,
sobre la objeción por absorción del deducible.
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el
fin de revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Angela Caicedo
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido   inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
 
De: audiencias
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2024 8:46 p. m.
Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Asunto: RV: NOTIFICACION AUDIENCIA DE CONCILIACION TRAMITE 10610 SINIESTRO: 10295535
 
Cordial saludo
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial
citada para el 21 de marzo de 2024, a las 11:00 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad
para la atención de la misma.
 
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
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NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido   inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: martes, 12 de marzo de 2024 8:38 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: NOTIFICACION AUDIENCIA DE CONCILIACION TRAMITE 10610
 
PSC
 
De: CENTRO VYS CONCILIADORES <vysconciliadoresenderecho@gmail.com>
Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2024 9:25 p. m.
Para: info@solobus.com.co; Notificacionesjudicialeslaequidad
<Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>; Notificacionesjudicialeslaequidad
<Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: NOTIFICACION AUDIENCIA DE CONCILIACION TRAMITE 10610
 
Agradecemos confirmar  recibido y asistencia.
 
 
 
Cordialmente, 
 
VyS Centro de Conciliación 
 
Correo: vysconciliadoresenderecho@gmail.com
Tel: 3213936527 – 3106198192 – (601) 7042594
Dirección: CARRERA 28 B No. 71 - 30, Bogotá D.C. 
        

                          
De la Asociación V&S Colombia Amiga 

Aprobado por resolución 0284 del Ministerio de Justicia y del Derecho

 
__________________________________________________________________________________________________________________________

____

 
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial y está dirigido exclusivamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario,

le informamos que no podrá compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar, comprar, interceptar, divulgar, modificar, emplear, retener, imprimir,

copiar, distribuir o hacer público su contenido. De hacerlo, podría incurrir en delito y en las penas tipificadas en la Ley 1273 de 2009 y demás

normatividad aplicable. Si ha recibido este correo por error, por favor, infórmenos a vysconciliadoresenderecho@gmail.com, y bórrelo. Si usted es el

destinatario, le solicitamos mantener confidencialidad sobre el contenido, los datos y/o información de contacto del remitente y destinatarios, y en

general sobre la información de este mensaje y/o archivos adjuntos, conforme la Ley Estatutaria 1581 DE 2012 protección de datos personales
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