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RV: INSTRUCCIONES CTE DANIEL RICARDO APONTE ACERO Citación audiencia Negocio
N° 859274756- 2024 SINIESTRO: 10271873

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Mar 26/03/2024 10:38
Para:​Facturacion <facturacion@gha.com.co>​
CC:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

2 archivos adjuntos (392 KB)
CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACION (PRESENCIAL -SGC).pdf; Acta de Inasistencia.pdf;

Buenos días

Se ingreso al controlador.

Nº 22061

Cordialmente;

De: Roger Adrián Villalba Ortega <rvillalba@gha.com.co>
Enviado: jueves, 21 de marzo de 2024 12:05
Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Asunto: INSTRUCCIONES CTE DANIEL RICARDO APONTE ACERO Citación audiencia Negocio N° 859274756- 2024
SINIESTRO: 10271873
 
Buenos días, Dra Angela.

Espero se encuentre bien.

Comedidamente, informo para su conocimiento y tramite consecuente que el día de hoy, 21 de marzo de
2024, se llevó a cabo audiencia de conciliación en la Personería Distrital de Medellín. Se surtieron las
siguientes etapas:

1. Asistencia de las partes: Recibieron los documentos (cedula y tarjeta profesional), Alianza Mei
Propietarios S.A.S. no se presentó. Solo se presentó el abogado del convocante y nosotros (La
equidad seguros)

2. Mencionamos que no tenemos animo conciliatorio.
3. Se realiza el acta de no conciliación. Me dijeron que lo enviarían después de semana santa.
4. Me entregan acta de inasistencia. Por favor encuéntrela adjunta.

Con suma cortesía,
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ROGER ADRIAN VILLALBA ORTEGA

 ABOGADO JUNIOR 

             DERECHO PÚBLICO

  +57 301 276 3734 

  rvillalba@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 20 de marzo de 2024 10:12
Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juan David Vergara
Melo <jvergara@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>
Asunto: RV: CONFIRMACION DE DISPONIBILIDAD CTE DANIEL RICARDO APONTE ACERO Citación audiencia
Negocio N° 859274756- 2024 SINIESTRO: 10271873
 
Cordial saludo
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 21 de marzo de 2024, a las 8:30 hrs.
 
Siniestro: 10271873
Caso Onbase: 160779
Fecha del siniestro: 06 de junio de 2022
Fecha de aviso: 17 de marzo de 2023
Póliza: AA075827
Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 0116
Tomador: ALIANZA MEI EMPRESAS S.A.S.
Asegurado: TAMAYO RENDON GABRIEL JOSE
Prima: Ok
Placa: WMP616
Amparos afectados: Daños a bienes de terceros
Valores asegurados: 60 SMMLV ($60.000.000)

mailto:ncarrillo@gha.com.co
mailto:ncarrillo@gha.com.co
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://gha.com.co/
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Deducible DBT: 10% min -$7.000.000
 
Convocante:  DANIEL RICARDO APONTE ACERO
 
Antecedentes:
 
Reclamante APODERADO: ALEJANDRO AGUDELO PEREZ
Propietario: DANIEL RICARDO APONTE ACERO
Placa: KSQ130
Responsabilidad: Fallo contravencional a favor del tercero
CNR HDI SEGUROS
Pretensiones: $ 6.946.500
Deducible: $7.000.000
 
OBJETADO- DEDUCIBLE MAYOR AL VALOR RECLAMACION
 
Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar que la póliza suscrita estipula bajo el amparo de daños a bienes de terceros, un deducible de $
7.000.000.  Como quiera, que el monto del deducible ($7.000.000) es superior al monto del valor
solicitado de acuerdo con los soportes y pretensiones aportadas ($6.946.500), así las cosas no hay lugar
a indemnización alguna bajo la presente póliza. Por tanto, No nos asiste ánimo conciliatorio.
 
Instar al asegurado a llegar a un acuerdo.
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el
fin de revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Angela Caicedo
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

Texto, Carta Descripción generada con confianza alta
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido   inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
 
De: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 7:30 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar

mailto:audiencias@laequidadseguros.coop
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Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Gustavo Alberto
Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada
<vsuarez@gha.com.co>
Asunto: CONFIRMACION DE DISPONIBILIDAD CTE DANIEL RICARDO APONTE ACERO Citación audiencia Negocio N°
859274756- 2024 SINIESTRO: 10271873
 
Apreciada Dra. Ángela.
Cordial saludo,
 
Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para
asistir a la audiencia de conciliación del asunto de la referencia, la cual se llevará a cabo de
manera virtual, el día 21 de marzo de 2024, a las 08:30 a.m.  en el Centro de Conciliación de
la Personería Distrital de Medellín. 
 
Los hechos de la solicitud de conciliación refieren a un accidente de tránsito, ocurrido el
pasado 06 de junio de 2022, en el que estuvieron involucrados los vehículos de placas WMP
616, conducido por el señor Edwin Alberto Betancur, de propiedad del señor Gabriel Jose
Tamayo Rendon; y el vehiculo de placas KSQ 130, conducido por el señor Juan Andres Aponte.
 
Nos pondremos en contacto con el Centro de Conciliación para acceder a la solicitud de
conciliación y anexos.
 
Frente al particular es preciso señalar que la solicitud de conciliación es presentada por Daniel
Ricardo Aponte Acero. 
 
Finalmente, solicitamos el favor nos envíen  la póliza y su condicionado, la reclamación
presentada ante la compañía y su correspondiente respuesta, y  los demás antecedentes que
tenga la Compañía del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso.
 
Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.
 
Cordialmente,

 
 

 

 

JUAN DAVID VERGARA MELO 

 ABOGADO JR.

           

 
DERECHO PRIVADO

  +57 3057496064

  jvergara@gha.com.co

 GHA.COM.CO
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o
no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como
de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-

commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended

recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 
 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 28 de febrero de 2024 17:43
Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Asunto: RV: Citación audiencia Negocio N° 859274756- 2024 SINIESTRO: 10271873
 
Cordial saludo
 
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial
citada para el 21 de marzo de 2024, a las 8:30 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad
para la atención de la misma.
 
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

Texto, Carta Descripción generada con confianza alta
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido   inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: miércoles, 28 de febrero de 2024 9:58 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: Citación audiencia
 
PSC
 
De: Haiverth Mosquera Urrutia <HMURRUTIA@personeriamedellin.gov.co>
Enviado el: martes, 27 de febrero de 2024 4:10 p. m.
Para: Alejandro Agudelo Perez <alejandroagudeloperez@hotmail.com>; reclamacionesterceros@solobus.com.co;
Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: Citación audiencia
 
Cordial saludo

mailto:audiencias@laequidadseguros.coop
mailto:jvergara@gha.com.co
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Logo

 

Adjunto citación para realización de audiencia de conciliación extrajudicial, se le recuerda el deber de
comunicar esta cita al convocado, con el fin de garantizar la efectiva presentación del mismo en la fecha
y hora allí señalada

Haiverth Mosquera Urrutia
Profesional Universitario
Abogado
Conciliaciones

Centro Cultural Plaza La
Libertad
Carrera 53 A No 42 - 101
Teléfono +57-6043849999 - Ext
Email: HMURRUTIA@personeriamedellin.gov.co

Por favor no imprima este correo a menos que sea necesario
AVISO LEGAL: El contenido de este mensaje de correo electrónico, incluidos los ficheros adjuntos, es
confidencial y está protegido por la Constitución Colombiana, que garantiza la inviolabilidad de la
correspondencia. Si usted recibe este mensaje por error, por favor póngase en contacto con el remitente
para informarle de este hecho, y no difunda su contenido ni haga copias. *** Este mensaje ha sido verificado
con herramientas de eliminación de virus y contenido malicioso *** Este aviso legal ha sido incorporado
automáticamente al mensaje.
Le informamos que sus datos personales han estado y están sujetos a
protección de datos de acuerdo a las disposiciones generales expuestas en la
Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, al recibir este correo autoriza
el tratamiento datos de conformidad:
Política de Privacidad y Procedimiento para la Protección de Datos
Personales
 

mailto:HMURRUTIA@personeriamedellin.gov.co
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