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RV: REPORTE DE AUDIENCIA // CONSTANCIA DE NO ACUERDO // CTE JUAN CAMILO
ARANGO CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN LA EQUIDAD SEGUROS /
REPRESENTANTE LEGAL MD-008404 Siniestro : 10289271

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Sáb 20/04/2024 22:01
Para:​Facturacion <facturacion@gha.com.co>​
CC:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

1 archivos adjuntos (152 KB)
Constancia de Imposibilidad de Acuerdo MD-008404.pdf;

Buenas noches

Se ingreso al controlador.

Cordialmente;

De: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>
Enviado: domingo, 24 de marzo de 2024 16:28
Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco
Rua <korozco@gha.com.co>; Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Asunto: RV: REPORTE DE AUDIENCIA // CONSTANCIA DE NO ACUERDO // CTE JUAN CAMILO ARANGO CITACIÓN
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN LA EQUIDAD SEGUROS / REPRESENTANTE LEGAL MD-008404 Siniestro : 10289271
 
Apreciados doctores, reciban un cordial saludo.  
  
Por medio del presente, me permito informar sobre el desarrollo de la audiencia de conciliación que tuvo
lugar de manera virtual el día 18 de marzo del 2024, a las 10:00 a.m.  

Comparecencia:  

CONVOCANTES:  
 
MARIA VICTORIA ARANGO, en calidad de Propietaria del vehículo en calidad de propietaria del
vehículo de placas MOU856

VALENTINA GOMEZ CARDONA en calidad de conductora del vehículo de placas MOU856

CRISTINA SIERRA, en calidad de apoderada de la parte convocante

 
CONVOCADOS:  
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VALERIA SUAREZ LABRADA en calidad de apoderada de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
O.C. 
 
Desarrollo 
  

Se dio inicio a la respectiva audiencia por medios virtuales y se llevaron a cabo las siguientes
etapas:    
   

1. 1. Verificación de la asistencia de las partes, tanto convocante como convocadas, asistiendo los
prenombrados.   

 
2. 2. Se concede el uso de la palabra al apoderado del convocante para que manifieste sus hechos y

pretensiones de manera precisa, quien expuso y ratificó lo expuesto en la solicitud de conciliación. 

 
3. 3. Se me traslada la palabra para informar si en calidad de apoderada de LA EQUIDAD SEGUROS

GENERALES O.C, informe si la compañía asiste a la diligencia con animo conciliatorio, a lo cual
informo que no, de acuerdo con la instrucción brindada.  

Resultado 
 
Se expidió constancia de no acuerdo, la cual se adjunta al presente correo.  
   
Agradezco la confianza depositada, y quedo pendiente ante cualquier inquietud. 
  
De antemano, muchas gracias. 
 

 

 

VALERIA SUAREZ LABRADA

 

 

ABOGADA JUNIOR

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 315 577 6200

  vsuarez@gha.com.co

   GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
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in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: viernes, 15 de marzo de 2024 12:47
Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Asunto: RE: CONFIRMACIÓN DE DISPONIBILIDAD CTE JUAN CAMILO ARANGO CITACIÓN AUDIENCIA DE
CONCILIACIÓN LA EQUIDAD SEGUROS / REPRESENTANTE LEGAL MD-008404 Siniestro : 10289271
 
Cordial saludo
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 18 de marzo de 2024, a las 10:00 hrs.
 
Siniestro: 10289271
Caso Onbase: 186166
Fecha del siniestro: 24 de octubre de 2023
Fecha de aviso: 30 de noviembre de 2023
Póliza: AB000413
Producto: MOTOCICLETAS-0118
Tomador: ASERCOMUNITARIA
Asegurado: ASERCOMUNITARIA
Prima: Ok
Placa: IVP91G
Amparos afectados: Daños a bienes de terceros
Valores asegurados: 350.000.000
Deducible DBT: N/A
 
Convocante: CRISTINA MARIA SIERRA PARRA, en calidad de apoderada del señor JUAN CAMILO
ARANGO, del vehículo de placa MOU-856
 
Antecedentes:
 
Quien presenta reclamación:
MARIA VICTORIA ARANGO ALVAREZ y JUAN CAMILO ARANGO RESTREPO
Placa Asegurada: IVP91G
Placa Tercero: MOU856
Propietario: MARIA VICTORIA ARANGO ALVAREZ y Otros
CC :42968497
Gacela: SURA - Certificado de no reclamación
Prueba de responsabilidad: Registro fotográfico
Descripción Onbase: "CIRCULANDO POR LA CRA 43 F, VIA DE DOBLE SENTIDO, A GIRAR A LA CALLE 16 A
Y LA MOTO DE PLACAS IVP91G ME ADELANTA EN EL CRUCE, POR LA IZQUIERDA EN CONTRAVIA Y ME
IMPACTA"
Análisis: De acuerdo con la evidencia fotográfica el vh del tercereo al parecer intenta girar a la
izquierda y en ese momento pasa la motocicleta la cual impacta con el vehículo; el tercero Indica que
la responsabilidad es de la motocicleta, sin embargo el conductor del vehículo asegurado manifiesta
que el tercero no puso la direccional y por tal motivo siguió, por lo anterior asegurado manifiesta en
asistencia no tener culpabilidad, la asistencia la presta SURA, en el lugar no hubo asistencia por parte de
La Equidad.
Validación SIPO- TRANKY: Sin asistencia
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Pretensiones: $1.350.000
 
Se remite: OT - OBJECION por no ser clara la culpabilidad de nuestro asegurado.
 
Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar  que a la fecha no se ha acreditado la responsabilidad del asegurado en el evento reclamado.
Así las cosas, informar que no nos asiste animo conciliatorio
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el
fin de revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Angela Caicedo
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido   inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
 
De: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 7:30 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Gustavo Alberto
Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>
Asunto: CONFIRMACIÓN DE DISPONIBILIDAD CTE JUAN CAMILO ARANGO CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
LA EQUIDAD SEGUROS / REPRESENTANTE LEGAL MD-008404 Siniestro : 10289271
 
Apreciada Dra. Ángela.
Cordial saludo,
 
Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para
asistir a la audiencia de conciliación del asunto de la referencia, la cual se llevó a cabo de

mailto:audiencias@laequidadseguros.coop
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manera virtual, el día 18 de marzo de 2024, a las 10:00 a.m.  en el Centro Nacional de
Conciliación.
 
Los hechos de la solicitud de conciliación refieren a un accidente de tránsito, ocurrido el
pasado 24 de octubre de 2023, en la Cra 43 F con Calle 16 A de Medellín, entre los vehículos
de placas MOU856 Y IVP91G. 
 
La parte convocante pretende el reconocimiento de $1.350.000, por concepto de perjuicios
materiales.
 
Frente al particular es preciso señalar que la solicitud de conciliación es presentada por Juan
Camilo Arango. 
 
Finalmente, solicitamos el favor nos envíen  la póliza y su condicionado, la reclamación
presentada ante la compañía y su correspondiente respuesta, y  los demás antecedentes que
tenga la Compañía del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso.
 
Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.
 
Cordialmente,

 

 

JUAN DAVID VERGARA MELO 

 ABOGADO JR.

           

 
DERECHO PRIVADO

  +57 3057496064

  jvergara@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
 

 
 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o
no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como
de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-

commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended

recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 
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De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 28 de febrero de 2024 14:20
Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN LA EQUIDAD SEGUROS / REPRESENTANTE LEGAL MD-008404
Siniestro : 10289271
 
Cordial saludo
 
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial
citada para el 18 de marzo de 2024, a las 10:00 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad
para la atención de la misma.
 
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido   inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: martes, 27 de febrero de 2024 10:03 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN LA EQUIDAD SEGUROS / REPRESENTANTE LEGAL MD-008404
 
PSC
 
De: CENTRO NACIONAL DE CONCILIACION DEL TRANSPORTE DE MEDELLIN <correocertificadonotificaciones@4-
72.com.co>
Enviado el: lunes, 26 de febrero de 2024 12:28 p. m.
Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN LA EQUIDAD SEGUROS / REPRESENTANTE LEGAL MD-008404
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IMPORTANTE: Por favor no responder este mensaje, este servicio es únicamente para notificación

electrónica.

Señor(a) 
 
LA EQUIDAD SEGUROS / REPRESENTANTE LEGAL
 

Reciba un cordial saludo:

Usted ha recibido un correo electrónico seguro y certificado de parte de CENTRO
NACIONAL DE CONCILIACION DEL TRANSPORTE DE MEDELLIN,  quien ha
depositado su confianza en el servicio de correo electrónico certificado de SERVICIOS
POSTALES NACIONALES S.A.S para hacer efectiva y oportuna la entrega de la
presente notificación electrónica. 
 
Con la recepción del presente mensaje de datos se entiende que el destinatario ha
sido notificado para todos los efectos según las normas aplicables vigentes,
especialmente los artículos 12 y 20 la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.

Nota: Para leer el contenido del mensaje  recibido, usted debe hacer click  en el
enlace que se muestra a continuación:

 

Ver contenido del correo electrónico
Enviado por CENTRO NACIONAL DE CONCILIACION DEL TRANSPORTE DE

MEDELLIN

Correo seguro y certificado.

Copyright © 2024

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.

Todos los derechos reservados.

¿No desea recibir más correos certificados?

https://cnc.correocertificado4-72.com.co/viewmessage.php?messageid=idb4f941a25f0961f37eacf342dcb3e99f235534d8f28aaf0ecffb5ee4a77c338a
https://cnc.correocertificado4-72.com.co/viewmessage.php?messageid=idb4f941a25f0961f37eacf342dcb3e99f235534d8f28aaf0ecffb5ee4a77c338a
https://cnc.correocertificado4-72.com.co/viewmessage.php?messageid=idb4f941a25f0961f37eacf342dcb3e99f235534d8f28aaf0ecffb5ee4a77c338a
https://cnc.correocertificado4-72.com.co/unsubscribe.php?email=b4f941a25f0961f37eacf342dcb3e99f235534d8f28aaf0ecffb5ee4a77c338a


22/4/24, 9:22 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFlYmM1ZgAQAFx7XdUC0yVNnxtY63hTaxw%3D 8/8

 


