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RV: SOLICITUD URGENTE - AUDITORIA CONTRALORIA

Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>
Mar 19/03/2024 16:39
Para:​Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>​
CC:​Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>;​Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>;​Informes GHA <informes@gha.com.co>;​John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>;​
CAD GHA <cad@gha.com.co>​

Hola Moni, 

De acuerdo con nuestra conversación. Adjunto los documentos solicitados: 
Acreencias litigiosas.pdf
Acta reunión 27 de febrero de 2017.pdf
ACUERDO 021 DE 2016.pdf
Acuerdo de Reestructuración.pdf
Anexo 3 del acuerdo.pdf
Aviso suspensión de pasivos.pdf
Carta pone en disposición el acuerdo.pdf
Citación para determinación de existencia y cuantía de acreencias.pdf
Presentación Acuerdo de reestructuración.pdf
Resolución No. GG 1906 de 2020.pdf
Resumen de Graduación y Calificación de Acreencias.pdf
Solcitud de impulso procesal Supersociedades.pdf

El acuerdo de reestructuración fue firmado el 28 de marzo de 2019. La Previsora S.A. fue reconocida como acreedora externa, el crédito a su favor consta de 36
obligaciones y su prelación se situó en la quinta clase.De conformidad con lo acordado, el plan de pagos de las acreencias reconocidas es el siguiente:
 

PROCESO ACTIVIDADES PLAZOS
PROGRAMADA

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

SUSCRIPCION DEL
ACUERDO DE

REESTRUCTURACIÓN
DE PASIVOS

Suscripción del
acuerdo de
reestructuración de
pasivos

28/03/2019 28/03/2019

PAGO DE ACREENCIA

Periodo de gracia 12 meses +
3 días 28/03/2019 31/03/2020

Primera clase -
Acreencia Laborales

8 meses -
(mes 13 al

20)
1/04/2020 30/11/2020

Primera clase -
Aportes al SGSSS

13 meses
(mes 21 al

33)
1/12/2020 31/12/2021

Primera clase -
Cuotas partes
pensionales

6 meses
(mes 34 al

39)
1/01/2022 30/06/2022

Primera clase -
Fiscales

4 meses
(mes 39 al

43)
1/07/2022 31/10/2022

Primera clase -
Parafiscales

1 mes (mes
43) 1/11/2022 30/11/2022

Segunda Clase
2 meses

(Mes 44 al
45)

1/12/2022 31/01/2023

Cuarta clase
33 meses
(Mes 46 al

78)
1/02/2023 31/10/2025

Quinta clase
66 meses
(Mes 79 al

144)
1/11/2025 30/04/2031

 
En febrero del 2023, se empezaron a pagar los créditos de cuarta clase y si no surge ningún imprevisto, a partir del 01 de noviembre de 2025, se empezará a
pagar las acreencias de quinta clase.
 

Nota: Se debe crear el Litisoft. 

Jhon: Por favor crear en Case. 

CAD: Por favor cargar todos los adjuntos y este correo en PDF al Case que se cree. 

Gracias!
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NICOLÁS LOAIZA SEGURA

 

COORDINADOR REGIONAL

SUROCCIDENTE

             ÁREA DE DERECHO PÚBLICO

  +57 3014296553

  nloaiza@gha.com.co

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado: lunes, 18 de marzo de 2024 16:25
Para: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD URGENTE - AUDITORIA CONTRALORIA
 
Hola Niko
 
Previsora nos esta solicitando copia de la carpeta que contenga las piezas procesales del proceso de reestructuración del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO
GARCIA. 
 
Por favor me ayudas con la información, hay plazo de contestar hasta el miércoles 20 de marzo  a primera hora.
 
Gracia
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA L. TORRE ESCOBAR

 

 

 
PROFESIONAL SENIOR  

            
CENTRO DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN Y REPORTES
 

  +57 3168752289   
  mtorres@gha.com.co   

 

 
 

 GHA.COM.CO  
 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: AARON JOSE ORTIZ GALVAN <aaron.ortiz@previsora.gov.co>
Enviado el: lunes, 18 de marzo de 2024 4:14 p. m.
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; olasprilla@gmail.com; alvarezhernandezabogados
<alvarezhernandezabogados@gmail.com>; NEIRA & GÓMEZ ABOGADOS S.A.S. <Previsora@nga.com.co>; NEIRA & GÓMEZ ABOGADOS S.A.S. <Previsora@nga.com.co>
CC: NEIRA & GÓMEZ ABOGADOS S.A.S. <Previsora@nga.com.co>; ANDRES HUMBERTO PULGARIN <andres.pulgarin@previsora.gov.co>
Asunto: SOLICITUD URGENTE - AUDITORIA CONTRALORIA
Importancia: Alta
 
Dres.
 
Buenas tardes.
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo requerido por la Contraloría, por medio del presente solicito la ayuda por parte de ustedes para que por
favor se remita “la carpeta integra de cada proceso que se relaciona a continuación”:
 
En formato PDF:
 
PD:  antes del miércoles 20 de marzo a las 9:00 am
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ABOGADO
INTERNO

LITISOFT RADICADO COMPLETO DESPACHO JUDICIAL SUCURSAL DEUDOR
VAL

D

AARON ÓRTIZ 27529 76001-333301820200012100
JUZGADO 18

ADMINISTRATIVO DE
CALI

REGIONAL ESTATAL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI $ 68.503

AARON ÓRTIZ 31744 7600-1310301120210017600
JUZGADO 11 CIVIL
CIRCUITO DE CALI

CENTRO DE
SERVICIOS
MASIVOS

GRAN COLOMBIA DE AVIACIÓN
USD 112
$48,948,

AARON ÓRTIZ N/A EXPEDIENTE 79881
SUPERINTENDENCIA DE

SOCIEDADES
CALI GRUPO EMPRESARIAL PINCASO SAS $ 23.548

AARON ÓRTIZ N/A EXPEDIENTE 49644
SUPERINTENDENCIA DE

SOCIEDADES
CALI

AMEZQUITA NARANJO INGENIERIA Y CIA
S.C.A

$ 50.584

AARON ÓRTIZ -
PROCESO DE
REESTRUCTURACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES

 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

EVARISTO GARCIA

 
 
 

 
 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

 

DOCUMENTO DE USO INTERNO


