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De: Lina Gallego <lina.gallego@ahincoabogados.com.co>
Enviado el: miércoles, 25 de enero de 2023 6:27 p. m.
Para: 'Ventas Rodafer' <ventas@rodafer.com>
Asunto: RECIBO DE PAGO DE HONORARIOS CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 
Don Carlos, buenas tardes.
 
Cordial saludo,
 
 
Me permito remitirle por este medio el recibo correspondiente al pago de los honorarios.
 
¡Muchas gracias!
 
Atentamente,
 
 

 

De: Lina Gallego <lina.gallego@ahincoabogados.com.co>
Enviado el: miércoles, 18 de enero de 2023 12:00 p. m.
Para: 'Ventas Rodafer' <ventas@rodafer.com>
Asunto: RE: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Importancia: Alta
 
 
Don Carlos muy buenos días,
 
Cordial saludo,
 
 
Acuso recibido del contrato de prestación de servicios y lo remito nuevamente, debidamente diligenciado para su control y archivo.
 
Sin embargo, observo que igualmente los poderes fueron remitidos en el mismo escrito y de esa manera no me sirven.
 
Por lo que le solicito comedidamente, me remita a este mismo correo, cada poder en un correo diferente, y de la siguiente manera:
 
 
Para el poder de la fiscalía.
 
En el correo debe colocarse:
 Asunto: OTORGAMIENTO PODER.
 
 

Otorgo poder a la doctora LINA MARÍA GALLEGO GAVIRIA, para que, lleve a cabo LA ENTREGA DE LA MOTOCICLETA DE PLACA FYT79D.
 
adjunto poder.
 
Atentamente
 

mailto:lina.gallego@ahincoabogados.com.co
mailto:ventas@rodafer.com
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CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ MARÍN                              
CC. No. 16.735.625      
 
 
 
 
El poder para el juzgado de control de garantías.
 
 
En el correo debe colocarse:
 Asunto: OTORGAMIENTO PODER.
 
 

Otorgo poder a la doctora LINA MARÍA GALLEGO GAVIRIA, para que, lleve a cabo LA ENTREGA DE LA MOTOCICLETA DE PLACA FYT79D.
 
adjunto poder.
 
Atentamente
 
 
 
CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ MARÍN                              
CC. No. 16.735.625      
 
 
El poder para la aseguradora.
 
 
 

Otorgo poder a la doctora LINA MARÍA GALLEGO GAVIRIA, para que, para que inicie, trámite reclamación ante la compañía Mundial de seguros para
indemnización de los perjuicios causados.
 
adjunto poder.
 
Atentamente
 
 
 
CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ MARÍN                              
CC. No. 16.735.625      
 
 
 

 

De: Ventas Rodafer <ventas@rodafer.com>
Enviado el: martes, 17 de enero de 2023 3:03 p. m.
Para: lina.gallego@ahincoabogados.com.co
Asunto: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

mailto:ventas@rodafer.com
mailto:lina.gallego@ahincoabogados.com.co


11/4/24, 9:07 Mi.com.co - Professional Email :: RV: RECIBO DE PAGO DE HONORARIOS CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

webmail.mi.com.co/?_task=mail&_safe=0&_uid=675&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 4/4

 
Buenas tardes Lina,
 
Adjunto documentos firmados por parte de Carlos Enrique Hernandez Marin de Almacen Rodafer RF S.A.S,
 
Muchas gracias,
Quedo atenta
 
--
 
Cordialmente,
Alexandra Toro Giraldo.
 
ALMACEN RODAFER RF SAS
Carrera 30 # 23-41
Tel.2259377 -3154150663
Tuluá Valle del Cauca

 
 


