
RV: SOLICITUD ANTECEDENTES DTE. AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A. || RAD. 2024-071

Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Jue 09/05/2024 7:37
Para:​Facturacion <facturacion@gha.com.co>;​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>;​Informes GHA <informes@gha.com.co>​

2 archivos adjuntos (547 KB)
DEMANDA_SAN_MARINO_vs_COMFENALCO_Y_SURA.pdf; INFORME INICIAL - SURAMERICANA - AGROAVICOLA SAN MARINO
S.A.pdf;

Estimada, 
Valentina. 

Cordial saludo, 

Te comparto la anotación por parte de la CÍA en relación a los honorarios de este proceso,
para que tengamos muy en cuenta al momento de facturar, la Dra. Daniela aceptó la tarifa
diferencial de 3smlmv. 

@CAD GHA Chicos porfa carguemos esta cadena de correos al CT No. 22184, y colocamos
como título honorarios del proceso tarifa diferencial, muchas gracias. 

Cordialmente, 

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 ABOGADO JUNIOR

            
CENTRO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y

REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
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Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD ANTECEDENTES DTE. AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A. || RAD. 2024-071
 
SURA

De: Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>
Enviado: lunes, 6 de mayo de 2024 12:00
Para: cfsoler@sura.com.co <cfsoler@sura.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@sura.com.co>; Maria
Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Santiago Rojas
Buitrago <srojas@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Facturacion
<facturacion@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD ANTECEDENTES DTE. AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A. || RAD. 2024-071
 
Estimado Dr. Soler:

Reciba un cordial saludo,  

Conforme al correo que antecede, aceptamos la tarifa diferencial de 3 SMLMV para la atención del
proceso de la referencia.

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.

Cordialmente,

Daniela Quintero Laverde
Gerente Área Laboral

Email: dquintero@gha.com.co |  310 824 1711
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Francisco Soler Peña
Analista de Asuntos Legales
SURA Colombia
Cll 64 Norte # 5 BN- 146 Centro Empresa Oficina 101 C
Cali – Colombia
cfsoler@sura.com.co

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
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in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Carlos Francisco Soler Peña <cfsoler@sura.com.co>
Enviado: lunes, 6 de mayo de 2024 7:37
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Lina Maria Angulo Gallego <lmangulo@sura.com.co>; Maria
Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD ANTECEDENTES DTE. AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A. || RAD. 2024-071
 
Dr. Herrera, cordial saludo:
Este caso se trata del reembolso de unos subsidios por incapacidad que ARL SURA negó al empleador por no ser
procedentes. Las incapacidades fueron emitidas por médico particular. Revisando el monto de los subsidios
reclamados en la demanda, se establece que el valor de las pretensiones es de solo $9,938.999.
Por lo anterior, quisiéramos proponerle una tarifa diferencial para la atención de este asunto, de 3 smlmv por la
atención del proceso. Lo anterior para tener en cuenta que la tarifa estándar es muy superior al valor reclamado y al
cual ascendería una eventual condena en contra de ARL SURA.
 
Quedamos atentos a sus comentarios.
 
¡Mis mejores deseos!
 
 

 
 
De: Valentina Orozco Arce <vorozco@gha.com.co>
Enviado el: viernes, 26 de abril de 2024 10:26 a. m.
Para: Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>; Carlos Francisco Soler Peña
<cfsoler@sura.com.co>
CC: Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>; Alejandra Murillo Claros <amurillo@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD ANTECEDENTES DTE. AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A. || RAD. 2024-071
 

ADVERTENCIA: Has recibido un correo externo. Verifica el remitente, no descargues archivos adjuntos desde remitentes
desconocidos, no hagas clic en enlaces sospechosos y no entregues tus usuarios ni contraseñas. Si tienes dudas o sospechas
del correo recibido adjunta el correo original y envíalo a correond@suramericana.com.co

Estimados doctores, 
 
Cordial Saludo,
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Comedidamente requerimos de su amable colaboración enviándonos los antecedentes que se tenga
del siguiente proceso asignado: 
 
Radicado:                                                    76-520-31-05-001-2024-00071-00
Despacho:                                                JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE PALMIRA 
Demandante:                                         AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A.
Demandado:                                             CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL
CAUCA, COMFENALCO VALLE DE LA GENTE y SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Fecha de notificación:                           24 DE ABRIL DEL 2024 (Auto admite demanda)
Fecha límite de contestación:          09 DE MAYO DEL 2024. 
 
 

·                    SÍNTESIS DE LA DEMANDA:        
     

Hechos:        
De conformidad con los hechos de la demanda la empresa AGROAVICOLA SAN MARINO cuenta con
el colaborador JAIME ALBERTO OROZCO el cual le han otorgado una serie de incapacidades en el
CENTRO DE REHABILITACION CARDIOPULMONAR DE PALMIRA S.A.S., precisa que la EPS
COMFENALCO calificó en primera oportunidad el origen de las enfermedades del trabajador lo que
resultó como de origen laboral. Ante lo anterior la ARL SURA presentó inconformidad y solicitó la
remisión a la JRCI del Valle, dicha entidad calificó las patologías como de origen común, pero la Junta
Nacional determinó que las patologías eran de origen laboral. 
 
De lo anterior la empresa AGROAVICOLA SAN MARINO radicó incapacidades ante la ARL SURA la
cual devolvió las mismas porque no habían sido transcritas por parte de la EPS, a lo que está última se
negó indicando que lo solicitado por la ARL SURA rebasa la normatividad.
 
Aduce que la ARL SURA le adeuda a AGROAVICOLA SAN MARINO el valor de $5.663.683
correspondiente a las incapacidades médicas del señor JAIME ALBERTO OROZCO
 
Pretensiones:    
Las pretensiones de la demanda van encaminadas a que se condene a la ARL SURA al pago de
$5.663.683 correspondiente a las incapacidades médicas del señor JAIME ALBERTO OROZCO y al
pago de intereses moratorios.
 
SOLICITUD DE ANTECEDENTES:    
 
Teniendo en cuenta que el juzgado mediante Auto interlocutorio No. 364 admitió la demanda, se hace
necesario para proceder con la contestación y ejercer la defensa de los intereses de la
compañía, comedidamente solicito nos sea remitida la totalidad de los antecedentes que se tenga del
afiliado JAIME ALBERTO OROZCO quien se identifica con la C.C. 6.559.665 y las reclamaciones o
solicitudes de reembolso realizados por el empleador AGROAVICOLA SAN MARINO S.A.,
identificada con NIT 830016868-7.
 
 
Agradecemos su colaboración.      
 
 * Adjunto escrito de demanda e informe inicial 
 
 
Quedamos atentos a cualquier inquietud. 
 
 
Cordialmente,
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VALENTINA OROZCO ARCE

 

ABOGADA SÉNIOR I

             ÁREA LABORAL

  +57 322 859 4770

  vorozco@gha.com.co 

 GHA.COM.CO
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