22/4/24, 12:11 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

RV: INFORME AUDIENCIA RV: CONFIRMACION DE DISPONIBILIDAD CTE CARLOS
ANDRES JARAMILLO RD- 859281332-2024 CARLOS ANDRES JARAMILLO PLACA:
WMPO028 Siniestro 10297200

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Dom 21/04/2024 23:36
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

[ﬂJ 2 archivos adjuntos (254 KB)
1332 CARLOS ALNDRES JARAMILLO.pdf; RV: 859281332 CARLOS ANDRES JARAMILLO;

N¢ 22239

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Enviado: viernes, 19 de abril de 2024 9:58

Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin
Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera
Avila <gherrera@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>

Asunto: INFORME AUDIENCIA RV: CONFIRMACION DE DISPONIBILIDAD CTE CARLOS ANDRES JARAMILLO RD-
859281332-2024 CARLOS ANDRES JARAMILLO PLACA: WMPO028 Siniestro 10297200

Buen dia, estimados.

Comedidamente informo que el dia 15 de abril de 2024, se asiste a la audiencia programada
en representacion de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C, a la audiencia de
conciliacion extrajudicial, convocada por el sefior CARLOS ANDRES JARAMILLO.

Siniestro 10297200

Caso OnBase: 197369

Fecha del siniestro: 16 de mayo de 2023

Fecha de aviso: 12 de abril de 2024

Pdliza: AA075827

Producto: RCE SERVICIO PUBL-116

Tomador: ALIANZA MEI EMPRESAS S.A.S.
Asegurado: TAMAYO RENDON GABRIEL JOSE
Prima: Ok

Placa: WMP028

Amparos afectados: DANOS BIENES DE TERC
Valores asegurados: 60 SMMLYV ($69.600.000)
Deducible DBT: 10%- $8.120.000

se surten las siguientes etapas:

Verificacion de asistencia:

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQINDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFIYmM1ZgAQAAFYUIg55mJLi1n8UDkZggw%3D 117
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La parte convocada TRANSPORTE LA MAYORITARIA GUAYABAL S.A.S, presenta
dificultades para conectarse.

Se sostiene conversacion telefénica con el apoderado de la parte convocada TRANSPORTE
LA MAYORITARIA GUAYABAL S.AS — el Dr. Luis Fernando Estrada, Teléfono
3185360355.

Por lo anterior, la audiencia es aplazada.
Cordialmente,

MAYRA ALEJANDRA DIAZ MILLAN

ABOGADA
AREA DE INFORMES
+57 3242483923

mdiaz@gha.com.co ABOGADOS & ASOCIADOS
[
W Chambes ' —
Cin ©
GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelaciéon y/o distribucién, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intfended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: viernes, 12 de abril de 2024 17:31

Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juan David Vergara
Melo <jvergara@gha.com.co>

Asunto: RV: CONFIRMACION DE DISPONIBILIDAD CTE CARLOS ANDRES JARAMILLO RD- 859281332-2024 CARLOS
ANDRES JARAMILLO PLACA: WMP028 Siniestro 10297200

Cordial saludo

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 16 de abril de 2024, a las 13:30 hras.

Siniestro 10297200
Caso OnBase: 197369
Fecha del siniestro: 16 de mayo de 2023
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Fecha de aviso: 12 de abril de 2024

Pdliza: AA075827

Producto: RCE SERVICIO PUBL-116

Tomador: ALIANZA MEI EMPRESAS S.A.S.
Asegurado: TAMAYO RENDON GABRIEL JOSE
Prima: Ok

Placa: WMP028

Amparos afectados: DANOS BIENES DE TERC
Valores asegurados: 60 SMMLV ($69.600.000)
Deducible DBT: 10%- $8.120.000

Convocante: CARLOS ANDRES JARAMILLO

Antecedentes

Reclamante

CARLOS ANDRES JARAMILLO

Pretensiones: $234.872.100

Responsabilidad: Vehiculo No.1 de placa: WMP028 (asegurado). Conductor: EDWIN JAIDER LASERNA
PEDRAZA. Vehiculo No.2 MTG77C. Conductor: Carlos Andres Jaramillo, quien resulta lesionado. IPAT.
Codifica 112 Desobedecer senales o normas de Trdnsito, no especifica para que vehiculo. Se evidencia
fallo contravencional en contra del asegurado. Se exime de responsabilidad al tercero afectado.

Lesionado:

CARLOS ANDRES JARAMILLO

Edad: 44 anos

HC: Fractura del segundo, tercero y cuarto arco costal posteriores izquierdas, con neumotdrax menor
del 10% y micro-contusiones pulmonares. Fractura cerrada conminuta del céndilo femoral lateral
izquierdo. Fractura diafisaria abierta grado Il del tercio medio de la tibia izquierda. Cirugia con material
osteosintesis, en el fémur distal y tibia proximal.

DML: 95 dias de incapacidad definitiva. Secuelas: Deformidad fisica que afecta el cuerpo de cardcter
permanente. Perturbacién funcional de miembro inferior izquierdo por limitacién para el flexo extension
planar del tobillo izquierdo de cardcter permanente. Perturbacion funcional de érgano de la
locomocion de cardcter permanente.

PCL por médico particular: 21,8%

LIQUIDACION
Salario - Ingresos $1.160.000
Dias de Incapacidad 60 $3.673.333

Secuelas/perjuicios 40 (
SMMLV) Dano a salud/moral

Total $55.673.333

$52.000.000

Indicaciones:

Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.

Indicar que nos asiste dnimo conciliatorio mdximo a ofrecer $35.000.000. Tratemos de conciliar en esta
audiencia, si es el caso, por favor comunicarse conmigo. Es importante aclarar que la PCL, aportada,
no hace parte de las corporaciones idéneas otorgar la pérdida de capacidad laboral frente a los
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accidentes de trdnsito, dentro de los cuales se encuentran las administradoras de fondos pensionales-
ARL, EPS y juntas regionales. (sentencia T-003-2020). Asi como carece de elementos establecidos en el
Manual Unico para la Calificacién de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional). Tratemos de
informarle antes de audiencia la postura de la compania al representante de la transportadora

Instar al asegurado a presentar aviso de siniestro

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el
fin de revisar el caso.

Cordialmente

Audiencias- Angela Caicedo

Gerencia Nacional de Indemnizaciones

@ Celular 3103109023

< audiencias@laeguidadseguros.coop | =1 www.laequidadseguros.coop.
Bogotd D.C.— Colombia
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& Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de
La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no
es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor
reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>

Enviado el: lunes, 1 de abril de 2024 9:39 a. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

CC: John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>;
Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>; Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>

Asunto: CONFIRMACION DE DISPONIBILIDAD CTE CARLOS ANDRES JARAMILLO RD- 859281332-2024 CARLOS
ANDRES JARAMILLO PLACA: WMP028

Apreciada Dra. Angela.
Cordial saludo,

Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para
asistir a la audiencia de conciliacion del asunto de la referencia, la cual se llevara a cabo de
manera virtual, el dia 15 de abril de 2024, a las 01:30 P.m. en el Centro de Conciliaciéon de la
Personeria Distrital de Medellin.

Los hechos de la citacion de conciliacion refieren a un accidente de transito, ocurrido el pasado
16 de mayo de 2023, entre el vehiculo de placas WMP 028 y el vehiculo de placas MTG 77C.
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La parte convocante pretende el reconocimiento de $234'872.100, por concepto de perjuicios
inmateriales y materiales.

Nos pondremos en contacto con el Centro de Conciliacion para acceder a la solicitud y los
anexos.

Frente al particular es preciso sefalar que la solicitud de conciliacién es presentada por Carlos
Andres Jaramillo.

Finalmente, solicitamos el favor nos envien la péliza y su condicionado, la reclamacion presentada ante
la compafiia y su correspondiente respuesta, y los demas antecedentes que tenga la Compafiia del
siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso.

Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.

Cordialmente,

JUAN DAVID VERGARA MELO

ABOGADO JR.
DERECHO PRIVADO
+57 3057496064

jvergara@gha.com.co ABOGADQS & ASOCIADOS
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como

de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the infended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 27 de marzo de 2024 9:40
Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Informes
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GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: RD- 859281332-2024 CARLOS ANDRES JARAMILLO PLACA: WMP028

Cordial saludo

Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliaciéon prejudicial
citada para el 15 de abril de 2024, a las 13:30 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad
para la atencién de la misma.

Cordialmente

Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones

@ Celular 3103109023

< audiencias@laeguidadseguros.coop | =1 www.laequidadseguros.coop.
Bogo’rd D.C.— Colombia
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& Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de
La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no
es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor
reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Notificacionesjudicialeslaequidad Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop
Enviado el: martes, 26 de marzo de 2024 9:08 a. m.

Para: audiencias audiencias@laequidadseguros.coop

Asunto: RV: RD- 859281332-2024

PSC

De: Norma Vallejo Lopez <NVALLEJO@personeriamedellin.gov.co>

Enviado el: viernes, 22 de marzo de 2024 3:00 p. m.

Para: FRANCISCO JAVIER JARAMILLO CUARTAS <franciscojjaramilloc@gmail.com>; translamaya@une.net.co;
ccoometropol@une.net.co; Notificacionesjudicialeslaequidad

<Notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop>

CC: Norma Vallejo Lopez <NVALLEJO@personeriamedellin.gov.co>

Asunto: RD- 859281332-2024

Buenas tardes doctor FRANCISCO JAVIER
¢ Solicito acusar recibido del presente correo electrénico.
e anexo en pdf. citacidén para audiencia virtual, en el asunto referido
o debe imprimirlo y enviarlo al convocado (s), por el medio que considere mas seguros en
su trazabilidad, con constancia de recibido.
e Lo anterior para efectos de dejar constancias, en caso de inasistencias.
e Gracias.
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Norma Vallejo Lopez
Profesional Universitario
Abogada

Conciliaciones

Centro Cultural Plaza La
Libertad
Carrera 53 ANo 42 - 101
Teléfono +57-6043849999 - Ext 3849999
Email: NVALLEJO@personeriamedellin.gov.co

Por favor no imprima este correo a menos que sea necesario

AVISO LEGAL: El contenido de este mensaje de correo electrénico, incluidos los ficheros adjuntos, es
confidencial y esta protegido por la Constitucién Colombiana, que garantiza la inviolabilidad de la
correspondencia. Si usted recibe este mensaje por error, por favor péongase en contacto con el remitente
para informarle de este hecho, y no difunda su contenido ni haga copias. *** Este mensaje ha sido verificado
con herramientas de eliminacién de virus y contenido malicioso *** Este aviso legal ha sido incorporado
automaticamente al mensaje.

Le informamos que sus datos personales han estado y estan sujetos a

proteccion de datos de acuerdo a las disposiciones generales expuestas en la

Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, al recibir este correo autoriza

el tratamiento datos de conformidad:

Politica de Privacidad y Procedimiento para la Proteccion de Datos
Personales
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